
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Mardin KIZILTEPE Anafartalar Ortaokulu 8.Sınıf Madalyon TÜRKİYE GENELİ 144612 6232 1973 86

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 9.62 8.91 6.65 4.89 4.14 3.51 5.31 4.12 3.93 4.48 3.43 3.34 5.56 6.62 3.36 5.44 10.28 2.01 35.30 37.50 22.80 187.212
Okul Ortalaması 7.98 10.35 4.53 5.17 4.30 3.74 3.90 5.52 2.05 2.80 3.71 1.57 4.56 7.80 1.96 4.85 11.07 1.16 29.26 42.76 15.00 156.191

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 131 - MEDİNE İPEKEŞEN 8 / B 14 6 12.00 9 1 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 12 3 11.00 11 7 8.67 62.00 21.00 55.01 322.252 9515 174 26 1
2 403 - RUVEYDA ÇAKAR 8 / A 13 5 11.33 8 2 7.33 7 3 6.00 9 1 8.67 10 5 8.33 7 11 3.33 54.00 27.00 44.99 268.830 21402 463 80 2
3 369 - MUHAMMED YAVUZ 8 / C 12 8 9.33 9 1 8.67 5 5 3.33 2 2 1.33 9 5 7.33 10 10 6.67 47.00 31.00 36.66 258.000 24637 559 106 3
4 213 - İKRAM ÇAĞRI 8 / D 13 7 10.67 10 0 10.00 6 3 5.00 3 4 1.67 10 4 8.67 5 9 2.00 47.00 27.00 38.01 251.156 26837 622 120 4
5 166 - DİLOVAN GÖKÇEN 8 / C 13 7 10.67 9 0 9.00 8 2 7.33 2 1 1.67 9 6 7.00 7 13 2.67 48.00 29.00 38.34 247.200 28305 669 129 5
6 95 - AHMET ÖZDEMİR 8 / D 11 8 8.33 8 2 7.33 7 3 6.00 1 5 -0.67 7 8 4.33 10 8 7.33 44.00 34.00 32.65 237.215 32473 804 151 6
7 104 - ESRA ÇELİK 8 / B 12 8 9.33 7 3 6.00 8 2 7.33 6 3 5.00 6 3 5.00 7 9 4.00 46.00 28.00 36.66 235.778 32861 819 155 7
8 399 - ZİLAN KANDEMİR 8 / C 12 8 9.33 10 0 10.00 6 4 4.67 2 1 1.67 7 6 5.00 7 13 2.67 44.00 32.00 33.34 224.948 37650 978 193 8
9 523 - YUSUF AKAN 8 / C 10 10 6.67 9 1 8.67 5 5 3.33 1 5 -0.67 8 5 6.33 8 9 5.00 41.00 35.00 29.33 223.452 38352 1004 201 9

10 10 - FİKRİYE BULUT 8 / C 10 10 6.67 10 0 10.00 6 4 4.67 2 2 1.33 7 7 4.67 9 11 5.33 44.00 34.00 32.67 222.489 38724 1018 206 10
11 68 - ŞÜKRAN DURAN 8 / C 11 7 8.67 9 1 8.67 6 4 4.67 0 0 0.00 6 8 3.33 8 10 4.67 40.00 30.00 30.01 218.548 40602 1081 222 11
12 407 - ZEHRA KAYA 8 / A 12 8 9.33 5 5 3.33 5 5 3.33 6 4 4.67 6 5 4.33 7 11 3.33 41.00 38.00 28.32 217.467 41424 1106 228 12
13 285 - YUSUF DAYAR 8 / D 12 7 9.67 8 2 7.33 1 9 -2.00 1 5 -0.67 3 3 2.00 9 7 6.67 34.00 33.00 23.00 215.585 42048 1127 237 13
14 27 - CRSAMET KALKAN 8 / B 10 9 7.00 7 3 6.00 6 4 4.67 2 0 2.00 5 5 3.33 8 6 6.00 38.00 27.00 29.00 215.541 42278 1136 239 14
15 425 - MELİKE KAYMAZ 8 / C 10 9 7.00 7 3 6.00 5 4 3.67 2 0 2.00 7 7 4.67 7 10 3.67 38.00 33.00 27.01 208.193 46008 1272 278 15
16 203 - RESUL KAÇMAZ 8 / B 12 8 9.33 7 3 6.00 6 4 4.67 4 2 3.33 4 8 1.33 7 9 4.00 40.00 34.00 28.66 207.615 46627 1290 281 16
17 318 - KADER ATAY 8 / C 8 11 4.33 9 1 8.67 3 5 1.33 0 0 0.00 8 6 6.00 8 8 5.33 36.00 31.00 25.66 207.615 46627 1290 281 16
18 141 - YASEMİN KUL 8 / A 10 9 7.00 6 4 4.67 4 6 2.00 6 2 5.33 7 6 5.00 5 10 1.67 38.00 37.00 25.67 198.785 51682 1487 334 18
19 113 - HALİL İÇTEN 8 / C 10 10 6.67 7 3 6.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 7 13 2.67 8 12 4.00 39.00 51.00 22.00 191.881 56099 1671 394 19
20 92 - ESMANUR KASAÇ 8 / A 9 9 6.00 8 2 7.33 2 8 -0.67 6 0 6.00 7 7 4.67 5 10 1.67 37.00 36.00 25.00 191.881 56099 1671 394 19
21 88 - ENES GÜNDÜZ 8 / C 10 10 6.67 7 3 6.00 3 7 0.67 2 7 -0.33 7 13 2.67 8 12 4.00 37.00 52.00 19.68 188.444 58511 1774 422 21
22 433 - TUBA ÇETİN 8 / A 10 8 7.33 5 5 3.33 7 3 6.00 6 2 5.33 4 4 2.67 3 7 0.67 35.00 29.00 25.33 184.948 61201 1867 447 22
23 418 - ZEYNEP KİNO 8 / A 10 7 7.67 8 2 7.33 5 3 4.00 9 1 8.67 0 4 -1.33 5 7 2.67 37.00 24.00 29.01 183.022 62561 1919 462 23
24 328 - GÜL ECE 8 / A 10 9 7.00 6 4 4.67 6 4 4.67 8 1 7.67 5 6 3.00 3 10 -0.33 38.00 34.00 26.68 182.504 62928 1934 469 24
25 53 - AZAT ÖZGEL 8 / D 9 8 6.33 4 5 2.33 2 7 -0.33 0 0 0.00 4 3 3.00 5 5 3.33 24.00 28.00 14.66 177.985 66859 2111 522 25
26 51 - BERİVAN AKDAMAR 8 / D 8 12 4.00 4 4 2.67 3 6 1.00 1 1 0.67 3 6 1.00 10 9 7.00 29.00 38.00 16.34 177.541 67014 2120 528 26
27 274 - MELEK DİK 8 / D 9 9 6.00 7 2 6.33 6 4 4.67 0 2 -0.67 4 5 2.33 3 6 1.00 29.00 28.00 19.66 170.593 72545 2368 608 27
28 390 - HAVVA KURTAY 8 / C 5 9 2.00 7 2 6.33 3 5 1.33 0 2 -0.67 5 8 2.33 8 8 5.33 28.00 34.00 16.65 167.600 75265 2492 645 28
29 319 - ŞİLAN ÇİN 8 / D 9 9 6.00 6 2 5.33 4 5 2.33 2 5 0.33 5 8 2.33 5 12 1.00 31.00 41.00 17.32 167.126 75566 2508 653 29
30 218 - NALİN ÖNGÖREN 8 / A 9 5 7.33 4 6 2.00 2 4 0.67 7 1 6.67 2 2 1.33 3 9 0.00 27.00 27.00 18.00 165.156 77260 2591 676 30
31 10 - BŞ Ü B* PA *T * 8 / B 6 14 1.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 5 5 3.33 6 6 4.00 8 12 4.00 31.00 51.00 13.99 162.193 79990 2731 728 31
32 4 - ROZERİN KAHRAMAN 8 / A 9 10 5.67 7 3 6.00 4 5 2.33 6 2 5.33 4 7 1.67 4 13 -0.33 34.00 40.00 20.67 161.778 80150 2734 729 32
33 314 - MEHMET ALİALAN 8 / B 7 13 2.67 6 4 4.67 6 3 5.00 0 0 0.00 6 8 3.33 5 9 2.00 30.00 37.00 17.67 161.733 80240 2737 730 33
34 41 - ALİFIRAT ASLAN 8 / C 7 7 4.67 8 1 7.67 2 4 0.67 0 0 0.00 8 8 5.33 2 11 -1.67 27.00 31.00 16.67 161.719 80306 2741 733 34
35 30 - AHMET KALKAN 8 / B 8 11 4.33 7 2 6.33 5 5 3.33 4 1 3.67 6 7 3.67 3 12 -1.00 33.00 38.00 20.33 161.230 80627 2752 737 35
36 424 - HİLAL KAHRAMAN 8 / A 10 8 7.33 3 5 1.33 6 4 4.67 2 3 1.00 2 12 -2.00 6 9 3.00 29.00 41.00 15.33 159.733 82126 2823 761 36
37 118 - EVİN AKIN 8 / B 8 11 4.33 8 2 7.33 6 4 4.67 2 3 1.00 5 3 4.00 3 14 -1.67 32.00 37.00 19.66 158.726 82945 2865 780 37
38 413 - MUHAMMED EMEN 8 / D 11 8 8.33 6 4 4.67 5 5 3.33 0 0 0.00 2 5 0.33 3 12 -1.00 27.00 34.00 15.66 157.244 84476 2957 810 38
39 431 - MÜZEYYEN ÇOKAN 8 / A 8 12 4.00 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 7 13 2.67 6 11 2.33 30.00 57.00 11.01 156.311 85089 2980 819 39
40 0 - GÜLHAN BUGURCU 8 / B 9 11 5.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 3 5 1.33 4 8 1.33 28.00 42.00 13.99 156.237 85662 3013 831 40
41 150 - HEBUNHİV A ERKEK 8 / C 5 13 0.67 5 5 3.33 2 5 0.33 1 5 -0.67 11 9 8.00 5 15 0.00 29.00 52.00 11.66 155.807 85807 3022 835 41
42 47 - BERİTAN İÇTEN 8 / A 8 8 5.33 4 4 2.67 4 4 2.67 3 3 2.00 7 13 2.67 3 13 -1.33 29.00 45.00 14.01 150.400 90544 3251 906 42
43 320 - ZEYNEP AY 8 / B 8 11 4.33 6 4 4.67 7 3 6.00 2 4 0.67 5 5 3.33 3 16 -2.33 31.00 43.00 16.67 148.385 92870 3361 946 43
44 432 - NURCAN ÇOKAN 8 / A 6 12 2.00 6 4 4.67 4 4 2.67 6 0 6.00 5 4 3.67 2 9 -1.00 29.00 33.00 18.01 147.437 93590 3394 956 44
45 133 - EYLÜL EVİNEMEN 8 / A 11 9 8.00 3 7 0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 6 14 1.33 3 17 -2.67 31.00 59.00 11.33 146.385 94972 3466 983 45
46 239 - ROJDA UGAR 8 / C 11 9 8.00 6 4 4.67 8 2 7.33 0 0 0.00 2 12 -2.00 4 16 -1.33 31.00 43.00 16.67 145.452 95492 3486 990 46
47 124 - EYLEM ÖZTEP 8 / B 8 9 5.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 2 4 0.67 4 10 0.67 4 11 0.33 26.00 46.00 10.67 142.474 98504 3638 1040 47
48 184 - KEVSER TEKİN 8 / D 10 10 6.67 4 6 2.00 3 7 0.67 2 5 0.33 1 0 1.00 4 16 -1.33 24.00 44.00 9.34 142.015 99074 3658 1043 48
49 45 - BERFİN AL 8 / A 7 13 2.67 6 4 4.67 3 7 0.67 6 4 4.67 2 11 -1.67 7 12 3.00 31.00 51.00 14.01 138.533 102344 3811 1090 49
50 117 - ESRA NUR ARSLAN 8 / D 8 11 4.33 3 6 1.00 5 4 3.67 3 4 1.67 3 4 1.67 3 13 -1.33 25.00 42.00 11.01 137.067 103726 3881 1116 50
51 22 - ABDULLAH ALAS 8 / D 4 16 -1.33 3 7 0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 4 3 3.00 6 5 4.33 22.00 46.00 6.67 136.548 104408 3924 1132 51
52 158 - SİBEL EMEN 8 / A 9 11 5.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 17 -2.67 6 14 1.33 31.00 59.00 11.32 134.504 106907 4064 1191 52
53 3500 - İSMAİL GÜMÜŞ 8 / D 6 10 2.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 7 9 4.00 4 14 -0.67 21.00 49.00 4.66 133.570 107453 4096 1200 53
54 84 - SİLVA SADO 8 / C 6 14 1.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 6 14 1.33 7 13 2.67 27.00 63.00 5.99 132.563 108655 4145 1217 54
55 429 - CEYHAN ÇOKAN 8 / B 7 11 3.33 6 4 4.67 3 7 0.67 2 4 0.67 3 8 0.33 3 10 -0.33 24.00 44.00 9.34 128.637 112074 4326 1262 55
56 59 - NUDEM KALKAN 8 / B 8 12 4.00 2 7 -0.33 4 6 2.00 3 5 1.33 4 8 1.33 3 13 -1.33 24.00 51.00 7.00 128.148 112647 4359 1272 56
57 168 - SİDAR EMEN 8 / D 11 7 8.67 3 6 1.00 3 6 1.00 4 2 3.33 0 8 -2.67 1 11 -2.67 22.00 40.00 8.66 127.630 113111 4390 1284 57
58 411 - KADRİYE DAĞDELEN 8 / B 5 15 0.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 5 15 0.00 8 12 4.00 27.00 63.00 6.00 126.667 113897 4435 1301 58
59 0 - HEVİN ERKEK 8 / D 6 11 2.33 2 6 0.00 3 6 1.00 2 8 -0.67 3 9 0.00 6 12 2.00 22.00 52.00 4.66 126.148 114610 4469 1316 59
60 244 - MUHAMED DEMİRCAN 8 / C 5 15 0.00 4 6 2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 3 17 -2.67 9 11 5.33 29.00 61.00 8.66 124.652 116092 4546 1343 60
61 279 - ÖMERÖZGÜN 8 / B 6 9 3.00 2 6 0.00 4 3 3.00 4 5 2.33 3 9 0.00 2 7 -0.33 21.00 39.00 8.00 123.719 116523 4570 1354 61
62 162 - HAMDULLAH ASLAN 8 / B 6 9 3.00 2 6 0.00 3 5 1.33 2 1 1.67 2 9 -1.00 4 9 1.00 19.00 39.00 6.00 122.222 118043 4660 1383 62
63 76 - EMİNE ÖZMEN 8 / D 8 12 4.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 5 2.33 5 14 0.33 4 15 -1.00 25.00 62.00 4.32 121.200 118767 4706 1406 63
64 392 - ŞEYHMUS KAHRAMAN 8 / D 6 14 1.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 17 -2.67 9 11 5.33 24.00 66.00 1.98 120.667 119647 4747 1419 64
65 101 - NEVROZ GÜL UĞURLU 8 / C 4 11 0.33 6 4 4.67 3 5 1.33 1 7 -1.33 6 11 2.33 4 14 -0.67 24.00 52.00 6.66 118.711 121270 4834 1445 65
66 487 - MEHMETSRC YAVU Z 8 / C 5 10 1.67 6 2 5.33 3 6 1.00 0 4 -1.33 5 12 1.00 4 15 -1.00 23.00 49.00 6.67 117.304 121877 4884 1463 66
67 167 - HAMDUIAH ÖZMEN 8 / B 7 13 2.67 4 6 2.00 4 6 2.00 3 4 1.67 1 8 -1.67 5 14 0.33 24.00 51.00 7.00 116.281 123058 4951 1489 67
68 315 - AHMET ORAL 8 / D 8 10 4.67 3 6 1.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 15 -2.00 22.00 53.00 4.33 115.304 123525 4975 1500 68
69 102 - ELİF ALPASLAN 8 / A 8 12 4.00 5 5 3.33 4 6 2.00 1 5 -0.67 0 0 0.00 1 11 -2.67 19.00 39.00 5.99 114.785 124267 5012 1516 69
70 165 - ABDULLAH KİNİÇ 8 / D 5 14 0.33 2 8 -0.67 0 9 -3.00 0 3 -1.00 4 2 3.33 1 3 0.00 12.00 39.00 -1.01 114.770 124356 5018 1519 70
71 339 - ZİLAN ÇAPAT 8 / D 6 12 2.00 3 3 2.00 2 8 -0.67 0 7 -2.33 4 5 2.33 2 11 -1.67 17.00 46.00 1.66 114.281 124639 5033 1525 71
72 560 - YUSUF MALGİR 8 / C 3 11 -0.67 6 2 5.33 4 5 2.33 0 0 0.00 4 11 0.33 4 11 0.33 21.00 40.00 7.65 111.289 126685 5157 1565 72
73 71 - DİNAR OKYAR 8 / D 7 8 4.33 1 6 -1.00 4 4 2.67 4 3 3.00 1 10 -2.33 2 11 -1.67 19.00 42.00 5.00 108.874 128419 5253 1603 73
74 161 - GÜLSÜM KAHRAMAN 8 / D 7 10 3.67 2 6 0.00 3 6 1.00 0 5 -1.67 2 6 0.00 2 13 -2.33 16.00 46.00 0.67 106.948 129397 5305 1628 74
75 152 - DAVUT ASLAN 8 / D 5 12 1.00 6 4 4.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 6 10 2.67 2 17 -3.67 24.00 58.00 4.67 106.919 129555 5319 1634 75
76 26 - ABD LLAH YILDIZ 8 / B 3 6 1.00 2 5 0.33 2 5 0.33 2 6 0.00 1 5 -0.67 2 4 0.67 12.00 31.00 1.66 106.904 129689 5329 1637 76
77 0 - MİR ALİ TURĞAY 8 / A 6 11 2.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 3 3.00 4 8 1.33 1 14 -3.67 21.00 50.00 4.32 106.356 130167 5359 1647 77
78 245 - HELİN ACAR 8 / A 5 10 1.67 4 6 2.00 3 6 1.00 3 4 1.67 6 14 1.33 2 16 -3.33 23.00 56.00 4.34 104.963 130735 5388 1659 78
79 393 - REMZİYE TURĞAY 8 / C 6 14 1.33 7 3 6.00 3 7 0.67 4 6 2.00 3 8 0.33 2 17 -3.67 25.00 55.00 6.66 100.933 133592 5549 1714 79
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Genel Ortalama 9.62 8.91 6.65 4.89 4.14 3.51 5.31 4.12 3.93 4.48 3.43 3.34 5.56 6.62 3.36 5.44 10.28 2.01 35.30 37.50 22.80 187.212
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
80 268 - MUSTAFA DONAR 8 / A 5 14 0.33 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 0 5 -1.67 5 15 0.00 20.00 54.00 2.00 97.007 135510 5673 1765 80
81 40 - ALİ DEMİRCAN 8 / B 3 17 -2.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 14 -1.67 7 13 2.67 20.00 67.00 -2.34 89.111 138803 5883 1841 81
82 410 - RESUL ARSU 8 / B 4 12 0.00 5 3 4.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 0 7 -2.33 2 5 0.33 13.00 45.00 -2.00 88.148 139047 5892 1844 82
83 309 - MAKBULE BAHADUR 8 / D 7 12 3.00 5 4 3.67 1 9 -2.00 1 5 -0.67 3 10 -0.33 0 16 -5.33 17.00 56.00 -1.66 85.719 139776 5940 1862 83
84 85 - EMRE BULUŞ 8 / A 1 15 -4.00 2 6 0.00 2 6 0.00 3 5 1.33 5 10 1.67 3 11 -0.67 16.00 53.00 -1.67 84.193 140337 5976 1881 84
85 139 - EYYÜP EMEN 8 / B 5 15 0.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 0 5 -1.67 0 5 -1.67 12.00 48.00 -4.01 79.215 141736 6067 1911 85
86 299 - SEMANR DEMİR 8 / A 5 15 0.00 4 6 2.00 0 10 -3.33 4 6 2.00 2 10 -1.33 3 17 -2.67 18.00 64.00 -3.33 77.289 141943 6083 1916 86


