
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN KIZILTEPE Anafartalar Ortaokulu Kazanım Değerlendirme 8/1 96 693 1054 5555

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe İnkılap Tarihi Din Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe İnk.Tar.Ata. Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Bilimleri Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,22 6 4 4,26 6 3 5,22 5 4 3,91 6 8 3,42 10 9 6,64 44 35 32,67 229,420

Okul Ortalaması 10 10 6,23 5 5 3,56 5 5 2,87 3 6 1,35 6 12 2,43 8 11 4,63 37 49 21,07 186,220

KATILIMLAR

1 403 RUVEYDA ÇAKAR 8A 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 5 8,33 17 3 16,00 71 14 66,33 372,770 1 1 4 39 390

2 104 ESRA ÇELİK 8B 17 1 16,67 10 0 10,00 7 0 7,00 10 0 10,00 15 0 15,00 9 6 7,00 68 7 65,67 372,387 1 2 5 40 391

3 1 DİLOVAN GÖKÇEN 8C 17 3 16,00 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 11 4 9,67 14 6 12,00 68 17 62,33 356,850 1 3 11 62 545

4 131 MEDİNE İPEKEŞEN 8B 17 3 16,00 9 1 8,67 7 3 6,00 5 4 3,67 9 3 8,00 15 4 13,67 62 18 56,01 342,740 2 4 15 75 702

5 399 ZİLAN KANDEMİR 8C 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 5 5 3,33 9 5 7,33 15 5 13,33 63 21 55,99 338,033 2 5 16 79 768

6 243 İKRAM ÇAĞRI 8D 19 1 18,67 9 1 8,67 8 2 7,33 4 6 2,00 9 2 8,33 12 7 9,67 61 19 54,67 334,520 1 6 17 86 812

7 92 ESMANUR KASAÇ 8A 14 4 12,67 8 2 7,33 9 0 9,00 3 7 0,67 12 6 10,00 14 6 12,00 60 25 51,67 326,247 2 7 20 96 935

8 425 MELİKE KAYMAZ 8C 14 6 12,00 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 8 7 5,67 17 2 16,33 60 24 52,00 322,400 3 8 23 104 995

9 203 RESUL KAÇMAZ 8B 17 3 16,00 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 8 12 4,00 15 5 13,33 64 26 55,33 322,320 3 9 24 105 997

10 523 YUSUF AKAN 8C 15 5 13,33 10 0 10,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 11 4 9,67 11 9 8,00 57 28 47,66 304,063 4 10 30 127 1285

11 68 ŞÜKRAN DURAN 8C 16 4 14,67 9 1 8,67 6 4 4,67 2 5 0,33 10 6 8,00 11 8 8,33 54 28 44,67 296,800 5 11 35 139 1400

12 141 YASEMİN KUL 8A 17 3 16,00 9 1 8,67 7 3 6,00 6 4 4,67 5 4 3,67 11 5 9,33 55 20 48,34 292,003 3 12 40 146 1490

13 413 MUHAMMEDEMEN 8B 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 7 13 2,67 15 5 13,33 57 33 45,99 284,920 4 13 53 161 1619

14 418 ZEYNEP KİNO 8A 15 4 13,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 4 8 1,33 13 6 11,00 55 25 46,66 277,040 4 14 58 174 1729

15 27 ABDULSAMET KALKAN 8B 15 4 13,67 9 1 8,67 8 2 7,33 3 2 2,33 7 10 3,67 11 8 8,33 53 27 44,00 272,047 5 15 65 184 1832

16 36900 MUHAMMED  YAVUZ 8C 10 10 6,67 10 0 10,00 7 3 6,00 5 5 3,33 11 9 8,00 11 9 8,00 54 36 42,00 266,067 6 16 71 192 1949

17 432 NURCAN ÇOKAN 8A 13 7 10,67 8 2 7,33 5 5 3,33 3 7 0,67 11 9 8,00 8 9 5,00 48 39 35,00 254,183 5 17 89 224 2173

18 433 TUBA ÇETİN 8A 13 7 10,67 5 5 3,33 9 1 8,67 4 6 2,00 7 13 2,67 12 8 9,33 50 40 36,67 248,053 6 18 98 239 2277

19 118 EVİN AKIN 8B 9 11 5,33 8 2 7,33 9 1 8,67 4 3 3,00 9 10 5,67 9 9 6,00 48 36 36,00 231,840 6 19 117 276 2571

20 274 MELEKDİK 8D 13 7 10,67 6 4 4,67 4 6 2,00 6 4 4,67 5 15 0,00 12 8 9,33 46 44 31,34 227,227 2 20 121 283 2660

21 320 ZEYNEP AY 8B 7 12 3,00 6 4 4,67 8 1 7,67 6 1 5,67 9 5 7,33 8 9 5,00 44 32 33,34 224,750 7 21 132 297 2711

22 393 REMZİYE TURĞAY 8C 14 6 12,00 10 0 10,00 5 5 3,33 6 4 4,67 6 10 2,67 6 11 2,33 47 36 35,00 224,050 7 22 133 298 2725

23 245 HELİN ACAR 8A 13 7 10,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 12 8 9,33 42 48 26,00 222,827 7 23 135 301 2757

24 95 AHMET  ÖZDEMİR 8D 15 5 13,33 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 7 11 3,33 43 25 34,66 222,180 3 24 137 303 2770

25 51 BERİVAN AKDAMAR 8D 11 9 8,00 7 3 6,00 5 5 3,33 9 1 8,67 5 15 0,00 11 9 8,00 48 42 34,00 219,627 4 25 142 310 2812

26 0 ŞİLAN ÇİN 8C 11 9 8,00 7 3 6,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 8 11 4,33 10 10 6,67 41 48 25,00 216,290 8 26 147 319 2880

27 10 FİKRİYE BULUT 8C 12 8 9,33 7 3 6,00 7 3 6,00 5 5 3,33 7 13 2,67 8 12 4,00 46 44 31,33 214,587 9 27 153 326 2922

28 429 CEYHAN ÇOKAN 8B 11 9 8,00 4 6 2,00 3 7 0,67 0 2 -0,67 9 5 7,33 6 8 3,33 33 37 20,66 210,160 8 28 164 341 3017

29 316 KADRİYE YAVUZ 8A 9 11 5,33 7 3 6,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 10 10 6,67 8 12 4,00 41 49 24,66 207,933 8 29 170 347 3060

30 395 NURŞİN ASLAN 8B 13 7 10,67 8 2 7,33 6 4 4,67 3 7 0,67 4 8 1,33 8 12 4,00 42 40 28,67 206,907 9 30 172 349 3076

31 328 GÜL ECE 8A 10 10 6,67 8 2 7,33 5 5 3,33 7 3 6,00 6 10 2,67 8 11 4,33 44 41 30,33 206,697 9 31 174 352 3083

32 285 YUSUF DAYAR 8D 11 9 8,00 7 3 6,00 4 6 2,00 3 6 1,00 7 13 2,67 9 11 5,33 41 48 25,00 203,643 5 32 182 362 3147

33 0 EYLEM ÖZTEP 8B 10 10 6,67 4 6 2,00 6 4 4,67 4 3 3,00 10 10 6,67 6 14 1,33 40 47 24,34 202,503 10 33 187 367 3166

34 404 ROZERİN KAHRAMAN 8A 12 8 9,33 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 5 15 0,00 10 10 6,67 41 49 24,66 199,800 10 34 194 377 3232

35 218 NALİN ÖNGÖPEN 8A 11 9 8,00 3 7 0,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 6 9 3,00 7 8 4,33 36 44 21,33 193,880 11 35 210 398 3341

36 385 MUSTAFAASLAN 8C 11 9 8,00 9 1 8,67 4 6 2,00 5 5 3,33 6 14 1,33 7 13 2,67 42 48 26,00 189,667 10 36 227 418 3433

37 101 NEVROZ GÜL UĞURLU 8C 11 9 8,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 4 1,67 6 14 1,33 9 11 5,33 37 50 20,33 189,077 11 37 228 420 3447

38 30 AHMET KALKAN 8B 9 10 5,67 6 4 4,67 6 4 4,67 3 5 1,33 7 9 4,00 7 13 2,67 38 45 23,01 188,670 11 38 230 422 3456

39 196 GÜLHAN BUĞURCU 8B 9 11 5,33 6 4 4,67 7 3 6,00 3 7 0,67 8 12 4,00 7 13 2,67 40 50 23,34 187,853 12 39 233 428 3473

40 88 ENES GÜNDÜZ 8C 11 9 8,00 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 8 12 4,00 7 13 2,67 36 54 18,01 187,160 12 40 236 432 3489

41 184 KEVSER TEKİN 8D 9 11 5,33 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 5 15 0,00 11 9 8,00 39 51 22,00 186,880 6 41 238 434 3498

42 45 BERFİN AL 8A 9 11 5,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 5 15 0,00 12 8 9,33 36 54 17,99 186,040 12 42 243 439 3523

43 314 MEHMET ALİ ALAN 8B 11 9 8,00 7 3 6,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 17 -2,67 11 9 8,00 40 50 23,33 185,587 13 43 245 442 3532

44 150 HEBUNHİVDA ERKEK 8C 13 7 10,67 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 6 14 1,33 36 54 18,01 184,773 13 44 248 446 3548

45 53 AZAT ÖZGEL 8D 7 13 2,67 4 6 2,00 6 4 4,67 2 4 0,67 3 13 -1,33 14 6 12,00 36 46 20,68 184,693 7 45 249 447 3549

46 390 HAVVA KURTAY 8C 11 9 8,00 5 5 3,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 7 13 2,67 7 13 2,67 37 53 19,34 182,027 14 46 258 461 3598

47 339 ZİLAN ÇAPAT 8D 10 10 6,67 6 4 4,67 2 7 -0,33 3 7 0,67 6 14 1,33 9 11 5,33 36 53 18,34 181,127 8 47 263 468 3626
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48 117 ESRA NUR ARSLAN 8D 10 10 6,67 5 5 3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 2 9 -1,00 9 11 5,33 35 46 19,67 171,850 9 48 281 496 3804

49 0 ROJDA UGAR 8C 9 11 5,33 7 3 6,00 4 6 2,00 5 5 3,33 5 15 0,00 8 12 4,00 38 52 20,66 170,253 15 49 284 503 3834

50 407 ZEHRA KAYA 8A 7 13 2,67 4 6 2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 6 11 2,33 8 9 5,00 34 50 17,34 169,587 13 50 286 505 3849

51 152 DAVUT ASLAN 8D 8 12 4,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 9 11 5,33 32 58 12,67 168,267 10 51 288 509 3874

52 34 SULTAN YAVUZ 8C 6 14 1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 8 11 4,33 9 11 5,33 32 57 12,99 168,210 16 52 290 511 3879

53 379 BARIŞ ORTAÇ 8C 7 12 3,00 7 3 6,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 9 11 5,33 6 14 1,33 34 55 15,66 167,437 17 53 294 516 3901

54 268 MUSTAFA DONAR 8A 10 10 6,67 3 7 0,67 1 1 0,67 6 4 4,67 4 16 -1,33 9 11 5,33 33 49 16,68 166,573 14 54 296 520 3918

55 397 Ö Z N U R T U N Ç 8C 4 16 -1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 10 10 6,67 8 12 4,00 32 58 12,68 165,773 18 55 299 525 3937

56 84 SİLVA SADO 8C 6 14 1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 2 4,33 7 13 2,67 9 11 5,33 33 54 14,99 165,743 19 56 300 526 3938

57 167 HAMDULAHÖZM* 8B 9 11 5,33 5 4 3,67 3 1 2,67 6 14 1,33 7 13 2,67 30 43 15,67 161,393 14 57 315 544 4023

58 184 EMİNEÖ*   N  7 13 2,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 7 -0,33 4 16 -1,33 12 8 9,33 31 58 11,67 158,537 1 58 326 557 4083

59 47 BERİTANİÇTEN 8A 7 13 2,67 5 5 3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 10 10 6,67 35 55 16,68 157,173 15 59 329 560 4101

60 85 EMRE BULUŞ 8A 9 11 5,33 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 8 12 4,00 4 16 -1,33 32 58 12,67 154,387 16 60 340 577 4149

61 487 MEHMETSİRAÇYAVUZ 8C 8 12 4,00 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 8 12 4,00 4 16 -1,33 34 56 15,34 154,227 20 61 342 580 4153

62 0 MEMETNUR  YALÇIN 8B 7 13 2,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 0 7 -2,33 7 13 2,67 9 11 5,33 26 61 5,67 151,130 15 62 358 599 4233

63 161 GÜLSÜM KAHRAMAN 8D 5 15 0,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 9 11 5,33 6 14 1,33 31 59 11,33 150,947 11 63 360 601 4238

64 83 ESMANNUR CANEKİNCİ 9 11 5,33 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 8 12 4,00 32 58 12,66 148,147 2 64 373 618 4308

65 162 HAMDULLAH ASLAN 8B 8 12 4,00 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 6 14 1,33 32 58 12,66 147,520 16 65 375 620 4316

66 387 MİR ALİ MURAT TURĞAY8A 9 11 5,33 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 5 13 0,67 6 14 1,33 30 58 10,67 144,980 17 66 385 631 4363

67 41 ALİFIRAT ASLAN 8C 7 11 3,33 1 9 -2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 7 13 2,67 29 59 9,33 143,767 21 67 392 639 4393

68 320 SEMANUR BAHADUR 8B 9 11 5,33 5 5 3,33 7 3 6,00 1 9 -2,00 2 18 -4,00 9 11 5,33 33 57 13,99 142,013 17 68 402 652 4429

69 59 NUDEMKALKAN 8B 9 11 5,33 6 4 4,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 2 18 -4,00 9 11 5,33 32 58 12,66 139,880 18 69 414 666 4481

70 214 ZÜMRETE DÖNMEZ 8C 7 13 2,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 6 14 1,33 30 60 10,00 138,467 22 70 420 673 4513

71 71 DİNAR OKYAR 8D 6 14 1,33 0 10 -3,33 0 10 -3,33 2 8 -0,67 4 16 -1,33 12 8 9,33 24 66 2,00 137,040 12 71 430 684 4544

72 159 HALİL ALTIN 8B 5 15 0,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 9 11 5,33 6 14 1,33 25 65 3,33 136,947 19 72 431 685 4546

73 401 SADUN KURTAY 8C 7 10 3,67 7 3 6,00 4 6 2,00 0 1 -0,33 5 7 2,67 3 17 -2,67 26 44 11,34 134,300 23 73 441 700 4601

74 334 KADİR AKMAN 8A 4 16 -1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 6 14 1,33 8 12 4,00 29 61 8,67 132,893 18 74 447 707 4625

75 424 HİLAL KAHRAMAN  10 10 6,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 0 10 -3,33 4 14 -0,67 6 14 1,33 26 62 5,33 131,220 3 75 452 713 4661

76 26 L *L*A         *DLI 8B 6 14 1,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 5 15 0,00 25 65 3,33 129,027 20 76 463 727 4705

77 318 KADER  ATAY 8C 10 10 6,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 25 65 3,34 127,453 24 77 467 732 4740

78 52 DEMO AY 8A 6 14 1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 7 13 2,67 5 15 0,00 25 65 3,33 123,787 19 78 490 759 4811

79 139 EYYÜP EMEN 8B 9 11 5,33 5 5 3,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 4 15 -1,00 27 62 6,33 123,777 21 79 491 760 4812

80 133 EYLÜL EVİN EMEN 8A 6 14 1,33 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 28 62 7,32 123,187 20 80 496 766 4822

81 381 YUSUF          OKTAY 8D 4 16 -1,33 5 5 3,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 27 63 5,99 110,973 13 81 548 844 5058

82 431 MÜZEYYEN  ÇOKAN 8A 6 14 1,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 23 67 0,66 110,147 21 82 551 847 5068

83 279 ÖMER ÖZ GÜN 8B 3 17 -2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 8 12 4,00 5 15 0,00 21 69 -2,00 105,787 22 83 564 870 5147

84 224 BÜŞRA OKYAR 8B 7 13 2,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 24 66 2,00 105,467 23 84 567 873 5155

85 560 YUSUF MALGİR 8C 6 14 1,33 0 10 -3,33 3 6 1,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 22 67 -0,33 102,367 25 85 583 897 5204

86 392 ŞEYHMUSKAHRAMAN 8D 7 13 2,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 0 10 -3,33 5 15 0,00 5 15 0,00 20 70 -3,33 101,507 14 86 589 904 5221

87 376 SEFKANARSLAN 8C 4 16 -1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 4 16 -1,33 8 12 4,00 21 69 -1,99 99,867 26 87 594 910 5239

88 0  0 1 -0,33 0 1 -0,33 98,237 4 88 598 916 5253

89 244 MUHAMED DEMİRÇAN  9 11 5,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 2 18 -4,00 4 16 -1,33 24 66 2,00 96,293 5 89 610 928 5280

90 40600 SULTAN NAS 8A 5 15 0,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 6 14 1,33 3 17 -2,67 21 69 -2,00 92,947 22 90 628 948 5326

91 22 ABDULAH   ALAS 8D 7 13 2,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 1 15 -4,00 4 16 -1,33 24 62 3,34 90,360 15 91 635 960 5356

92 40 ALİ DEMİRCAN 8B 6 14 1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 3 17 -2,67 20 70 -3,34 87,267 24 92 645 976 5392

93 0 SEMANUR DEMİR 8A 5 15 0,00 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 3 17 -2,67 21 69 -2,00 85,413 23 93 651 986 5410

94 315 AHMET ORAL 8D 6 14 1,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 19 -5,33 7 13 2,67 21 69 -2,00 85,147 16 94 653 988 5412
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95 173 * HZE*A* *     N H 8A 1 6 -1,00 1 5 -0,67 1 5 -0,67 4 10 0,67 1 10 -2,33 8 36 -4,00 83,660 24 95 654 990 5423

96 0 K E*  Eİ  * H 8D 5 14 0,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 2 18 -4,00 5 15 0,00 15 74 -9,67 63,943 17 96 687 1046 5533
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