
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN KIZILTEPE Anafartalar Ortaokulu MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME 220 387 412 2938

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL. İNGİLİZCE DİN K.ve A.B.

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. İngilizce Din K.ve A.B. Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 6,94 7 10 3,79 8 10 4,71 5 5 3,15 5 5 3,14 4 5 2,05 39 44 23,78 201,120

Okul Ortalaması 9 11 4,88 7 12 2,63 7 12 2,58 4 6 2,58 3 6 1,27 4 6 1,44 33 54 15,38 165,640

KATILIMLAR

1 403 RUVEYDA ÇAKAR 7A 13 5 11,33 10 2 9,33 14 6 12,00 8 0 8,00 7 0 7,00 5 3 4,00 57 16 51,66 321,390 1 1 26 26 290

2 403 RUVEYDA ÇAKAR 7A 13 5 11,33 10 2 9,33 14 6 12,00 8 0 8,00 7 0 7,00 5 3 4,00 57 16 51,66 321,390 1 1 26 26 290

3 386 YUSUF BOZKURT 7C 16 3 15,00 17 3 16,00 8 12 4,00 8 2 7,33 1 9 -2,00 5 5 3,33 55 34 43,66 317,237 1 3 29 29 310

4 386 YUSUF BOZKURT 7C 16 3 15,00 17 3 16,00 8 12 4,00 8 2 7,33 1 9 -2,00 5 5 3,33 55 34 43,66 317,237 1 3 29 29 310

5 104 ESRA ÇELİK  16 4 14,67 11 5 9,33 9 8 6,33 9 1 8,67 3 4 1,67 9 1 8,67 57 23 49,34 304,007 1 5 36 36 396

6 104 ESRA ÇELİK  16 4 14,67 11 5 9,33 9 8 6,33 9 1 8,67 3 4 1,67 9 1 8,67 57 23 49,34 304,007 1 5 36 36 396

7 213 İKRAM ÇAĞRI 7A 14 4 12,67 11 2 10,33 10 9 7,00 9 1 8,67 4 1 3,67 6 3 5,00 54 20 47,34 302,383 3 7 38 38 403

8 213 İKRAM ÇAĞRI 7A 14 4 12,67 11 2 10,33 10 9 7,00 9 1 8,67 4 1 3,67 6 3 5,00 54 20 47,34 302,383 3 7 38 38 403

9 166 DİLOVAN GÖKÇEN 7C 13 7 10,67 13 7 10,67 11 9 8,00 9 1 8,67 5 5 3,33 4 6 2,00 55 35 43,34 294,400 3 9 43 43 450

10 166 DİLOVAN GÖKÇEN 7C 13 7 10,67 13 7 10,67 11 9 8,00 9 1 8,67 5 5 3,33 4 6 2,00 55 35 43,34 294,400 3 9 43 43 450

11 425 MELİKE KAYMAZ 7A 14 5 12,33 10 1 9,67 10 9 7,00 8 2 7,33 7 2 6,33 3 7 0,67 52 26 43,33 292,240 5 11 45 45 462

12 425 MELİKE KAYMAZ 7A 14 5 12,33 10 1 9,67 10 9 7,00 8 2 7,33 7 2 6,33 3 7 0,67 52 26 43,33 292,240 5 11 45 45 462

13 425 MELİKE KAYMAZ 7A 14 5 12,33 10 1 9,67 10 9 7,00 8 2 7,33 7 2 6,33 3 7 0,67 52 26 43,33 292,240 5 11 45 45 462

14 425 MELİKE KAYMAZ 7A 14 5 12,33 10 1 9,67 10 9 7,00 8 2 7,33 7 2 6,33 3 7 0,67 52 26 43,33 292,240 5 11 45 45 462

15 75 DOĞUKAN ÇİÇEN 7A 12 7 9,67 11 2 10,33 11 8 8,33 10 0 10,00 6 4 4,67 3 7 0,67 53 28 43,67 292,057 9 15 50 50 470

16 75 DOĞUKAN ÇİÇEN 7A 12 7 9,67 11 2 10,33 11 8 8,33 10 0 10,00 6 4 4,67 3 7 0,67 53 28 43,67 292,057 9 15 50 50 470

17 320 ZEYNEP AY 7B 13 7 10,67 11 7 8,67 12 8 9,33 6 4 4,67 5 5 3,33 6 4 4,67 53 35 41,34 286,033 1 17 52 52 511

18 320 ZEYNEP AY 7B 13 7 10,67 11 7 8,67 12 8 9,33 6 4 4,67 5 5 3,33 6 4 4,67 53 35 41,34 286,033 1 17 52 52 511

19 320 ZEYNEP AY 7B 13 7 10,67 11 7 8,67 12 8 9,33 6 4 4,67 5 5 3,33 6 4 4,67 53 35 41,34 286,033 1 17 52 52 511

20 320 ZEYNEP AY 7B 13 7 10,67 11 7 8,67 12 8 9,33 6 4 4,67 5 5 3,33 6 4 4,67 53 35 41,34 286,033 1 17 52 52 511

21 203 RESUL KAÇMAZ 7A 12 6 10,00 10 2 9,33 9 9 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 4 6 2,00 50 28 40,67 273,907 11 21 65 65 605

22 203 RESUL KAÇMAZ 7A 12 6 10,00 10 2 9,33 9 9 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 4 6 2,00 50 28 40,67 273,907 11 21 65 65 605

23 27 A SAMET KALKAN 7A 16 4 14,67 5 9 2,00 13 6 11,00 5 5 3,33 7 3 6,00 5 5 3,33 51 32 40,33 272,423 13 23 68 68 617

24 27 A SAMET KALKAN 7A 16 4 14,67 5 9 2,00 13 6 11,00 5 5 3,33 7 3 6,00 5 5 3,33 51 32 40,33 272,423 13 23 68 68 617

25 523 YUSUF AKAN 7C 11 9 8,00 12 8 9,33 10 10 6,67 10 0 10,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 50 40 36,66 260,973 5 25 78 78 710

26 523 YUSUF AKAN 7C 11 9 8,00 12 8 9,33 10 10 6,67 10 0 10,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 50 40 36,66 260,973 5 25 78 78 710

27 131 MEDİNE İPEKEŞEN 7C 14 6 12,00 10 10 6,67 8 12 4,00 8 2 7,33 6 4 4,67 6 3 5,00 52 37 39,67 257,793 7 27 81 81 736

28 131 MEDİNE İPEKEŞEN 7C 14 6 12,00 10 10 6,67 8 12 4,00 8 2 7,33 6 4 4,67 6 3 5,00 52 37 39,67 257,793 7 27 81 81 736

29 92 ESMANUR KASAÇ 7B 13 7 10,67 11 8 8,33 8 12 4,00 6 4 4,67 5 3 4,00 6 4 4,67 49 38 36,34 255,337 5 29 84 84 758

30 92 ESMANUR KASAÇ 7B 13 7 10,67 11 8 8,33 8 12 4,00 6 4 4,67 5 3 4,00 6 4 4,67 49 38 36,34 255,337 5 29 84 84 758

31 92 ESMANUR KASAÇ 7B 13 7 10,67 11 8 8,33 8 12 4,00 6 4 4,67 5 3 4,00 6 4 4,67 49 38 36,34 255,337 5 29 84 84 758

32 92 ESMANUR KASAÇ 7B 13 7 10,67 11 8 8,33 8 12 4,00 6 4 4,67 5 3 4,00 6 4 4,67 49 38 36,34 255,337 5 29 84 84 758

33 418 ZEYNEP KİNO 7A 16 4 14,67 9 11 5,33 5 15 0,00 6 4 4,67 7 2 6,33 7 3 6,00 50 39 37,00 240,323 15 33 93 93 876

34 418 ZEYNEP KİNO 7A 16 4 14,67 9 11 5,33 5 15 0,00 6 4 4,67 7 2 6,33 7 3 6,00 50 39 37,00 240,323 15 33 93 93 876

35 45 BERFİN AL 7A 9 11 5,33 8 12 4,00 13 7 10,67 7 3 6,00 7 3 6,00 4 6 2,00 48 42 34,00 239,693 17 35 95 95 880

36 45 BERFİN AL 7A 9 11 5,33 8 12 4,00 13 7 10,67 7 3 6,00 7 3 6,00 4 6 2,00 48 42 34,00 239,693 17 35 95 95 880

37 68 ŞÜKRAN DURAN 7C 14 6 12,00 6 13 1,67 10 10 6,67 9 1 8,67 6 4 4,67 4 6 2,00 49 40 35,68 237,103 9 37 101 101 910

38 68 ŞÜKRAN DURAN 7C 14 6 12,00 6 13 1,67 10 10 6,67 9 1 8,67 6 4 4,67 4 6 2,00 49 40 35,68 237,103 9 37 101 101 910

39 51 BERİVAN AKDAMAR 7A 8 12 4,00 8 12 4,00 12 8 9,33 5 5 3,33 7 3 6,00 5 5 3,33 45 45 29,99 223,027 19 39 111 111 1059

40 51 BERİVAN AKDAMAR 7A 8 12 4,00 8 12 4,00 12 8 9,33 5 5 3,33 7 3 6,00 5 5 3,33 45 45 29,99 223,027 19 39 111 111 1059

41 432 NURCAN ÇOKAN 7C 12 8 9,33 6 14 1,33 11 9 8,00 6 4 4,67 3 7 0,67 6 4 4,67 44 46 28,67 217,893 11 41 117 117 1108

42 432 NURCAN ÇOKAN 7C 12 8 9,33 6 14 1,33 11 9 8,00 6 4 4,67 3 7 0,67 6 4 4,67 44 46 28,67 217,893 11 41 117 117 1108

43 274 MELEK DİK 7C 13 7 10,67 6 14 1,33 11 9 8,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 7 3 6,00 42 48 26,00 217,653 13 43 119 119 1114

44 274 MELEK DİK 7C 13 7 10,67 6 14 1,33 11 9 8,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 7 3 6,00 42 48 26,00 217,653 13 43 119 119 1114

45 95 AHMET ÖZDEMİR 7D 8 12 4,00 9 10 5,67 10 10 6,67 7 3 6,00 4 3 3,00 5 5 3,33 43 43 28,67 217,460 1 45 121 121 1118

46 95 AHMET ÖZDEMİR 7D 8 12 4,00 9 10 5,67 10 10 6,67 7 3 6,00 4 3 3,00 5 5 3,33 43 43 28,67 217,460 1 45 121 121 1118

47 239 ROJDA UGAR 7C 7 13 2,67 7 13 2,67 13 7 10,67 4 6 2,00 5 5 3,33 6 4 4,67 42 48 26,01 209,253 15 47 131 131 1211

                                                1 / 6



OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN KIZILTEPE Anafartalar Ortaokulu MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME 220 387 412 2938

Sıra Ö.No İsim Sınıf
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Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. İngilizce Din K.ve A.B. Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 6,94 7 10 3,79 8 10 4,71 5 5 3,15 5 5 3,14 4 5 2,05 39 44 23,78 201,120

Okul Ortalaması 9 11 4,88 7 12 2,63 7 12 2,58 4 6 2,58 3 6 1,27 4 6 1,44 33 54 15,38 165,640

KATILIMLAR

48 239 ROJDA UGAR 7C 7 13 2,67 7 13 2,67 13 7 10,67 4 6 2,00 5 5 3,33 6 4 4,67 42 48 26,01 209,253 15 47 131 131 1211

49 319 ŞİLAN ÇİN 7C 12 8 9,33 8 12 4,00 8 12 4,00 5 5 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 40 50 23,33 206,667 17 49 134 134 1239

50 319 ŞİLAN ÇİN 7C 12 8 9,33 8 12 4,00 8 12 4,00 5 5 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 40 50 23,33 206,667 17 49 134 134 1239

51 118 EVİN AKIN 7B 12 8 9,33 8 12 4,00 5 15 0,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 8 2 7,33 43 47 27,32 197,080 9 51 144 144 1352

52 118 EVİN AKIN 7B 12 8 9,33 8 12 4,00 5 15 0,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 8 2 7,33 43 47 27,32 197,080 9 51 144 144 1352

53 118 EVİN AKIN 7B 12 8 9,33 8 12 4,00 5 15 0,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 8 2 7,33 43 47 27,32 197,080 9 51 144 144 1352

54 118 EVİN AKIN 7B 12 8 9,33 8 12 4,00 5 15 0,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 8 2 7,33 43 47 27,32 197,080 9 51 144 144 1352

55 424 HİLALKAHRAMAN 7B 13 7 10,67 8 12 4,00 7 13 2,67 3 7 0,67 2 6 0,00 3 7 0,67 36 52 18,68 196,780 13 55 149 149 1360

56 424 HİLALKAHRAMAN 7B 13 7 10,67 8 12 4,00 7 13 2,67 3 7 0,67 2 6 0,00 3 7 0,67 36 52 18,68 196,780 13 55 149 149 1360

57 424 HİLALKAHRAMAN 7B 13 7 10,67 8 12 4,00 7 13 2,67 3 7 0,67 2 6 0,00 3 7 0,67 36 52 18,68 196,780 13 55 149 149 1360

58 424 HİLALKAHRAMAN 7B 13 7 10,67 8 12 4,00 7 13 2,67 3 7 0,67 2 6 0,00 3 7 0,67 36 52 18,68 196,780 13 55 149 149 1360

59 369 MUHAMMED YAVUZ 7C 9 11 5,33 7 13 2,67 9 11 5,33 10 0 10,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 40 50 23,33 192,293 19 59 154 154 1410

60 369 MUHAMMED YAVUZ 7C 9 11 5,33 7 13 2,67 9 11 5,33 10 0 10,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 40 50 23,33 192,293 19 59 154 154 1410

61 218 NALİN ÖNGÖREN 7A 13 7 10,67 5 15 0,00 6 14 1,33 8 2 7,33 7 3 6,00 5 5 3,33 44 46 28,66 192,253 21 61 156 156 1412

62 218 NALİN ÖNGÖREN 7A 13 7 10,67 5 15 0,00 6 14 1,33 8 2 7,33 7 3 6,00 5 5 3,33 44 46 28,66 192,253 21 61 156 156 1412

63 407 ZEHRA KAYA 7A 2 18 -4,00 11 9 8,00 11 9 8,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 34 56 15,33 184,573 23 63 167 168 1517

64 407 ZEHRA KAYA 7A 2 18 -4,00 11 9 8,00 11 9 8,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 34 56 15,33 184,573 23 63 167 168 1517

65 390 HAVVA KURTAY 7A 10 10 6,67 6 14 1,33 9 11 5,33 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 37 53 19,33 183,573 25 65 170 171 1525

66 390 HAVVA KURTAY 7A 10 10 6,67 6 14 1,33 9 11 5,33 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 37 53 19,33 183,573 25 65 170 171 1525

67 411 KADRİYE DAĞDELEN 7A 7 13 2,67 10 10 6,67 9 11 5,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 32 58 12,67 182,867 27 67 173 175 1533

68 411 KADRİYE DAĞDELEN 7A 7 13 2,67 10 10 6,67 9 11 5,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 32 58 12,67 182,867 27 67 173 175 1533

69 404 ROZERİN KAHRAMAN 7A 10 10 6,67 5 15 0,00 7 13 2,67 7 3 6,00 8 2 7,33 4 6 2,00 41 49 24,67 177,947 29 69 177 179 1599

70 404 ROZERİN KAHRAMAN 7A 10 10 6,67 5 15 0,00 7 13 2,67 7 3 6,00 8 2 7,33 4 6 2,00 41 49 24,67 177,947 29 69 177 179 1599

71 395 NURŞİNASLAN 7B 10 10 6,67 8 11 4,33 5 15 0,00 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 35 54 17,00 172,543 17 71 179 181 1665

72 395 NURŞİNASLAN 7B 10 10 6,67 8 11 4,33 5 15 0,00 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 35 54 17,00 172,543 17 71 179 181 1665

73 395 NURŞİNASLAN 7B 10 10 6,67 8 11 4,33 5 15 0,00 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 35 54 17,00 172,543 17 71 179 181 1665

74 395 NURŞİNASLAN 7B 10 10 6,67 8 11 4,33 5 15 0,00 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 35 54 17,00 172,543 17 71 179 181 1665

75 328 GÜL ECE 7C 11 9 8,00 7 13 2,67 5 15 0,00 9 1 8,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 37 53 19,34 172,133 21 75 183 186 1678

76 328 GÜL ECE 7C 11 9 8,00 7 13 2,67 5 15 0,00 9 1 8,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 37 53 19,34 172,133 21 75 183 186 1678

77 433 TUBA ÇETİN 7A 11 9 8,00 5 15 0,00 6 14 1,33 6 3 5,00 6 4 4,67 4 6 2,00 38 51 21,00 169,640 31 77 186 189 1705

78 433 TUBA ÇETİN 7A 11 9 8,00 5 15 0,00 6 14 1,33 6 3 5,00 6 4 4,67 4 6 2,00 38 51 21,00 169,640 31 77 186 189 1705

79 413 MUHAMMED EMEN 7D 10 10 6,67 2 1 1,67 7 13 2,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 31 42 17,01 168,917 3 79 188 191 1714

80 413 MUHAMMED EMEN 7D 10 10 6,67 2 1 1,67 7 13 2,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 31 42 17,01 168,917 3 79 188 191 1714

81 355 GS YUSUF OĞU ZGS 7A 9 11 5,33 7 13 2,67 8 12 4,00 3 7 0,67 1 8 -1,67 4 6 2,00 32 57 13,00 167,577 33 81 190 193 1728

82 355 GS YUSUF OĞU ZGS 7A 9 11 5,33 7 13 2,67 8 12 4,00 3 7 0,67 1 8 -1,67 4 6 2,00 32 57 13,00 167,577 33 81 190 193 1728

83 384 SEMANUR BAHADUR 7C 10 10 6,67 5 15 0,00 8 12 4,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 35 55 16,67 166,867 23 83 193 196 1734

84 384 SEMANUR BAHADUR 7C 10 10 6,67 5 15 0,00 8 12 4,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 35 55 16,67 166,867 23 83 193 196 1734

85 401 SADUN KURTAY 7A 8 11 4,33 7 10 3,67 7 9 4,00 1 8 -1,67 3 6 1,00 1 8 -1,67 27 52 9,66 164,423 35 85 196 200 1765

86 401 SADUN KURTAY 7A 8 11 4,33 7 10 3,67 7 9 4,00 1 8 -1,67 3 6 1,00 1 8 -1,67 27 52 9,66 164,423 35 85 196 200 1765

87 429 CEYHAN ÇOKAN 7B 9 11 5,33 8 12 4,00 7 13 2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 30 60 10,00 164,213 21 87 199 204 1771

88 429 CEYHAN ÇOKAN 7B 9 11 5,33 8 12 4,00 7 13 2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 30 60 10,00 164,213 21 87 199 204 1771

89 429 CEYHAN ÇOKAN 7B 9 11 5,33 8 12 4,00 7 13 2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 30 60 10,00 164,213 21 87 199 204 1771

90 429 CEYHAN ÇOKAN 7B 9 11 5,33 8 12 4,00 7 13 2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 30 60 10,00 164,213 21 87 199 204 1771

91 339 ZİLAN ÇAPAT 7C 10 10 6,67 3 17 -2,67 9 11 5,33 5 5 3,33 4 6 2,00 6 4 4,67 37 53 19,33 163,707 25 91 203 208 1782

92 339 ZİLAN ÇAPAT 7C 10 10 6,67 3 17 -2,67 9 11 5,33 5 5 3,33 4 6 2,00 6 4 4,67 37 53 19,33 163,707 25 91 203 208 1782

93 339 ZİLAN ÇAPAT 7C 10 10 6,67 3 17 -2,67 9 11 5,33 5 5 3,33 4 6 2,00 6 4 4,67 37 53 19,33 163,707 25 91 203 208 1782

94 339 ZİLAN ÇAPAT 7C 10 10 6,67 3 17 -2,67 9 11 5,33 5 5 3,33 4 6 2,00 6 4 4,67 37 53 19,33 163,707 25 91 203 208 1782
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Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. İngilizce Din K.ve A.B. Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 6,94 7 10 3,79 8 10 4,71 5 5 3,15 5 5 3,14 4 5 2,05 39 44 23,78 201,120

Okul Ortalaması 9 11 4,88 7 12 2,63 7 12 2,58 4 6 2,58 3 6 1,27 4 6 1,44 33 54 15,38 165,640

KATILIMLAR

95 30 AHME  KALKAN 7A 9 9 6,00 3 7 0,67 5 9 2,00 4 5 2,33 7 3 6,00 3 7 0,67 31 40 17,67 163,567 37 95 207 212 1788

96 30 AHME  KALKAN 7A 9 9 6,00 3 7 0,67 5 9 2,00 4 5 2,33 7 3 6,00 3 7 0,67 31 40 17,67 163,567 37 95 207 212 1788

97 406 SULTAN NAS 7D 10 10 6,67 6 14 1,33 8 12 4,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 31 59 11,33 162,907 5 97 209 214 1796

98 406 SULTAN NAS 7D 10 10 6,67 6 14 1,33 8 12 4,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 31 59 11,33 162,907 5 97 209 214 1796

99 196 GÜLHAN BUĞURCU 7D 9 11 5,33 3 17 -2,67 10 10 6,67 6 4 4,67 4 6 2,00 3 7 0,67 35 55 16,67 160,133 7 99 212 218 1830

100 196 GÜLHAN BUĞURCU 7D 9 11 5,33 3 17 -2,67 10 10 6,67 6 4 4,67 4 6 2,00 3 7 0,67 35 55 16,67 160,133 7 99 212 218 1830

101 0 ESMA NUR CANEKİNCİ 7C 7 13 2,67 9 11 5,33 5 15 0,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 32 58 12,67 157,347 29 101 216 222 1865

102 0 ESMA NUR CANEKİNCİ 7C 7 13 2,67 9 11 5,33 5 15 0,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 32 58 12,67 157,347 29 101 216 222 1865

103 150 HEBUNHİVDA ERKEK 7C 13 7 10,67 6 14 1,33 5 15 0,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 29 61 8,66 155,760 31 103 218 224 1889

104 150 HEBUNHİVDA ERKEK 7C 13 7 10,67 6 14 1,33 5 15 0,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 29 61 8,66 155,760 31 103 218 224 1889

105 268 MUSTAFA DONAR 7B 6 13 1,67 9 11 5,33 5 15 0,00 5 5 3,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 32 57 12,99 155,330 25 105 220 226 1899

106 268 MUSTAFA DONAR 7B 6 13 1,67 9 11 5,33 5 15 0,00 5 5 3,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 32 57 12,99 155,330 25 105 220 226 1899

107 268 MUSTAFA DONAR 7B 6 13 1,67 9 11 5,33 5 15 0,00 5 5 3,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 32 57 12,99 155,330 25 105 220 226 1899

108 268 MUSTAFA DONAR 7B 6 13 1,67 9 11 5,33 5 15 0,00 5 5 3,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 32 57 12,99 155,330 25 105 220 226 1899

109 316 KADRİYE YAVUZ 7C 7 13 2,67 9 11 5,33 5 15 0,00 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 31 59 11,33 155,080 33 109 225 231 1908

110 316 KADRİYE YAVUZ 7C 7 13 2,67 9 11 5,33 5 15 0,00 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 31 59 11,33 155,080 33 109 225 231 1908

111 61 FB B*BAİSKANOĞUZ 7A 0 19 -6,33 9 11 5,33 11 9 8,00 5 4 3,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 30 58 10,67 154,637 39 111 228 234 1920

112 61 FB B*BAİSKANOĞUZ 7A 0 19 -6,33 9 11 5,33 11 9 8,00 5 4 3,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 30 58 10,67 154,637 39 111 228 234 1920

113 165 ABDULL*  KİNİÇ 7B 11 8 8,33 5 15 0,00 4 11 0,33 6 4 4,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 31 53 13,33 152,613 29 113 231 238 1942

114 165 ABDULL*  KİNİÇ 7B 11 8 8,33 5 15 0,00 4 11 0,33 6 4 4,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 31 53 13,33 152,613 29 113 231 238 1942

115 165 ABDULL*  KİNİÇ 7B 11 8 8,33 5 15 0,00 4 11 0,33 6 4 4,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 31 53 13,33 152,613 29 113 231 238 1942

116 165 ABDULL*  KİNİÇ 7B 11 8 8,33 5 15 0,00 4 11 0,33 6 4 4,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 31 53 13,33 152,613 29 113 231 238 1942

117 52 DEMO AY 7B 9 11 5,33 8 12 4,00 5 15 0,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 29 61 8,66 151,653 33 117 235 243 1958

118 52 DEMO AY 7B 9 11 5,33 8 12 4,00 5 15 0,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 29 61 8,66 151,653 33 117 235 243 1958

119 52 DEMO AY 7B 9 11 5,33 8 12 4,00 5 15 0,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 29 61 8,66 151,653 33 117 235 243 1958

120 52 DEMO AY 7B 9 11 5,33 8 12 4,00 5 15 0,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 29 61 8,66 151,653 33 117 235 243 1958

121 10 FİKRİYE BULUT 7B 7 13 2,67 8 12 4,00 7 13 2,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 28 62 7,34 150,333 37 121 239 247 1977

122 10 FİKRİYE BULUT 7B 7 13 2,67 8 12 4,00 7 13 2,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 28 62 7,34 150,333 37 121 239 247 1977

123 10 FİKRİYE BULUT 7B 7 13 2,67 8 12 4,00 7 13 2,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 28 62 7,34 150,333 37 121 239 247 1977

124 10 FİKRİYE BULUT 7B 7 13 2,67 8 12 4,00 7 13 2,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 28 62 7,34 150,333 37 121 239 247 1977

125 85 EMRE BULUŞ 7D 9 11 5,33 7 13 2,67 5 15 0,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 31 59 11,33 149,093 9 125 244 253 1993

126 85 EMRE BULUŞ 7D 9 11 5,33 7 13 2,67 5 15 0,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 31 59 11,33 149,093 9 125 244 253 1993

127 184 KEVSER TEKİN 7D 8 12 4,00 4 16 -1,33 7 13 2,67 8 2 7,33 4 6 2,00 4 6 2,00 35 55 16,67 146,893 11 127 250 260 2035

128 184 KEVSER TEKİN 7D 8 12 4,00 4 16 -1,33 7 13 2,67 8 2 7,33 4 6 2,00 4 6 2,00 35 55 16,67 146,893 11 127 250 260 2035

129 393 REMZİYE TURĞAY 7D 11 9 8,00 5 15 0,00 4 16 -1,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 33 57 14,00 144,987 13 129 252 263 2052

130 393 REMZİYE TURĞAY 7D 11 9 8,00 5 15 0,00 4 16 -1,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 33 57 14,00 144,987 13 129 252 263 2052

131 71 DİNAR OKYAR 7A 6 14 1,33 5 15 0,00 8 12 4,00 3 7 0,67 7 3 6,00 3 7 0,67 32 58 12,67 144,107 41 131 254 267 2066

132 71 DİNAR OKYAR 7A 6 14 1,33 5 15 0,00 8 12 4,00 3 7 0,67 7 3 6,00 3 7 0,67 32 58 12,67 144,107 41 131 254 267 2066

133 124 EYLEM ÖZTEP 7B 9 11 5,33 5 14 0,33 6 14 1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 7 3 6,00 31 58 11,66 143,330 41 133 256 269 2081

134 124 EYLEM ÖZTEP 7B 9 11 5,33 5 14 0,33 6 14 1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 7 3 6,00 31 58 11,66 143,330 41 133 256 269 2081

135 124 EYLEM ÖZTEP 7B 9 11 5,33 5 14 0,33 6 14 1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 7 3 6,00 31 58 11,66 143,330 41 133 256 269 2081

136 124 EYLEM ÖZTEP 7B 9 11 5,33 5 14 0,33 6 14 1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 7 3 6,00 31 58 11,66 143,330 41 133 256 269 2081

137 25 ABDULLAHOĞUZ 7D 7 13 2,67 6 14 1,33 5 15 0,00 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 33 57 14,00 140,893 15 137 263 276 2114

138 25 ABDULLAHOĞUZ 7D 7 13 2,67 6 14 1,33 5 15 0,00 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 33 57 14,00 140,893 15 137 263 276 2114

139 299 *  *  M DN RMER 7A 5 15 0,00 10 10 6,67 4 16 -1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 28 62 7,34 139,973 43 139 266 279 2124

140 299 *  *  M DN RMER 7A 5 15 0,00 10 10 6,67 4 16 -1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 28 62 7,34 139,973 43 139 266 279 2124

141 299 *  *  M DN RMER 7A 5 15 0,00 10 10 6,67 4 16 -1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 28 62 7,34 139,973 43 139 266 279 2124
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN KIZILTEPE Anafartalar Ortaokulu MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME 220 387 412 2938

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL. İNGİLİZCE DİN K.ve A.B.

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. İngilizce Din K.ve A.B. Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 6,94 7 10 3,79 8 10 4,71 5 5 3,15 5 5 3,14 4 5 2,05 39 44 23,78 201,120

Okul Ortalaması 9 11 4,88 7 12 2,63 7 12 2,58 4 6 2,58 3 6 1,27 4 6 1,44 33 54 15,38 165,640

KATILIMLAR

142 299 *  *  M DN RMER 7A 5 15 0,00 10 10 6,67 4 16 -1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 28 62 7,34 139,973 43 139 266 279 2124

143 0 MAKBULE BAHADUR 7C 6 14 1,33 10 10 6,67 4 16 -1,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 25 65 3,33 136,853 35 143 270 285 2163

144 0 MAKBULE BAHADUR 7C 6 14 1,33 10 10 6,67 4 16 -1,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 25 65 3,33 136,853 35 143 270 285 2163

145 0 SEFKAN ARSLAN 7C 5 15 0,00 7 13 2,67 7 13 2,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 26 64 4,67 131,960 37 145 274 292 2229

146 0 SEFKAN ARSLAN 7C 5 15 0,00 7 13 2,67 7 13 2,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 26 64 4,67 131,960 37 145 274 292 2229

147 202 SEYRAN YAVUZ 7A 8 12 4,00 6 14 1,33 3 17 -2,67 3 7 0,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 30 60 9,99 129,373 47 147 278 296 2264

148 202 SEYRAN YAVUZ 7A 8 12 4,00 6 14 1,33 3 17 -2,67 3 7 0,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 30 60 9,99 129,373 47 147 278 296 2264

149 161 GÜLSÜM KAHRAMA N 7B 8 12 4,00 4 16 -1,33 8 12 4,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 25 65 3,33 126,920 45 149 280 298 2291

150 161 GÜLSÜM KAHRAMA N 7B 8 12 4,00 4 16 -1,33 8 12 4,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 25 65 3,33 126,920 45 149 280 298 2291

151 318 KADER  ATAY 7A 7 13 2,67 5 15 0,00 7 13 2,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 26 64 4,67 126,547 49 151 282 300 2293

152 318 KADER  ATAY 7A 7 13 2,67 5 15 0,00 7 13 2,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 26 64 4,67 126,547 49 151 282 300 2293

153 560 YUSUF MALGİR 7A 6 14 1,33 4 16 -1,33 8 12 4,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 26 64 4,67 121,693 51 153 286 305 2358

154 560 YUSUF MALGİR 7A 6 14 1,33 4 16 -1,33 8 12 4,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 26 64 4,67 121,693 51 153 286 305 2358

155 113 HALİL İÇTEN 7C 7 13 2,67 3 17 -2,67 8 11 4,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 26 63 5,00 121,297 39 155 288 307 2362

156 113 HALİL İÇTEN 7C 7 13 2,67 3 17 -2,67 8 11 4,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 26 63 5,00 121,297 39 155 288 307 2362

157 53 AZAT ÖZGEL 7A 10 10 6,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 27 63 6,01 121,227 53 157 290 309 2365

158 53 AZAT ÖZGEL 7A 10 10 6,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 27 63 6,01 121,227 53 157 290 309 2365

159 152 DAVUT ASLAN 7D 10 10 6,67 3 17 -2,67 5 15 0,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 27 63 6,00 119,480 17 159 294 314 2388

160 152 DAVUT ASLAN 7D 10 10 6,67 3 17 -2,67 5 15 0,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 27 63 6,00 119,480 17 159 294 314 2388

161 224 BÜŞRA NUR OKYAR 7A 5 15 0,00 7 13 2,67 4 16 -1,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 27 63 6,00 119,293 55 161 296 316 2391

162 224 BÜŞRA NUR OKYAR 7A 5 15 0,00 7 13 2,67 4 16 -1,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 27 63 6,00 119,293 55 161 296 316 2391

163 0 MUHAMED DEMİRCAN 7C 7 13 2,67 5 15 0,00 7 13 2,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 1 9 -2,00 23 67 0,68 118,867 41 163 299 319 2400

164 0 MUHAMED DEMİRCAN 7C 7 13 2,67 5 15 0,00 7 13 2,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 1 9 -2,00 23 67 0,68 118,867 41 163 299 319 2400

165 114 BÜŞRA ARTOP* B 7C 4 16 -1,33 4 16 -1,33 10 10 6,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 24 66 2,01 117,973 43 165 301 322 2411

166 114 BÜŞRA ARTOP* B 7C 4 16 -1,33 4 16 -1,33 10 10 6,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 24 66 2,01 117,973 43 165 301 322 2411

167 391 MUHAMMEDNURSAY* R7D 4 16 -1,33 7 13 2,67 5 15 0,00 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 26 64 4,68 117,413 19 167 303 324 2420

168 391 MUHAMMEDNURSAY* R7D 4 16 -1,33 7 13 2,67 5 15 0,00 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 26 64 4,68 117,413 19 167 303 324 2420

169 101 NEVROZ GÜL UĞURLU 7C 7 13 2,67 5 15 0,00 4 16 -1,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 27 63 6,00 113,707 45 169 310 332 2467

170 101 NEVROZ GÜL UĞURLU 7C 7 13 2,67 5 15 0,00 4 16 -1,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 27 63 6,00 113,707 45 169 310 332 2467

171 315 AHMET ORAL 7D 5 15 0,00 5 15 0,00 6 14 1,33 1 8 -1,67 4 6 2,00 3 7 0,67 24 65 2,33 109,773 21 171 318 341 2533

172 315 AHMET ORAL 7D 5 15 0,00 5 15 0,00 6 14 1,33 1 8 -1,67 4 6 2,00 3 7 0,67 24 65 2,33 109,773 21 171 318 341 2533

173 59 NUDEM KALKAN 7C 6 14 1,33 5 15 0,00 5 15 0,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 24 66 2,00 107,907 47 173 320 343 2564

174 59 NUDEM KALKAN 7C 6 14 1,33 5 15 0,00 5 15 0,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 24 66 2,00 107,907 47 173 320 343 2564

175 435 BEYTULLAH 7C 2 18 -4,00 2 8 -0,67 9 11 5,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 21 59 1,32 107,393 49 175 322 345 2572

176 435 BEYTULLAH 7C 2 18 -4,00 2 8 -0,67 9 11 5,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 21 59 1,32 107,393 49 175 322 345 2572

177 88 ENES GÜNDÜZ 7B 7 13 2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 17 53 -0,66 106,827 47 177 324 347 2579

178 88 ENES GÜNDÜZ 7B 7 13 2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 17 53 -0,66 106,827 47 177 324 347 2579

179 88 ENES GÜNDÜZ 7B 7 13 2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 17 53 -0,66 106,827 47 177 324 347 2579

180 88 ENES GÜNDÜZ 7B 7 13 2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 17 53 -0,66 106,827 47 177 324 347 2579

181 334 KADİR AKMAN 7C 5 15 0,00 5 15 0,00 5 15 0,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 24 66 2,00 104,227 51 181 331 354 2619

182 334 KADİR AKMAN 7C 5 15 0,00 5 15 0,00 5 15 0,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 24 66 2,00 104,227 51 181 331 354 2619

183 0 BERİTAN KURTAY 7A 5 15 0,00 5 15 0,00 6 14 1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 22 68 -0,67 103,187 57 183 333 357 2630

184 0 BERİTAN KURTAY 7A 5 15 0,00 5 15 0,00 6 14 1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 22 68 -0,67 103,187 57 183 333 357 2630

185 40 ALİ DEMİRCAN 7C 6 14 1,33 4 16 -1,33 4 16 -1,33 5 5 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 26 64 4,67 101,680 53 185 336 360 2644

186 40 ALİ DEMİRCAN 7C 6 14 1,33 4 16 -1,33 4 16 -1,33 5 5 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 26 64 4,67 101,680 53 185 336 360 2644

187 214 ZÜMRETE DÖNMEZ 7D 4 16 -1,33 3 17 -2,67 8 12 4,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 24 66 2,00 101,293 23 187 339 363 2653

188 214 ZÜMRETE DÖNMEZ 7D 4 16 -1,33 3 17 -2,67 8 12 4,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 24 66 2,00 101,293 23 187 339 363 2653
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN KIZILTEPE Anafartalar Ortaokulu MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME 220 387 412 2938

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL. İNGİLİZCE DİN K.ve A.B.

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. İngilizce Din K.ve A.B. Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 6,94 7 10 3,79 8 10 4,71 5 5 3,15 5 5 3,14 4 5 2,05 39 44 23,78 201,120

Okul Ortalaması 9 11 4,88 7 12 2,63 7 12 2,58 4 6 2,58 3 6 1,27 4 6 1,44 33 54 15,38 165,640

KATILIMLAR

189 245 HELİNAACAR 7B 6 14 1,33 4 16 -1,33 2 10 -1,33 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 24 58 4,67 101,107 51 189 341 365 2659

190 245 HELİNAACAR 7B 6 14 1,33 4 16 -1,33 2 10 -1,33 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 24 58 4,67 101,107 51 189 341 365 2659

191 245 HELİNAACAR 7B 6 14 1,33 4 16 -1,33 2 10 -1,33 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 24 58 4,67 101,107 51 189 341 365 2659

192 245 HELİNAACAR 7B 6 14 1,33 4 16 -1,33 2 10 -1,33 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 24 58 4,67 101,107 51 189 341 365 2659

193 304 ŞİLAN  ÇAPAT 7C 5 15 0,00 6 14 1,33 5 15 0,00 0 10 -3,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 20 70 -3,33 99,560 55 193 348 372 2685

194 304 ŞİLAN  ÇAPAT 7C 5 15 0,00 6 14 1,33 5 15 0,00 0 10 -3,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 20 70 -3,33 99,560 55 193 348 372 2685

195 539 YAKUP DEMİRC* 7C 5 15 0,00 5 15 0,00 5 15 0,00 0 10 -3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 21 69 -2,00 97,027 57 195 350 374 2718

196 539 YAKUP DEMİRC* 7C 5 15 0,00 5 15 0,00 5 15 0,00 0 10 -3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 21 69 -2,00 97,027 57 195 350 374 2718

197 0 YUSU  ÖZGEL 7C 6 14 1,33 0 1 -0,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 8 33 -3,00 96,823 59 197 352 376 2720

198 0 YUSU  ÖZGEL 7C 6 14 1,33 0 1 -0,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 8 33 -3,00 96,823 59 197 352 376 2720

199 139 EYYÜP E*NN 7B 4 16 -1,33 6 12 2,00 5 15 0,00 0 10 -3,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 18 70 -5,33 95,033 55 199 354 379 2741

200 139 EYYÜP E*NN 7B 4 16 -1,33 6 12 2,00 5 15 0,00 0 10 -3,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 18 70 -5,33 95,033 55 199 354 379 2741

201 350 İSMAİL ZEBİH GÜMÜŞ 7B 5 14 0,33 5 15 0,00 4 16 -1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 22 67 -0,33 94,997 57 201 356 381 2743

202 350 İSMAİL ZEBİH GÜMÜŞ 7B 5 14 0,33 5 15 0,00 4 16 -1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 22 67 -0,33 94,997 57 201 356 381 2743

203 350 İSMAİL ZEBİH GÜMÜŞ 7B 5 14 0,33 5 15 0,00 4 16 -1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 22 67 -0,33 94,997 57 201 356 381 2743

204 350 İSMAİL ZEBİH GÜMÜŞ 7B 5 14 0,33 5 15 0,00 4 16 -1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 22 67 -0,33 94,997 57 201 356 381 2743

205 314 MEHMET ALİ ALAN 7C 6 14 1,33 6 14 1,33 2 18 -4,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 22 68 -0,68 93,507 61 205 362 387 2758

206 314 MEHMET ALİ ALAN 7C 6 14 1,33 6 14 1,33 2 18 -4,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 22 68 -0,68 93,507 61 205 362 387 2758

207 159 HALİL ALTIN 7A 7 12 3,00 2 18 -4,00 5 15 0,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 4 6 2,00 21 68 -1,66 86,010 59 207 368 393 2811

208 159 HALİL ALTIN 7A 7 12 3,00 2 18 -4,00 5 15 0,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 4 6 2,00 21 68 -1,66 86,010 59 207 368 393 2811

209 141 GÖRKEM ARSLAN 7B 7 13 2,67 4 16 -1,33 3 17 -2,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 19 71 -4,67 83,440 61 209 370 395 2825

210 141 GÖRKEM ARSLAN 7B 7 13 2,67 4 16 -1,33 3 17 -2,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 19 71 -4,67 83,440 61 209 370 395 2825

211 141 GÖRKEM ARSLAN 7B 7 13 2,67 4 16 -1,33 3 17 -2,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 19 71 -4,67 83,440 61 209 370 395 2825

212 141 GÖRKEM ARSLAN 7B 7 13 2,67 4 16 -1,33 3 17 -2,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 19 71 -4,67 83,440 61 209 370 395 2825

213 394 MÜMİNALİ KURTULUŞ 7D 5 15 0,00 3 17 -2,67 5 15 0,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 21 69 -2,00 82,667 25 213 375 400 2833

214 394 MÜMİNALİ KURTULUŞ 7D 5 15 0,00 3 17 -2,67 5 15 0,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 21 69 -2,00 82,667 25 213 375 400 2833

215 164 *    E*R*KN 7D 0 19 -6,33 7 13 2,67 4 16 -1,33 2 8 -0,67 3 5 1,33 3 7 0,67 19 68 -3,66 81,163 27 215 377 402 2847

216 164 *    E*R*KN 7D 0 19 -6,33 7 13 2,67 4 16 -1,33 2 8 -0,67 3 5 1,33 3 7 0,67 19 68 -3,66 81,163 27 215 377 402 2847

217 16 ABDULKERİMŞEHMUS 7C 3 17 -2,67 5 15 0,00 3 17 -2,67 4 6 2,00 3 6 1,00 4 6 2,00 22 67 -0,34 80,763 63 217 379 404 2851

218 16 ABDULKERİMŞEHMUS 7C 3 17 -2,67 5 15 0,00 3 17 -2,67 4 6 2,00 3 6 1,00 4 6 2,00 22 67 -0,34 80,763 63 217 379 404 2851

219 487 MEHMETSİRAÇ YAVUZ 7D 5 15 0,00 2 18 -4,00 4 16 -1,33 5 5 3,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 20 70 -3,33 70,080 29 219 382 407 2904

220 487 MEHMETSİRAÇ YAVUZ 7D 5 15 0,00 2 18 -4,00 4 16 -1,33 5 5 3,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 20 70 -3,33 70,080 29 219 382 407 2904
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN KIZILTEPE Anafartalar Ortaokulu MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME 220 387 412 2938

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL. İNGİLİZCE DİN K.ve A.B.

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. İngilizce Din K.ve A.B. Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 6,94 7 10 3,79 8 10 4,71 5 5 3,15 5 5 3,14 4 5 2,05 39 44 23,78 201,120

Okul Ortalaması 9 11 4,88 7 12 2,63 7 12 2,58 4 6 2,58 3 6 1,27 4 6 1,44 33 54 15,38 165,640

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA ÇELİK 104  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
304,007 201,120 1 5 36 36 396

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 2 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,67 4,88 6,94

Matematik 20 11 5 9,33 47 9,33 2,63 3,79

Fen 20 9 8 6,33 32 6,33 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 9 1 8,67 87 8,67 2,58 3,15

İngilizce 10 3 4 1,67 17 1,67 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,67 1,44 2,05

Toplam: 90 57 23 49,33 55 49,33 15,33 23,60

TÜRKÇE cABAbDACCAABDADDbCAb

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK DB  Db dADBCBC cABba

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ DbCB  DbbaA aaAdaDCC

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. DBCCCaBDDB

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE   CddBa aC

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. CABBaABBCC

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 3 2 60
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 11 5 55

Matematik 20 11 5 55

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 0 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

FEN BİLİMLERİ 20 9 8 45

Fen 20 9 8 45

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 9 1 90

Sosyal Bil. 10 9 1 90

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 3 4 30

İngilizce 10 3 4 30

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 0 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 0 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 2 0 100
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA ÇELİK 104  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
304,007 201,120 1 5 36 36 396

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 2 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,67 4,88 6,94

Matematik 20 11 5 9,33 47 9,33 2,63 3,79

Fen 20 9 8 6,33 32 6,33 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 9 1 8,67 87 8,67 2,58 3,15

İngilizce 10 3 4 1,67 17 1,67 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,67 1,44 2,05

Toplam: 90 57 23 49,33 55 49,33 15,33 23,60

TÜRKÇE cABAbDACCAABDADDbCAb

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK DB  Db dADBCBC cABba

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ DbCB  DbbaA aaAdaDCC

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. DBCCCaBDDB

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE   CddBa aC

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. CABBaABBCC

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 3 2 60
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 11 5 55

Matematik 20 11 5 55

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 0 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

FEN BİLİMLERİ 20 9 8 45

Fen 20 9 8 45

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 9 1 90

Sosyal Bil. 10 9 1 90

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 3 4 30

İngilizce 10 3 4 30

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 0 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 0 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 2 0 100
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
*  *  M DN RMER 299 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
139,973 201,120 43 139 266 279 2124

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 10 10 6,67 33 3,77 2,63 3,79

Fen 20 4 16 -1,33 -7 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 2 8 -0,67 -7 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 28 62 7,33 8 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE abadDDcadcdBabcDdaAc

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK DacdDadAAaBCadCcABDd

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ acbBdaDcbacaBbAbacad

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. bcadCacaDc

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE bcabCaBAcd

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. CAcaDbcabC

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 1 4 20
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 10 10 50

Matematik 20 10 10 50

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 1 3 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 2 8 20

Sosyal Bil. 10 2 8 20

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
*  *  M DN RMER 299 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
139,973 201,120 43 139 266 279 2124

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 10 10 6,67 33 3,77 2,63 3,79

Fen 20 4 16 -1,33 -7 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 2 8 -0,67 -7 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 28 62 7,33 8 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE abadDDcadcdBabcDdaAc

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK DacdDadAAaBCadCcABDd

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ acbBdaDcbacaBbAbacad

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. bcadCacaDc

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE bcabCaBAcd

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. CAcaDbcabC

Cevap Anh. A CABBDABBCC
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 1 4 20
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 10 10 50

Matematik 20 10 10 50

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 1 3 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 2 8 20

Sosyal Bil. 10 2 8 20

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100
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Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 2 8 20

Sosyal Bil. 10 2 8 20

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
A SAMET KALKAN 27 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
272,423 201,120 13 23 68 68 617

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 5 9 2,00 10 3,77 2,63 3,79

Fen 20 13 6 11,00 55 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 5 5 3,33 33 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 51 32 40,33 45 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE cACcDDADBAACdADcABAB

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK acaAca BCcD  a  a Bc

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ CCDcCdDBDAca DBdBCaD

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. dbDBadCCcD

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE CDcBBabCBD

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. CdBdAaccAC

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 3 2 60
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 5 9 25

Matematik 20 5 9 25

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 0 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 1 2 25

FEN BİLİMLERİ 20 13 6 65

Fen 20 13 6 65

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 5 5 50

Sosyal Bil. 10 5 5 50

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50

İNGİLİZCE 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 2 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
A SAMET KALKAN 27 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
272,423 201,120 13 23 68 68 617

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 5 9 2,00 10 3,77 2,63 3,79

Fen 20 13 6 11,00 55 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 5 5 3,33 33 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 51 32 40,33 45 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE cACcDDADBAACdADcABAB

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK acaAca BCcD  a  a Bc

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ CCDcCdDBDAca DBdBCaD

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. dbDBadCCcD

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE CDcBBabCBD

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. CdBdAaccAC

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 3 2 60
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 5 9 25

Matematik 20 5 9 25

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 0 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 1 2 25

FEN BİLİMLERİ 20 13 6 65

Fen 20 13 6 65

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 5 5 50

Sosyal Bil. 10 5 5 50

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50

İNGİLİZCE 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 2 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AHME  KALKAN 30 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
163,567 201,120 37 95 207 212 1788

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 9 6,00 30 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 3 7 0,67 3 3,77 2,63 3,79

Fen 20 5 9 2,00 10 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 4 5 2,33 23 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 31 40 17,67 20 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE aAC Dbd BbAddADcdBAa

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK a a b C  BD  a ad d 

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ CCDbdcD  cca  dCaa  

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. BDbdaa CcD

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE CDcBBabCBD

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. CaaBdadcbC

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 9 9 45

Türkçe 20 9 9 45

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 2 3 40
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 0 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 0 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 3 7 15

Matematik 20 3 7 15

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 0 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 0 2 0

FEN BİLİMLERİ 20 5 9 25

Fen 20 5 9 25

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 0 50
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0

SOSYAL BİL. 10 4 5 40

Sosyal Bil. 10 4 5 40

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 0 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50

İNGİLİZCE 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 2 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AHME  KALKAN 30 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
163,567 201,120 37 95 207 212 1788

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 9 6,00 30 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 3 7 0,67 3 3,77 2,63 3,79

Fen 20 5 9 2,00 10 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 4 5 2,33 23 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 31 40 17,67 20 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE aAC Dbd BbAddADcdBAa

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK a a b C  BD  a ad d 

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ CCDbdcD  cca  dCaa  

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. BDbdaa CcD

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE CDcBBabCBD

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. CaaBdadcbC

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 9 9 45

Türkçe 20 9 9 45

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 2 3 40
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 0 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 0 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 3 7 15

Matematik 20 3 7 15

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 0 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 0 2 0

FEN BİLİMLERİ 20 5 9 25

Fen 20 5 9 25

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 0 50
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0

SOSYAL BİL. 10 4 5 40

Sosyal Bil. 10 4 5 40

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 0 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50

İNGİLİZCE 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 2 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AZAT ÖZGEL 53 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
121,227 201,120 53 157 290 309 2365

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 3,77 2,63 3,79

Fen 20 4 16 -1,33 -7 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 27 63 6,00 7 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE dbaccDACdAdBDADDbdcD

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK bcacabadcDaCcdCbbBab

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ caaBaccDbcbbBcbb*adC

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. bdCC*ccDcc

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE acbACdBAcd

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. abadccBcaC

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 2 3 40
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 0 4 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

FEN BİLİMLERİ 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AZAT ÖZGEL 53 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
121,227 201,120 53 157 290 309 2365

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 3,77 2,63 3,79

Fen 20 4 16 -1,33 -7 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 27 63 6,00 7 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE dbaccDACdAdBDADDbdcD

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK bcacabadcDaCcdCbbBab

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ caaBaccDbcbbBcbb*adC

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. bdCC*ccDcc

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE acbACdBAcd

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. abadccBcaC

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 2 3 40
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 0 4 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

FEN BİLİMLERİ 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN AL 45 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
239,693 201,120 17 35 95 95 880

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 8 12 4,00 20 3,77 2,63 3,79

Fen 20 13 7 10,67 53 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 7 3 6,00 60 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 48 42 34,00 38 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE bACAbDbDBdAaCAbbbcdd

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK accAaaCBCBbbbabDcDBc

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ CCcbCADBDABDaaBdaaDD

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. dDDBDCbCBb

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE CDcBBdACBc

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. daBBbcacAC

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 2 3 40
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50

FEN BİLİMLERİ 20 13 7 65

Fen 20 13 7 65

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 7 3 70

Sosyal Bil. 10 7 3 70

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50

İNGİLİZCE 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 2 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN AL 45 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
239,693 201,120 17 35 95 95 880

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 8 12 4,00 20 3,77 2,63 3,79

Fen 20 13 7 10,67 53 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 7 3 6,00 60 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 48 42 34,00 38 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE bACAbDbDBdAaCAbbbcdd

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK accAaaCBCBbbbabDcDBc

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ CCcbCADBDABDaaBdaaDD

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. dDDBDCbCBb

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE CDcBBdACBc

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. daBBbcacAC

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 2 3 40
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50

FEN BİLİMLERİ 20 13 7 65

Fen 20 13 7 65

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 7 3 70

Sosyal Bil. 10 7 3 70

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50

İNGİLİZCE 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 2 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERİTAN KURTAY 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
103,187 201,120 57 183 333 357 2630

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 5 15 0,00 0 3,77 2,63 3,79

Fen 20 6 14 1,33 7 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 22 68 -0,67 -1 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE abBdDabbbAbcDdDabbbc

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK babdDacdcDadBaCccBbb

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ aaadbdDcDdAbdaAbDbCd

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. DBdCdbaaca

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE acbbdacbDa

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. dAdccdcaCd

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 0 5 0
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 0 4 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

FEN BİLİMLERİ 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 2 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERİTAN KURTAY 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
103,187 201,120 57 183 333 357 2630

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 5 15 0,00 0 3,77 2,63 3,79

Fen 20 6 14 1,33 7 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 22 68 -0,67 -1 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE abBdDabbbAbcDdDabbbc

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK babdDacdcDadBaCccBbb

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ aaadbdDcDdAbdaAbDbCd

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. DBdCdbaaca

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE acbbdacbDa

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. dAdccdcaCd

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 0 5 0
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 0 4 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

FEN BİLİMLERİ 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 2 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERİVAN AKDAMAR 51 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
223,027 201,120 19 39 111 111 1059

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 8 12 4,00 20 3,77 2,63 3,79

Fen 20 12 8 9,33 47 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 5 5 3,33 33 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 45 45 30,00 33 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE bAabDDbDBccdaADabaAa

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK dcccbCCaCBDbbacDcDaD

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ CCDcCdDBDAcabDBCaCcb

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. dbDBadCCcD

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE CDcBBabCBD

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. CdBdAaccAC

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 2 3 40
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50

FEN BİLİMLERİ 20 12 8 60

Fen 20 12 8 60

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 5 5 50

Sosyal Bil. 10 5 5 50

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50

İNGİLİZCE 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 2 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERİVAN AKDAMAR 51 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
223,027 201,120 19 39 111 111 1059

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 8 12 4,00 20 3,77 2,63 3,79

Fen 20 12 8 9,33 47 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 5 5 3,33 33 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 45 45 30,00 33 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE bAabDDbDBccdaADabaAa

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK dcccbCCaCBDbbacDcDaD

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ CCDcCdDBDAcabDBCaCcb

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. dbDBadCCcD

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE CDcBBabCBD

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. CdBdAaccAC

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 2 3 40
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50

FEN BİLİMLERİ 20 12 8 60

Fen 20 12 8 60

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 5 5 50

Sosyal Bil. 10 5 5 50

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50

İNGİLİZCE 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 2 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA NUR OKYAR 224 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
119,293 201,120 55 161 296 316 2391

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 7 13 2,67 13 3,77 2,63 3,79

Fen 20 4 16 -1,33 -7 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 2 8 -0,67 -7 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 27 63 6,00 7 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE DAdcccAcacAbacDabdca

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK bcBdaCaadcDAbacDBDac

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ CdbadbDdcdaDbacaadDb

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. dDaBabdbac

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE CDAdBdcacD

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. dCaBdDdabC

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 2 3 40
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 7 13 35

Matematik 20 7 13 35

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50

FEN BİLİMLERİ 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 2 8 20

Sosyal Bil. 10 2 8 20

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0

İNGİLİZCE 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 1 0 100
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA NUR OKYAR 224 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
119,293 201,120 55 161 296 316 2391

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 7 13 2,67 13 3,77 2,63 3,79

Fen 20 4 16 -1,33 -7 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 2 8 -0,67 -7 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 27 63 6,00 7 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE DAdcccAcacAbacDabdca

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK bcBdaCaadcDAbacDBDac

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ CdbadbDdcdaDbacaadDb

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. dDaBabdbac

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE CDAdBdcacD

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. dCaBdDdabC

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 2 3 40
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 7 13 35

Matematik 20 7 13 35

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50

FEN BİLİMLERİ 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 2 8 20

Sosyal Bil. 10 2 8 20

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0

İNGİLİZCE 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 1 0 100
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DİNAR OKYAR 71 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
144,107 201,120 41 131 254 267 2066

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 5 15 0,00 0 3,77 2,63 3,79

Fen 20 8 12 4,00 20 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 32 58 12,67 14 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE aAcdbDdbbAcBbdDbbaAb

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK cdcdabddAcddBCabAcDd

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ DDbaaBDbbdcDcbAbcD*C

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. cadbCbcDDd

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE DBaAdBBcDC

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. adcBccBdaC

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 2 3 40
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 0 4 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DİNAR OKYAR 71 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
144,107 201,120 41 131 254 267 2066

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 5 15 0,00 0 3,77 2,63 3,79

Fen 20 8 12 4,00 20 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 32 58 12,67 14 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE aAcdbDdbbAcBbdDbbaAb

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK cdcdabddAcddBCabAcDd

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ DDbaaBDbbdcDcbAbcD*C

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. cadbCbcDDd

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE DBaAdBBcDC

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. adcBccBdaC

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 2 3 40
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 0 4 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞUKAN ÇİÇEN 75 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
292,057 201,120 9 15 50 50 470

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 11 2 10,33 52 3,77 2,63 3,79

Fen 20 11 8 8,33 42 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 10 0 10,00 100 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 53 28 43,67 49 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE dABbcDAdCAABDAaDb Ac

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK DB  D B  DBCBC DA ba

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ cDdadBD DcADcDACccCC

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. DBCCCDBDDB

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE DB*baBBcDC

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. bccaabBBdC

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 12 7 60

Türkçe 20 12 7 60

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 2 3 40
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 0 0

MATEMATİK 20 11 2 55

Matematik 20 11 2 55

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 0 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 0 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

FEN BİLİMLERİ 20 11 8 55

Fen 20 11 8 55

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 10 0 100

Sosyal Bil. 10 10 0 100

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞUKAN ÇİÇEN 75 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
292,057 201,120 9 15 50 50 470

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 11 2 10,33 52 3,77 2,63 3,79

Fen 20 11 8 8,33 42 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 10 0 10,00 100 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 53 28 43,67 49 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE dABbcDAdCAABDAaDb Ac

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK DB  D B  DBCBC DA ba

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ cDdadBD DcADcDACccCC

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. DBCCCDBDDB

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE DB*baBBcDC

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. bccaabBBdC

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 12 7 60

Türkçe 20 12 7 60

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 2 3 40
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 0 0

MATEMATİK 20 11 2 55

Matematik 20 11 2 55

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 0 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 0 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

FEN BİLİMLERİ 20 11 8 55

Fen 20 11 8 55

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 10 0 100

Sosyal Bil. 10 10 0 100

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FB B*BAİSKANOĞUZ 61 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
154,637 201,120 39 111 228 234 1920

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 0 19 -6,33 -32 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 9 11 5,33 27 3,77 2,63 3,79

Fen 20 11 9 8,00 40 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 5 4 3,67 37 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 30 58 10,67 12 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE ddadacbbaddcadabbac 

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK bBcBacabADBbaCCDAcab

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ abCdCBcDacADBDACaDab

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL.  BCbaDBcDa

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE aBacbccAcb

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. acdBacBBad

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 0 19 0

Türkçe 20 0 19 0

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 0 4 0
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 9 11 45

Matematik 20 9 11 45

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

FEN BİLİMLERİ 20 11 9 55

Fen 20 11 9 55

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 5 4 50

Sosyal Bil. 10 5 4 50

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 0 50
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FB B*BAİSKANOĞUZ 61 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
154,637 201,120 39 111 228 234 1920

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 0 19 -6,33 -32 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 9 11 5,33 27 3,77 2,63 3,79

Fen 20 11 9 8,00 40 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 5 4 3,67 37 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 30 58 10,67 12 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE ddadacbbaddcadabbac 

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK bBcBacabADBbaCCDAcab

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ abCdCBcDacADBDACaDab

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL.  BCbaDBcDa

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE aBacbccAcb

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. acdBacBBad

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 0 19 0

Türkçe 20 0 19 0

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 0 4 0
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 9 11 45

Matematik 20 9 11 45

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

FEN BİLİMLERİ 20 11 9 55

Fen 20 11 9 55

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 5 4 50

Sosyal Bil. 10 5 4 50

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 0 50
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
GS YUSUF OĞU ZGS 355 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
167,577 201,120 33 81 190 193 1728

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 7 13 2,67 13 3,77 2,63 3,79

Fen 20 8 12 4,00 20 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 1 8 -1,67 -17 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 32 57 13,00 14 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE aABcDbAddAddDAbDdCbb

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK acbdDcBAbcdC*CCbAdcd

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ bbacdBaccBADdbACDbCd

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. aaCbbcBDbd

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE bdbdb cbDb

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. adBacAcBCd

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 1 4 20
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 7 13 35

Matematik 20 7 13 35

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 0 4 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

FEN BİLİMLERİ 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 2 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 1 8 10

İngilizce 10 1 8 10

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
GS YUSUF OĞU ZGS 355 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
167,577 201,120 33 81 190 193 1728

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 7 13 2,67 13 3,77 2,63 3,79

Fen 20 8 12 4,00 20 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 1 8 -1,67 -17 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 32 57 13,00 14 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE aABcDbAddAddDAbDdCbb

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK acbdDcBAbcdC*CCbAdcd

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ bbacdBaccBADdbACDbCd

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. aaCbbcBDbd

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE bdbdb cbDb

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. adBacAcBCd

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 1 4 20
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 7 13 35

Matematik 20 7 13 35

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 0 4 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

FEN BİLİMLERİ 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 2 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 1 8 10

İngilizce 10 1 8 10

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL ALTIN 159 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
86,010 201,120 59 207 368 393 2811

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 12 3,00 15 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 2 18 -4,00 -20 3,77 2,63 3,79

Fen 20 5 15 0,00 0 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 21 68 -1,67 -2 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE acCdcaAaBcAaCADaba* 

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK dcacbdCBadabccaaaadc

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ bacDbADcccBaDadacdbb

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. caaBDddCca

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE dcbcaacaca

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. CacdAbBcbC

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 7 12 35

Türkçe 20 7 12 35

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 1 3 20
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 2 18 10

Matematik 20 2 18 10

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 0 4 0

FEN BİLİMLERİ 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 2 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0

İNGİLİZCE 10 0 10 0

İngilizce 10 0 10 0

Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 1 0 100
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL ALTIN 159 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
86,010 201,120 59 207 368 393 2811

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 12 3,00 15 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 2 18 -4,00 -20 3,77 2,63 3,79

Fen 20 5 15 0,00 0 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 21 68 -1,67 -2 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE acCdcaAaBcAaCADaba* 

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK dcacbdCBadabccaaaadc

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ bacDbADcccBaDadacdbb

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. caaBDddCca

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE dcbcaacaca

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. CacdAbBcbC

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 7 12 35

Türkçe 20 7 12 35

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 1 3 20
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 2 18 10

Matematik 20 2 18 10

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 0 4 0

FEN BİLİMLERİ 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 2 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0

İNGİLİZCE 10 0 10 0

İngilizce 10 0 10 0

Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 1 0 100
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVA KURTAY 390 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
183,573 201,120 25 65 170 171 1525

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 6 14 1,33 7 3,77 2,63 3,79

Fen 20 9 11 5,33 27 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 37 53 19,33 21 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE cAddbDcbBAACCADabdAa

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK dDadaCdabBDcdBcaBacc

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ adDDbAcdbAccaDdCdCDD

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. dDbcaabaBD

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE CaAcBabCaD

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. bCBBdacaAd

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 3 2 60
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 1 3 25

FEN BİLİMLERİ 20 9 11 45

Fen 20 9 11 45

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 2 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVA KURTAY 390 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
183,573 201,120 25 65 170 171 1525

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 6 14 1,33 7 3,77 2,63 3,79

Fen 20 9 11 5,33 27 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 37 53 19,33 21 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE cAddbDcbBAACCADabdAa

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK dDadaCdabBDcdBcaBacc

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ adDDbAcdbAccaDdCdCDD

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. dDbcaabaBD

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE CaAcBabCaD

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. bCBBdacaAd

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 3 2 60
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 1 3 25

FEN BİLİMLERİ 20 9 11 45

Fen 20 9 11 45

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 2 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İKRAM ÇAĞRI 213 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
302,383 201,120 3 7 38 38 403

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 11 2 10,33 52 3,77 2,63 3,79

Fen 20 10 9 7,00 35 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 9 1 8,67 87 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 4 1 3,67 37 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 54 20 47,33 53 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE DACdD ADB ACCbacABAB

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK Cb Ac CBCBD   DD  BD

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ CCccdAaBDAcD aBdaCDb

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. dDDBDCCCBD

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE CDcBB     

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. CbBB DBcAb

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 14 4 70

Türkçe 20 14 4 70

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 5 0 100
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 0 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 11 2 55

Matematik 20 11 2 55

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 0 50

FEN BİLİMLERİ 20 10 9 50

Fen 20 10 9 50

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 9 1 90

Sosyal Bil. 10 9 1 90

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 4 1 40

İngilizce 10 4 1 40

Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 0 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 0 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 0 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 0 0

DİN K.ve A.B. 10 6 3 60

Din K.ve A.B. 10 6 3 60

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 0 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 1 0 100
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 1 0 100
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İKRAM ÇAĞRI 213 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
302,383 201,120 3 7 38 38 403

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 11 2 10,33 52 3,77 2,63 3,79

Fen 20 10 9 7,00 35 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 9 1 8,67 87 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 4 1 3,67 37 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 54 20 47,33 53 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE DACdD ADB ACCbacABAB

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK Cb Ac CBCBD   DD  BD

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ CCccdAaBDAcD aBdaCDb

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. dDDBDCCCBD

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE CDcBB     

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. CbBB DBcAb

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 14 4 70

Türkçe 20 14 4 70

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 5 0 100
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 0 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 11 2 55

Matematik 20 11 2 55

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 0 50

FEN BİLİMLERİ 20 10 9 50

Fen 20 10 9 50

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 9 1 90

Sosyal Bil. 10 9 1 90

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 4 1 40

İngilizce 10 4 1 40

Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 0 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 0 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 0 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 0 0

DİN K.ve A.B. 10 6 3 60

Din K.ve A.B. 10 6 3 60

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 0 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 1 0 100
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 1 0 100
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KADER  ATAY 318 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
126,547 201,120 49 151 282 300 2293

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 5 15 0,00 0 3,77 2,63 3,79

Fen 20 7 13 2,67 13 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 1 9 -2,00 -20 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 26 64 4,67 5 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE aAaAaccDBcAbdccaAdAa

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK dDacbdddbBbdddDaccBD

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ aabbCdDdDdccacdCaCDD

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. cbaabbdCaa

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE CabcabcbBb

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. CCBdbadaAa

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 2 3 40
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50

FEN BİLİMLERİ 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 1 9 10

Sosyal Bil. 10 1 9 10

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0

İNGİLİZCE 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KADER  ATAY 318 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
126,547 201,120 49 151 282 300 2293

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 5 15 0,00 0 3,77 2,63 3,79

Fen 20 7 13 2,67 13 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 1 9 -2,00 -20 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 26 64 4,67 5 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE aAaAaccDBcAbdccaAdAa

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK dDacbdddbBbdddDaccBD

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ aabbCdDdDdccacdCaCDD

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. cbaabbdCaa

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE CabcabcbBb

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. CCBdbadaAa

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 2 3 40
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50

FEN BİLİMLERİ 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 1 9 10

Sosyal Bil. 10 1 9 10

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0

İNGİLİZCE 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KADRİYE DAĞDELEN 411 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
182,867 201,120 27 67 173 175 1533

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 10 10 6,67 33 3,77 2,63 3,79

Fen 20 9 11 5,33 27 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 32 58 12,67 14 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE abBbaDACbAdcbdcabCAa

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK cBbBaDcAcDBCBddcAccC

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ DDbdadcaDcAaBDAdacCC

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. acbdbDcaDB

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE addbadBcbd

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. abdcbAdcCb

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 2 3 40
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 10 10 50

Matematik 20 10 10 50

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ 20 9 11 45

Fen 20 9 11 45

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KADRİYE DAĞDELEN 411 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
182,867 201,120 27 67 173 175 1533

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 10 10 6,67 33 3,77 2,63 3,79

Fen 20 9 11 5,33 27 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 32 58 12,67 14 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE abBbaDACbAdcbdcabCAa

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK cBbBaDcAcDBCBddcAccC

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ DDbdadcaDcAaBDAdacCC

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. acbdbDcaDB

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE addbadBcbd

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. abdcbAdcCb

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 2 3 40
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 10 10 50

Matematik 20 10 10 50

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ 20 9 11 45

Fen 20 9 11 45

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE KAYMAZ 425 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
292,240 201,120 5 11 45 45 462

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 10 1 9,67 48 3,77 2,63 3,79

Fen 20 10 9 7,00 35 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 8 2 7,33 73 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 7 2 6,33 63 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 52 26 43,33 48 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE BAB cDACCAcBDAbDcbAD

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK DB  D    DBC C DA bC

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ *DaadBa DacDBDACacCC

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. DBCCCbaDDB

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE DBdA BBcDC

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. bccaacBBdC

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 14 5 70

Türkçe 20 14 5 70

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 5 0 100
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 0 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 10 1 50

Matematik 20 10 1 50

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 0 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 0 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ 20 10 9 50

Fen 20 10 9 50

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 8 2 80

Sosyal Bil. 10 8 2 80

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 7 2 70

İngilizce 10 7 2 70

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100
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Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 10 1 50

Matematik 20 10 1 50

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 0 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 0 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ 20 10 9 50

Fen 20 10 9 50

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 8 2 80

Sosyal Bil. 10 8 2 80

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 7 2 70

İngilizce 10 7 2 70

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE KAYMAZ 425 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
292,240 201,120 5 11 45 45 462

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 10 1 9,67 48 3,77 2,63 3,79

Fen 20 10 9 7,00 35 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 8 2 7,33 73 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 7 2 6,33 63 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 52 26 43,33 48 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE BAB cDACCAcBDAbDcbAD

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK DB  D    DBC C DA bC

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ *DaadBa DacDBDACacCC

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. DBCCCbaDDB

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE DBdA BBcDC

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. bccaacBBdC

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 14 5 70

Türkçe 20 14 5 70

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 5 0 100
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 0 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 10 1 50

Matematik 20 10 1 50

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 0 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 0 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ 20 10 9 50

Fen 20 10 9 50

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 8 2 80

Sosyal Bil. 10 8 2 80

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 7 2 70

İngilizce 10 7 2 70

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NALİN ÖNGÖREN 218 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
192,253 201,120 21 61 156 156 1412

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 5 15 0,00 0 3,77 2,63 3,79

Fen 20 6 14 1,33 7 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 8 2 7,33 73 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 44 46 28,67 32 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE bACADDcbBAACdADadaAB

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK abdbDaCaCcbbcBacccdD

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ CCccddcBDcaDabdaadaD

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. aDDBaCCCBD

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE CDcBBabCBD

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. CCBBcacccC

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 3 2 60
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 1 3 25

FEN BİLİMLERİ 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 8 2 80

Sosyal Bil. 10 8 2 80

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 2 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NALİN ÖNGÖREN 218 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
192,253 201,120 21 61 156 156 1412

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 5 15 0,00 0 3,77 2,63 3,79

Fen 20 6 14 1,33 7 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 8 2 7,33 73 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 44 46 28,67 32 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE bACADDcbBAACdADadaAB

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK abdbDaCaCcbbcBacccdD

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ CCccddcBDcaDabdaadaD

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. aDDBaCCCBD

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE CDcBBabCBD

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. CCBBcacccC

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 3 2 60
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 1 3 25

FEN BİLİMLERİ 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 8 2 80

Sosyal Bil. 10 8 2 80

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 2 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RESUL KAÇMAZ 203 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
273,907 201,120 11 21 65 65 605

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 10 2 9,33 47 3,77 2,63 3,79

Fen 20 9 9 6,00 30 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 9 1 8,67 87 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 50 28 40,67 45 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE dABbcD dCAA DAaDbCAD

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK DB aD B  DBC C DA b 

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ DDdadBa Dc acDACccCC

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. DBCCCDBDDd

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE DBdbaBBcDC

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. bAcaabBBdC

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 12 6 60

Türkçe 20 12 6 60

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 3 2 60
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 10 2 50

Matematik 20 10 2 50

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 0 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 9 9 45

Fen 20 9 9 45

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 9 1 90

Sosyal Bil. 10 9 1 90

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RESUL KAÇMAZ 203 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
273,907 201,120 11 21 65 65 605

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 10 2 9,33 47 3,77 2,63 3,79

Fen 20 9 9 6,00 30 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 9 1 8,67 87 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 50 28 40,67 45 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE dABbcD dCAA DAaDbCAD

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK DB aD B  DBC C DA b 

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ DDdadBa Dc acDACccCC

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. DBCCCDBDDd

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE DBdbaBBcDC

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. bAcaabBBdC

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 12 6 60

Türkçe 20 12 6 60

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 3 2 60
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 10 2 50

Matematik 20 10 2 50

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 0 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 9 9 45

Fen 20 9 9 45

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 9 1 90

Sosyal Bil. 10 9 1 90

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ROZERİN KAHRAMAN 404 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
177,947 201,120 29 69 177 179 1599

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 5 15 0,00 0 3,77 2,63 3,79

Fen 20 7 13 2,67 13 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 7 3 6,00 60 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 41 49 24,67 27 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE bACADDA*BdbadADacBdc

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK CcdbDaCdaBbbcccaacaD

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ CCDcaAbBDbcDabad**bc

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. *bDBDCbCBD

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE CDcBBaACBD

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. CdcBcDaadC

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 1 4 20
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 1 3 25

FEN BİLİMLERİ 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 7 3 70

Sosyal Bil. 10 7 3 70

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 2 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 1 0 100
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ROZERİN KAHRAMAN 404 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
177,947 201,120 29 69 177 179 1599

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 5 15 0,00 0 3,77 2,63 3,79

Fen 20 7 13 2,67 13 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 7 3 6,00 60 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 41 49 24,67 27 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE bACADDA*BdbadADacBdc

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK CcdbDaCdaBbbcccaacaD

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ CCDcaAbBDbcDabad**bc

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. *bDBDCbCBD

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE CDcBBaACBD

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. CdcBcDaadC

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 1 4 20
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 1 3 25

FEN BİLİMLERİ 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 7 3 70

Sosyal Bil. 10 7 3 70

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 2 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 1 0 100
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RUVEYDA ÇAKAR 403 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
321,390 201,120 1 1 26 26 290

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 10 2 9,33 47 3,77 2,63 3,79

Fen 20 14 6 12,00 60 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 8 0 8,00 80 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 7 0 7,00 70 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 57 16 51,67 57 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE cACdD A BAACdcDcABAB

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK Cc AD CdCBD    D  BD

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ CCccCADBDABDbaBdaCDD

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. BDD  CCCBD

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE CDA B A BD

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. CCBBb acA 

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 13 5 65

Türkçe 20 13 5 65

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 3 2 60
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 0 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 0 0 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 10 2 50

Matematik 20 10 2 50

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 0 50

FEN BİLİMLERİ 20 14 6 70

Fen 20 14 6 70

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 8 0 80

Sosyal Bil. 10 8 0 80

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 7 0 70

İngilizce 10 7 0 70

Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 0 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 0 50
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 5 3 50

Din K.ve A.B. 10 5 3 50

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 0 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RUVEYDA ÇAKAR 403 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
321,390 201,120 1 1 26 26 290

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 10 2 9,33 47 3,77 2,63 3,79

Fen 20 14 6 12,00 60 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 8 0 8,00 80 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 7 0 7,00 70 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 57 16 51,67 57 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE cACdD A BAACdcDcABAB

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK Cc AD CdCBD    D  BD

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ CCccCADBDABDbaBdaCDD

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. BDD  CCCBD

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE CDA B A BD

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. CCBBb acA 

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 13 5 65

Türkçe 20 13 5 65

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 3 2 60
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 0 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 0 0 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 10 2 50

Matematik 20 10 2 50

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 0 50

FEN BİLİMLERİ 20 14 6 70

Fen 20 14 6 70

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 8 0 80

Sosyal Bil. 10 8 0 80

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 7 0 70

İngilizce 10 7 0 70

Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 0 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 0 50
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 5 3 50

Din K.ve A.B. 10 5 3 50

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 0 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SADUN KURTAY 401 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
164,423 201,120 35 85 196 200 1765

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 7 10 3,67 18 3,77 2,63 3,79

Fen 20 7 9 4,00 20 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 1 8 -1,67 -17 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 3 6 1,00 10 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 1 8 -1,67 -17 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 27 52 9,67 11 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE abC bcAadAAaCdacABAa

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK Cc AcCd CBacc bccDBa

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ CCccdAcBDAcbDcad    

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. abcBcdab c

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE Ccbca AdBb

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. aCad bdcba

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 8 11 40

Türkçe 20 8 11 40

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 2 3 40
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 0 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 7 10 35

Matematik 20 7 10 35

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50

FEN BİLİMLERİ 20 7 9 35

Fen 20 7 9 35

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0

SOSYAL BİL. 10 1 8 10

Sosyal Bil. 10 1 8 10

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 1 0

İNGİLİZCE 10 3 6 30

İngilizce 10 3 6 30

Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 0 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 1 8 10

Din K.ve A.B. 10 1 8 10

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 0 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SADUN KURTAY 401 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
164,423 201,120 35 85 196 200 1765

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 7 10 3,67 18 3,77 2,63 3,79

Fen 20 7 9 4,00 20 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 1 8 -1,67 -17 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 3 6 1,00 10 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 1 8 -1,67 -17 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 27 52 9,67 11 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE abC bcAadAAaCdacABAa

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK Cc AcCd CBacc bccDBa

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ CCccdAcBDAcbDcad    

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. abcBcdab c

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE Ccbca AdBb

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. aCad bdcba

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 8 11 40

Türkçe 20 8 11 40

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 2 3 40
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 0 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 7 10 35

Matematik 20 7 10 35

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50

FEN BİLİMLERİ 20 7 9 35

Fen 20 7 9 35

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0

SOSYAL BİL. 10 1 8 10

Sosyal Bil. 10 1 8 10

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 1 0

İNGİLİZCE 10 3 6 30

İngilizce 10 3 6 30

Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 0 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 1 8 10

Din K.ve A.B. 10 1 8 10

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 0 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SEYRAN YAVUZ 202 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
129,373 201,120 47 147 278 296 2264

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 6 14 1,33 7 3,77 2,63 3,79

Fen 20 3 17 -2,67 -13 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 30 60 10,00 11 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE BAdbcDAdbAAabcDbAabc

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK cBaBaaabbcBaadCbABcd

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ baCabccabdAccabbabbC

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. DdCabcdbcB

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE DBCAaBaADC

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. aAaBbcaaba

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 2 3 40
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

FEN BİLİMLERİ 20 3 17 15

Fen 20 3 17 15

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 2 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SEYRAN YAVUZ 202 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
129,373 201,120 47 147 278 296 2264

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 6 14 1,33 7 3,77 2,63 3,79

Fen 20 3 17 -2,67 -13 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 30 60 10,00 11 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE BAdbcDAdbAAabcDbAabc

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK cBaBaaabbcBaadCbABcd

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ baCabccabdAccabbabbC

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. DdCabcdbcB

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE DBCAaBaADC

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. aAaBbcaaba

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 2 3 40
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

FEN BİLİMLERİ 20 3 17 15

Fen 20 3 17 15

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 2 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA ÇETİN 433 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
169,640 201,120 31 77 186 189 1705

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 5 15 0,00 0 3,77 2,63 3,79

Fen 20 6 14 1,33 7 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 6 3 5,00 50 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 38 51 21,00 23 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE aABbbbACdAcacADDACAb

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK DdcccaBcbbcCaCaDbdba

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ DadaadabDaADBcddabCd

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. DBCC DdbDd

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE DBbAdBcdDC

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. CcccacBcCC

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 3 2 60
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 1 3 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

FEN BİLİMLERİ 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 6 3 60

Sosyal Bil. 10 6 3 60

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA ÇETİN 433 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
169,640 201,120 31 77 186 189 1705

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 5 15 0,00 0 3,77 2,63 3,79

Fen 20 6 14 1,33 7 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 6 3 5,00 50 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 38 51 21,00 23 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE aABbbbACdAcacADDACAb

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK DdcccaBcbbcCaCaDbdba

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ DadaadabDaADBcddabCd

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. DBCC DdbDd

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE DBbAdBcdDC

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. CcccacBcCC

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 3 2 60
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 1 3 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

FEN BİLİMLERİ 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 6 3 60

Sosyal Bil. 10 6 3 60

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF MALGİR 560 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
121,693 201,120 51 153 286 305 2358

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 3,77 2,63 3,79

Fen 20 8 12 4,00 20 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 26 64 4,67 5 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE DbbcaDcaBdcaCADcddcd

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK dcacDCdaaaccccDDabdb

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ aCccbAadDABbDcadBaDa

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. ccDdcCaCdb

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE aDdcBCbbaa

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. dacccaBdAd

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 2 3 40
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 0 4 0

FEN BİLİMLERİ 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0

İNGİLİZCE 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 1 0 100
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF MALGİR 560 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
121,693 201,120 51 153 286 305 2358

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 3,77 2,63 3,79

Fen 20 8 12 4,00 20 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 26 64 4,67 5 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE DbbcaDcaBdcaCADcddcd

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK dcacDCdaaaccccDDabdb

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ aCccbAadDABbDcadBaDa

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. ccDdcCaCdb

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE aDdcBCbbaa

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. dacccaBdAd

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 2 3 40
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 0 4 0

FEN BİLİMLERİ 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0

İNGİLİZCE 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 1 0 100
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA KAYA 407 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
184,573 201,120 23 63 167 168 1517

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 18 -4,00 -20 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 11 9 8,00 40 3,77 2,63 3,79

Fen 20 11 9 8,00 40 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 2 8 -0,67 -7 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 34 56 15,33 17 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE bcdbabcDBbdbbdccbabd

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK CcaAbbCdCBDAdabbBDBD

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ CCaDCdcBDAaDDcBdaaDc

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. acDccabbBb

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE CDcBBacbBc

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. CbdBcadBda

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 2 18 10

Türkçe 20 2 18 10

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 0 5 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 11 9 55

Matematik 20 11 9 55

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 4 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 11 9 55

Fen 20 11 9 55

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 2 8 20

Sosyal Bil. 10 2 8 20

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50

İNGİLİZCE 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA KAYA 407 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
184,573 201,120 23 63 167 168 1517

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 18 -4,00 -20 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 11 9 8,00 40 3,77 2,63 3,79

Fen 20 11 9 8,00 40 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 2 8 -0,67 -7 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 34 56 15,33 17 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE bcdbabcDBbdbbdccbabd

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK CcaAbbCdCBDAdabbBDBD

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ CCaDCdcBDAaDDcBdaaDc

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. acDccabbBb

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE CDcBBacbBc

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. CbdBcadBda

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 2 18 10

Türkçe 20 2 18 10

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 0 5 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 11 9 55

Matematik 20 11 9 55

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 4 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 11 9 55

Fen 20 11 9 55

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 2 8 20

Sosyal Bil. 10 2 8 20

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50

İNGİLİZCE 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KİNO 418 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
240,323 201,120 15 33 93 93 876

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 9 11 5,33 27 3,77 2,63 3,79

Fen 20 5 15 0,00 0 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 6 4 4,67 47 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 7 2 6,33 63 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 50 39 37,00 41 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE BABAcDACCAABDADbcCAa

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK DBcBbDccbbadBCaDABca

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ DDbaaBccbdcbcDbdacCb

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. DBCdCbBDcd

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE DBbA BBcDC

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. CABaacBBCC

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 4 1 80
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 9 11 45

Matematik 20 9 11 45

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 3 1 75
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

FEN BİLİMLERİ 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 6 4 60

Sosyal Bil. 10 6 4 60

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 7 2 70

İngilizce 10 7 2 70

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 2 0 100
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KİNO 418 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
240,323 201,120 15 33 93 93 876

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 60 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 5,53 4,88 6,94

Matematik 20 9 11 5,33 27 3,77 2,63 3,79

Fen 20 5 15 0,00 0 4,14 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 6 4 4,67 47 3,04 2,58 3,15

İngilizce 10 7 2 6,33 63 3,30 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 1,56 1,44 2,05

Toplam: 90 50 39 37,00 41 21,34 15,33 23,60

TÜRKÇE BABAcDACCAABDADbcCAa

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK DBcBbDccbbadBCaDABca

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ DDbaaBccbdcbcDbdacCb

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. DBCdCbBDcd

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE DBbA BBcDC

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. CABaacBBCC

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 4 1 80
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 9 11 45

Matematik 20 9 11 45

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 3 1 75
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

FEN BİLİMLERİ 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 6 4 60

Sosyal Bil. 10 6 4 60

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 7 2 70

İngilizce 10 7 2 70

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 2 0 100
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULL*  KİNİÇ 165 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
152,613 201,120 29 113 231 238 1942

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 5 15 0,00 0 2,83 2,63 3,79

Fen 20 4 11 0,33 2 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 6 4 4,67 47 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 4 6 2,00 20 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 31 53 13,33 15 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE BAaAcDACdAca baDAbAD

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK adDBDacbcDabcdacdBbd

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ cbaBddbDacAacDb     

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. DBCCaccaDB

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE aBdACdBcaa

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. accBabddab

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 11 8 55

Türkçe 20 11 8 55

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 5 0 100
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 0 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

FEN BİLİMLERİ 20 4 11 20

Fen 20 4 11 20

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 0 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0

SOSYAL BİL. 10 6 4 60

Sosyal Bil. 10 6 4 60

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULL*  KİNİÇ 165 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
152,613 201,120 29 113 231 238 1942

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 5 15 0,00 0 2,83 2,63 3,79

Fen 20 4 11 0,33 2 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 6 4 4,67 47 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 4 6 2,00 20 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 31 53 13,33 15 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE BAaAcDACdAca baDAbAD

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK adDBDacbcDabcdacdBbd

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ cbaBddbDacAacDb     

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. DBCCaccaDB

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE aBdACdBcaa

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. accBabddab

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 11 8 55

Türkçe 20 11 8 55

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 5 0 100
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 0 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

FEN BİLİMLERİ 20 4 11 20

Fen 20 4 11 20

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 0 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0

SOSYAL BİL. 10 6 4 60

Sosyal Bil. 10 6 4 60

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0
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Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 5 15 0,00 0 2,83 2,63 3,79

Fen 20 4 11 0,33 2 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 6 4 4,67 47 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 4 6 2,00 20 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 31 53 13,33 15 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE BAaAcDACdAca baDAbAD

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK adDBDacbcDabcdacdBbd

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ cbaBddbDacAacDb     

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. DBCCaccaDB

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE aBdACdBcaa

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. accBabddab

Cevap Anh. A CABBDABBCC
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 11 8 55

Türkçe 20 11 8 55

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 5 0 100
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 0 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

FEN BİLİMLERİ 20 4 11 20

Fen 20 4 11 20

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 0 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0

SOSYAL BİL. 10 6 4 60

Sosyal Bil. 10 6 4 60

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULL*  KİNİÇ 165 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
152,613 201,120 29 113 231 238 1942

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 5 15 0,00 0 2,83 2,63 3,79

Fen 20 4 11 0,33 2 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 6 4 4,67 47 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 4 6 2,00 20 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 31 53 13,33 15 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE BAaAcDACdAca baDAbAD

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK adDBDacbcDabcdacdBbd

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ cbaBddbDacAacDb     

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. DBCCaccaDB

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE aBdACdBcaa

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. accBabddab

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 11 8 55

Türkçe 20 11 8 55

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 5 0 100
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 0 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

FEN BİLİMLERİ 20 4 11 20

Fen 20 4 11 20

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 0 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0

SOSYAL BİL. 10 6 4 60

Sosyal Bil. 10 6 4 60

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CEYHAN ÇOKAN 429 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
164,213 201,120 21 87 199 204 1771

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 8 12 4,00 20 2,83 2,63 3,79

Fen 20 7 13 2,67 13 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 30 60 10,00 11 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE aABdbDAdCdABDAbbcabb

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK DBccbDabdDBCdCaaddcC

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ cDaBCdbaDddcdcAaDbCb

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. DaCC*b*cbd

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE bcddbdBAba

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. dcdabbaBbd

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 1 4 20
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 2 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CEYHAN ÇOKAN 429 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
164,213 201,120 21 87 199 204 1771

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 8 12 4,00 20 2,83 2,63 3,79

Fen 20 7 13 2,67 13 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 30 60 10,00 11 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE aABdbDAdCdABDAbbcabb

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK DBccbDabdDBCdCaaddcC

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ cDaBCdbaDddcdcAaDbCb

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. DaCC*b*cbd

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE bcddbdBAba

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. dcdabbaBbd

Cevap Anh. A CABBDABBCC
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 1 4 20
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 2 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0
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Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 1 4 20
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
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Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 2 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
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Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
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Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0
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Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DEMO AY 52 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
151,653 201,120 33 117 235 243 1958

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 8 12 4,00 20 2,83 2,63 3,79

Fen 20 5 15 0,00 0 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 4 6 2,00 20 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 29 61 8,67 10 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE BAaAcDAbbAdBcAbbbCdb

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK DBadDaacbDBCaaacABcb

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ cbbaadcDDcAbBaAaccdb

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. bBaCCDaabd

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE aaCbdddbbC

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. bAaacccdaa

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 2 3 40
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

FEN BİLİMLERİ 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 4 6 40

Sosyal Bil. 10 4 6 40

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DEMO AY 52 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
151,653 201,120 33 117 235 243 1958

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 8 12 4,00 20 2,83 2,63 3,79

Fen 20 5 15 0,00 0 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 4 6 2,00 20 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 29 61 8,67 10 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE BAaAcDAbbAdBcAbbbCdb

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK DBadDaacbDBCaaacABcb

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ cbbaadcDDcAbBaAaccdb

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. bBaCCDaabd

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE aaCbdddbbC

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. bAaacccdaa

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 2 3 40
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

FEN BİLİMLERİ 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 4 6 40

Sosyal Bil. 10 4 6 40

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0
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MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DEMO AY 52 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
151,653 201,120 33 117 235 243 1958

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 8 12 4,00 20 2,83 2,63 3,79

Fen 20 5 15 0,00 0 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 4 6 2,00 20 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 29 61 8,67 10 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE BAaAcDAbbAdBcAbbbCdb

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK DBadDaacbDBCaaacABcb

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ cbbaadcDDcAbBaAaccdb

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. bBaCCDaabd

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE aaCbdddbbC

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. bAaacccdaa

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 2 3 40
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

FEN BİLİMLERİ 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 4 6 40

Sosyal Bil. 10 4 6 40

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DEMO AY 52 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
151,653 201,120 33 117 235 243 1958

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 8 12 4,00 20 2,83 2,63 3,79

Fen 20 5 15 0,00 0 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 4 6 2,00 20 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 29 61 8,67 10 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE BAaAcDAbbAdBcAbbbCdb

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK DBadDaacbDBCaaacABcb

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ cbbaadcDDcAbBaAaccdb

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. bBaCCDaabd

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE aaCbdddbbC

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. bAaacccdaa

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 2 3 40
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

FEN BİLİMLERİ 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 4 6 40

Sosyal Bil. 10 4 6 40

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ENES GÜNDÜZ 88 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
106,827 201,120 47 177 324 347 2579

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 3 7 0,67 3 2,83 2,63 3,79

Fen 20 2 8 -0,67 -3 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 17 53 -0,67 -1 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE BddbcaAadbdBDcDDcaAb

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK cababDBdAc          

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ DcaBdacabd          

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. DBCbabaabc

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE bdadacddbb

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. acBdabdaCb

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 2 3 40
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 3 7 15

Matematik 20 3 7 15

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 0 4 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 2 8 10

Fen 20 2 8 10

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 0 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 0 10 0

İngilizce 10 0 10 0

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ENES GÜNDÜZ 88 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
106,827 201,120 47 177 324 347 2579

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 3 7 0,67 3 2,83 2,63 3,79

Fen 20 2 8 -0,67 -3 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 17 53 -0,67 -1 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE BddbcaAadbdBDcDDcaAb

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK cababDBdAc          

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ DcaBdacabd          

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. DBCbabaabc

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE bdadacddbb

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. acBdabdaCb

Cevap Anh. A CABBDABBCC
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 2 3 40
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 3 7 15

Matematik 20 3 7 15

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 0 4 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 2 8 10

Fen 20 2 8 10

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 0 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 0 10 0

İngilizce 10 0 10 0

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0
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Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 2 3 40
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
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Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
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Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 3 7 15

Matematik 20 3 7 15

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 0 4 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 0 0
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Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 0 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30
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Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
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Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
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Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0
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Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 0 10 0

İngilizce 10 0 10 0

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR KASAÇ 92 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
255,337 201,120 5 29 84 84 758

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 11 8 8,33 42 2,83 2,63 3,79

Fen 20 8 12 4,00 20 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 6 4 4,67 47 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 5 3 4,00 40 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 49 38 36,33 40 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE BABAbDAdCAABDAbbbCdb

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK DBDaDbdcbDBCBC cABca

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ DaCaCBDbDacaBaddcaCd

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. DBCCaadaDB

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE DB AbBd Dd

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. acBBaABBaC

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 2 3 40
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 11 8 55

Matematik 20 11 8 55

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 3 1 75
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

FEN BİLİMLERİ 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 6 4 60

Sosyal Bil. 10 6 4 60

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 5 3 50

İngilizce 10 5 3 50

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 0 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR KASAÇ 92 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
255,337 201,120 5 29 84 84 758

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 11 8 8,33 42 2,83 2,63 3,79

Fen 20 8 12 4,00 20 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 6 4 4,67 47 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 5 3 4,00 40 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 49 38 36,33 40 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE BABAbDAdCAABDAbbbCdb

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK DBDaDbdcbDBCBC cABca

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ DaCaCBDbDacaBaddcaCd

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. DBCCaadaDB

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE DB AbBd Dd

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. acBBaABBaC

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 2 3 40
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 11 8 55

Matematik 20 11 8 55

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 3 1 75
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

FEN BİLİMLERİ 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 6 4 60

Sosyal Bil. 10 6 4 60

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 5 3 50

İngilizce 10 5 3 50

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 0 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR KASAÇ 92 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
255,337 201,120 5 29 84 84 758

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 11 8 8,33 42 2,83 2,63 3,79

Fen 20 8 12 4,00 20 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 6 4 4,67 47 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 5 3 4,00 40 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 49 38 36,33 40 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE BABAbDAdCAABDAbbbCdb

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK DBDaDbdcbDBCBC cABca

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ DaCaCBDbDacaBaddcaCd

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. DBCCaadaDB

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE DB AbBd Dd

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. acBBaABBaC

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 2 3 40
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 11 8 55

Matematik 20 11 8 55

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 3 1 75
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

FEN BİLİMLERİ 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 6 4 60

Sosyal Bil. 10 6 4 60

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 5 3 50

İngilizce 10 5 3 50

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 0 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR KASAÇ 92 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
255,337 201,120 5 29 84 84 758

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 11 8 8,33 42 2,83 2,63 3,79

Fen 20 8 12 4,00 20 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 6 4 4,67 47 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 5 3 4,00 40 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 49 38 36,33 40 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE BABAbDAdCAABDAbbbCdb

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK DBDaDbdcbDBCBC cABca

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ DaCaCBDbDacaBaddcaCd

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. DBCCaadaDB

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE DB AbBd Dd

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. acBBaABBaC

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 2 3 40
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 11 8 55

Matematik 20 11 8 55

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 3 1 75
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

FEN BİLİMLERİ 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 6 4 60

Sosyal Bil. 10 6 4 60

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 5 3 50

İngilizce 10 5 3 50

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 0 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EVİN AKIN 118 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
197,080 201,120 9 51 144 144 1352

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 8 12 4,00 20 2,83 2,63 3,79

Fen 20 5 15 0,00 0 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 8 2 7,33 73 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 43 47 27,33 30 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE bACcDbAcBAAdCADcABdc

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK dccdaCCdCBDcddDbacBD

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ CCaDaAbcadaabcBadbcb

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. BDDBbCbCBD

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE dDAdabcbda

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. CCBBbDBBcC

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 2 3 40
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50

FEN BİLİMLERİ 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 2 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 8 2 80

Sosyal Bil. 10 8 2 80

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 1 0 100
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 1 0 100
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EVİN AKIN 118 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
197,080 201,120 9 51 144 144 1352

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 8 12 4,00 20 2,83 2,63 3,79

Fen 20 5 15 0,00 0 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 8 2 7,33 73 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 43 47 27,33 30 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE bACcDbAcBAAdCADcABdc

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK dccdaCCdCBDcddDbacBD

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ CCaDaAbcadaabcBadbcb

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. BDDBbCbCBD

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE dDAdabcbda

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. CCBBbDBBcC

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 2 3 40
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50

FEN BİLİMLERİ 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 2 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 8 2 80

Sosyal Bil. 10 8 2 80

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 1 0 100
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 1 0 100
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EVİN AKIN 118 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
197,080 201,120 9 51 144 144 1352
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Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 8 12 4,00 20 2,83 2,63 3,79

Fen 20 5 15 0,00 0 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 8 2 7,33 73 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 43 47 27,33 30 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE bACcDbAcBAAdCADcABdc

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK dccdaCCdCBDcddDbacBD

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ CCaDaAbcadaabcBadbcb

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. BDDBbCbCBD

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE dDAdabcbda

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. CCBBbDBBcC

Cevap Anh. B CCBBADBBAC
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 2 3 40
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50

FEN BİLİMLERİ 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 2 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 8 2 80

Sosyal Bil. 10 8 2 80

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 1 0 100
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 1 0 100
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100
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Cevap Anh. B BDDBDCCCBD
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DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 2 3 40
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50

FEN BİLİMLERİ 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 2 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 8 2 80

Sosyal Bil. 10 8 2 80

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 1 0 100
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 1 0 100
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EYLEM ÖZTEP 124 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
143,330 201,120 41 133 256 269 2081

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 5 14 0,33 2 2,83 2,63 3,79

Fen 20 6 14 1,33 7 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 31 58 11,67 13 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE BdcbbbACbAdcDADcAaAb

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK ac aDDcAcbddBbaacBbd

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ DcCcdBabacbDBacCacad

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. DdabbDcbaB

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE adacbacdbC

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. CcBBaABdCC

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 3 2 60
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 5 14 25

Matematik 20 5 14 25

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 0 3 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

FEN BİLİMLERİ 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100
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Öğrenci Numara Sınıf
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Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
143,330 201,120 41 133 256 269 2081

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938
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Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 5 14 0,33 2 2,83 2,63 3,79

Fen 20 6 14 1,33 7 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 31 58 11,67 13 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE BdcbbbACbAdcDADcAaAb

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK ac aDDcAcbddBbaacBbd

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ DcCcdBabacbDBacCacad

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. DdabbDcbaB

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE adacbacdbC

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. CcBBaABdCC

Cevap Anh. A CABBDABBCC
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 3 2 60
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 5 14 25

Matematik 20 5 14 25

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 0 3 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

FEN BİLİMLERİ 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100
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TÜRKÇE 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 3 2 60
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 5 14 25

Matematik 20 5 14 25

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 0 3 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

FEN BİLİMLERİ 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EYLEM ÖZTEP 124 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
143,330 201,120 41 133 256 269 2081

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 5 14 0,33 2 2,83 2,63 3,79

Fen 20 6 14 1,33 7 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 31 58 11,67 13 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE BdcbbbACbAdcDADcAaAb

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK ac aDDcAcbddBbaacBbd

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ DcCcdBabacbDBacCacad

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. DdabbDcbaB

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE adacbacdbC

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. CcBBaABdCC

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 3 2 60
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 5 14 25

Matematik 20 5 14 25

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 0 3 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

FEN BİLİMLERİ 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EYYÜP E*NN 139 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
95,033 201,120 55 199 354 379 2741

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 6 12 2,00 10 2,83 2,63 3,79

Fen 20 5 15 0,00 0 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 0 10 -3,33 -33 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 18 70 -5,33 -6 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE acdAcbcadcAbCdcDbaca

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK acBdaCbdCB b* cDacaD

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ adbbadcBc*dcacaCBCcD

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. acbdbadadb

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE abbddaAbca

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. ddaBcacdAb

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 4 16 20

Türkçe 20 4 16 20

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 1 4 20
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 6 12 30

Matematik 20 6 12 30

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 1 3 25

FEN BİLİMLERİ 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 0 10 0

Sosyal Bil. 10 0 10 0

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0

İNGİLİZCE 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EYYÜP E*NN 139 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
95,033 201,120 55 199 354 379 2741

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 6 12 2,00 10 2,83 2,63 3,79

Fen 20 5 15 0,00 0 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 0 10 -3,33 -33 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 18 70 -5,33 -6 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE acdAcbcadcAbCdcDbaca

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK acBdaCbdCB b* cDacaD

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ adbbadcBc*dcacaCBCcD

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. acbdbadadb

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE abbddaAbca

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. ddaBcacdAb

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 4 16 20

Türkçe 20 4 16 20

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 1 4 20
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 6 12 30

Matematik 20 6 12 30

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 1 3 25

FEN BİLİMLERİ 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 0 10 0

Sosyal Bil. 10 0 10 0

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0

İNGİLİZCE 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FİKRİYE BULUT 10 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
150,333 201,120 37 121 239 247 1977

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 8 12 4,00 20 2,83 2,63 3,79

Fen 20 7 13 2,67 13 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 28 62 7,33 8 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE bAacDbbcBcACdcacABba

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK CcddaaCdCBDdbaDbccBD

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ bCbDaAcdcddDbadCBacD

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. dbcdbdCCaD

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE aabBabddcb

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. CbBabbadcd

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 1 4 20
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50

FEN BİLİMLERİ 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 2 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50

İNGİLİZCE 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FİKRİYE BULUT 10 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
150,333 201,120 37 121 239 247 1977

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 8 12 4,00 20 2,83 2,63 3,79

Fen 20 7 13 2,67 13 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 28 62 7,33 8 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE bAacDbbcBcACdcacABba

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK CcddaaCdCBDdbaDbccBD

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ bCbDaAcdcddDbadCBacD

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. dbcdbdCCaD

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE aabBabddcb

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. CbBabbadcd

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 1 4 20
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50

FEN BİLİMLERİ 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 2 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50

İNGİLİZCE 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FİKRİYE BULUT 10 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
150,333 201,120 37 121 239 247 1977

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 8 12 4,00 20 2,83 2,63 3,79

Fen 20 7 13 2,67 13 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 28 62 7,33 8 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE bAacDbbcBcACdcacABba

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK CcddaaCdCBDdbaDbccBD

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ bCbDaAcdcddDbadCBacD

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. dbcdbdCCaD

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE aabBabddcb

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. CbBabbadcd

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 1 4 20
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50

FEN BİLİMLERİ 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 2 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50

İNGİLİZCE 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FİKRİYE BULUT 10 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
150,333 201,120 37 121 239 247 1977

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 8 12 4,00 20 2,83 2,63 3,79

Fen 20 7 13 2,67 13 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 28 62 7,33 8 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE bAacDbbcBcACdcacABba

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK CcddaaCdCBDdbaDbccBD

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ bCbDaAcdcddDbadCBacD

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. dbcdbdCCaD

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE aabBabddcb

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. CbBabbadcd

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 1 4 20
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50

FEN BİLİMLERİ 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 2 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50

İNGİLİZCE 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
GÖRKEM ARSLAN 141 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
83,440 201,120 61 209 370 395 2825

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 2,83 2,63 3,79

Fen 20 3 17 -2,67 -13 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 2 8 -0,67 -7 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 19 71 -4,67 -5 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE cbCADabcaAbadAbcABda

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK abcbbbaddaDb*aDbdDBc

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ daacabc*bcaDaDB*adbb

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. dacBaabbBb

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE dbcBdCbdac

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. bbcBdadcca

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 0 5 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50

FEN BİLİMLERİ 20 3 17 15

Fen 20 3 17 15

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 2 8 20

Sosyal Bil. 10 2 8 20

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50

İNGİLİZCE 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
GÖRKEM ARSLAN 141 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
83,440 201,120 61 209 370 395 2825

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 2,83 2,63 3,79

Fen 20 3 17 -2,67 -13 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 2 8 -0,67 -7 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 19 71 -4,67 -5 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE cbCADabcaAbadAbcABda

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK abcbbbaddaDb*aDbdDBc

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ daacabc*bcaDaDB*adbb

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. dacBaabbBb

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE dbcBdCbdac

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. bbcBdadcca

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 0 5 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50

FEN BİLİMLERİ 20 3 17 15

Fen 20 3 17 15

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 2 8 20

Sosyal Bil. 10 2 8 20

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50

İNGİLİZCE 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
GÖRKEM ARSLAN 141 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
83,440 201,120 61 209 370 395 2825

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 2,83 2,63 3,79

Fen 20 3 17 -2,67 -13 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 2 8 -0,67 -7 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 19 71 -4,67 -5 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE cbCADabcaAbadAbcABda

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK abcbbbaddaDb*aDbdDBc

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ daacabc*bcaDaDB*adbb

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. dacBaabbBb

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE dbcBdCbdac

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. bbcBdadcca

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 0 5 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50

FEN BİLİMLERİ 20 3 17 15

Fen 20 3 17 15

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 2 8 20

Sosyal Bil. 10 2 8 20

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50

İNGİLİZCE 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
GÖRKEM ARSLAN 141 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
83,440 201,120 61 209 370 395 2825

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 2,83 2,63 3,79

Fen 20 3 17 -2,67 -13 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 2 8 -0,67 -7 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 19 71 -4,67 -5 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE cbCADabcaAbadAbcABda

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK abcbbbaddaDb*aDbdDBc

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ daacabc*bcaDaDB*adbb

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. dacBaabbBb

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE dbcBdCbdac

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. bbcBdadcca

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 0 5 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50

FEN BİLİMLERİ 20 3 17 15

Fen 20 3 17 15

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 2 8 20

Sosyal Bil. 10 2 8 20

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50

İNGİLİZCE 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM KAHRAMA N 161 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
126,920 201,120 45 149 280 298 2291

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 2,83 2,63 3,79

Fen 20 8 12 4,00 20 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 2 8 -0,67 -7 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 25 65 3,33 4 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE DcbAaDAadcAbdAcDdcAa

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK dDccbadBaabddcaaBbBc

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ CCcDabaBaAccabBadCDb

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. dcadbdCbBc

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE baAcdbcbda

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. bCBddbdddb

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 2 3 40
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50

FEN BİLİMLERİ 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 2 8 20

Sosyal Bil. 10 2 8 20

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50

İNGİLİZCE 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM KAHRAMA N 161 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
126,920 201,120 45 149 280 298 2291

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 2,83 2,63 3,79

Fen 20 8 12 4,00 20 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 2 8 -0,67 -7 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 25 65 3,33 4 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE DcbAaDAadcAbdAcDdcAa

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK dDccbadBaabddcaaBbBc

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ CCcDabaBaAccabBadCDb

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. dcadbdCbBc

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE baAcdbcbda

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. bCBddbdddb

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 2 3 40
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50

FEN BİLİMLERİ 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 2 8 20

Sosyal Bil. 10 2 8 20

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50

İNGİLİZCE 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HELİNAACAR 245 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
101,107 201,120 51 189 341 365 2659

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 2,83 2,63 3,79

Fen 20 2 10 -1,33 -7 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 5 5 3,33 33 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 3 7 0,67 7 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 24 58 4,67 5 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE BbaAcaACbbcdaAcbdbAb

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK bBbacbaddbcaaCaDcdDa

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ DcbaadDcaabc        

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. bcCCbDdDDd

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE cdCbbcBbDb

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. aAddccaBCC

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 3 2 60
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 1 3 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ 20 2 10 10

Fen 20 2 10 10

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 0 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0

SOSYAL BİL. 10 5 5 50

Sosyal Bil. 10 5 5 50

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100
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Matematik 20 4 16 -1,33 -7 2,83 2,63 3,79
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Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,08 1,44 2,05
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SOSYAL BİL. bcCCbDdDDd
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 3 2 60
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 1 3 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ 20 2 10 10

Fen 20 2 10 10

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 0 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0

SOSYAL BİL. 10 5 5 50

Sosyal Bil. 10 5 5 50

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100
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Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ 20 2 10 10

Fen 20 2 10 10

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 0 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0

SOSYAL BİL. 10 5 5 50

Sosyal Bil. 10 5 5 50

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HELİNAACAR 245 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
101,107 201,120 51 189 341 365 2659

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 2,83 2,63 3,79

Fen 20 2 10 -1,33 -7 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 5 5 3,33 33 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 3 7 0,67 7 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 24 58 4,67 5 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE BbaAcaACbbcdaAcbdbAb

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK bBbacbaddbcaaCaDcdDa

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ DcbaadDcaabc        

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. bcCCbDdDDd

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE cdCbbcBbDb

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. aAddccaBCC

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 3 2 60
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 1 3 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ 20 2 10 10

Fen 20 2 10 10

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 0 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0

SOSYAL BİL. 10 5 5 50

Sosyal Bil. 10 5 5 50

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HİLALKAHRAMAN 424 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
196,780 201,120 13 55 149 149 1360

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 8 12 4,00 20 2,83 2,63 3,79

Fen 20 7 13 2,67 13 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 2 6 0,00 0 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 36 52 18,67 21 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE cABAbDACCAAdDccDAdbD

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK bBbcaDcbADaCaCdDbcaC

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ cDdaaccDbacbdbACDaCC

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. DaCadbBcad

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE aBaAbccd  

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. dcBaacBaCd

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 3 2 60
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 1 3 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 2 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 2 6 20

İngilizce 10 2 6 20

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0

DİN K.ve A.B. 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HİLALKAHRAMAN 424 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
196,780 201,120 13 55 149 149 1360

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 8 12 4,00 20 2,83 2,63 3,79

Fen 20 7 13 2,67 13 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 2 6 0,00 0 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 36 52 18,67 21 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE cABAbDACCAAdDccDAdbD

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK bBbcaDcbADaCaCdDbcaC

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ cDdaaccDbacbdbACDaCC

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. DaCadbBcad

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE aBaAbccd  

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. dcBaacBaCd

Cevap Anh. A CABBDABBCC
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 3 2 60
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 1 3 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 2 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 2 6 20

İngilizce 10 2 6 20

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0

DİN K.ve A.B. 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0
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% Ort. Ort. Ort.
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Fen 20 7 13 2,67 13 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 2 6 0,00 0 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 36 52 18,67 21 12,67 15,33 23,60
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Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE aBaAbccd  
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 3 2 60
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 1 3 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 2 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 2 6 20

İngilizce 10 2 6 20

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0

DİN K.ve A.B. 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0
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Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 2 6 20

İngilizce 10 2 6 20

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0

DİN K.ve A.B. 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL ZEBİH GÜMÜŞ 350 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
94,997 201,120 57 201 356 381 2743

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 14 0,33 2 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 5 15 0,00 0 2,83 2,63 3,79

Fen 20 4 16 -1,33 -7 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 22 67 -0,33 -0 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE DbddaDA accadbbDAdbc

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK acBbaCddCBbbdaabcacD

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ bdDcadcBbABcacddabca

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. acbaDCCddc

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE dcAaabcCdc

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. CdcBAaacbd

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 5 14 25

Türkçe 20 5 14 25

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 1 4 20
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 0 0 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 1 3 25

FEN BİLİMLERİ 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0

İNGİLİZCE 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 5 14 25

Türkçe 20 5 14 25

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 1 4 20
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 0 0 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 1 3 25

FEN BİLİMLERİ 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0

İNGİLİZCE 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
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Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
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Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 0 0 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
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MATEMATİK 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 1 3 25

FEN BİLİMLERİ 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0

İNGİLİZCE 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL ZEBİH GÜMÜŞ 350 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
94,997 201,120 57 201 356 381 2743

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 14 0,33 2 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 5 15 0,00 0 2,83 2,63 3,79

Fen 20 4 16 -1,33 -7 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 22 67 -0,33 -0 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE DbddaDA accadbbDAdbc

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK acBbaCddCBbbdaabcacD

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ bdDcadcBbABcacddabca

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. acbaDCCddc

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE dcAaabcCdc

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. CdcBAaacbd

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 5 14 25

Türkçe 20 5 14 25

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 1 4 20
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 0 0 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 1 3 25

FEN BİLİMLERİ 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0

İNGİLİZCE 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA DONAR 268 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
155,330 201,120 25 105 220 226 1899

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 13 1,67 8 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 9 11 5,33 27 2,83 2,63 3,79

Fen 20 5 15 0,00 0 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 5 5 3,33 33 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 5 5 3,33 33 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 32 57 13,00 14 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE DbCb DcDaccabAbaAcba

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK dDcbDCaBCcDAdaDcdaBc

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ adbadbDBacBaDbaCcabc

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. cDaBadCaBD

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE CbAdBCAbdb

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. adaBcbdaAb

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 6 13 30

Türkçe 20 6 13 30

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 1 4 20
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 0 0
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 9 11 45

Matematik 20 9 11 45

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 1 3 25

FEN BİLİMLERİ 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 5 5 50

Sosyal Bil. 10 5 5 50

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA DONAR 268 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
155,330 201,120 25 105 220 226 1899

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 13 1,67 8 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 9 11 5,33 27 2,83 2,63 3,79

Fen 20 5 15 0,00 0 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 5 5 3,33 33 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 5 5 3,33 33 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 32 57 13,00 14 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE DbCb DcDaccabAbaAcba
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MATEMATİK dDcbDCaBCcDAdaDcdaBc
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FEN BİLİMLERİ adbadbDBacBaDbaCcabc

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. cDaBadCaBD

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE CbAdBCAbdb

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. adaBcbdaAb

Cevap Anh. B CCBBADBBAC
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 6 13 30

Türkçe 20 6 13 30

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 1 4 20
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 0 0
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 9 11 45

Matematik 20 9 11 45

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 1 3 25

FEN BİLİMLERİ 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 5 5 50

Sosyal Bil. 10 5 5 50

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
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Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NURŞİNASLAN 395 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
172,543 201,120 17 71 179 181 1665

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 8 11 4,33 22 2,83 2,63 3,79

Fen 20 5 15 0,00 0 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 5 5 3,33 33 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 3 7 0,67 7 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 35 54 17,00 19 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE DbdADDdcacAbCAacABAc

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK dDabDCdcCaDc daccDBD

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ CdDaaccdbAcbDbaCdacc

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. cDDBbdaCaD

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE CaddBadaBa

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. CbBBbaaBcd

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 3 2 60
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 8 11 40

Matematik 20 8 11 40

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 3 1 75

FEN BİLİMLERİ 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 5 5 50

Sosyal Bil. 10 5 5 50

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50

İNGİLİZCE 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NURŞİNASLAN 395 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
172,543 201,120 17 71 179 181 1665

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 8 11 4,33 22 2,83 2,63 3,79

Fen 20 5 15 0,00 0 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 5 5 3,33 33 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 3 7 0,67 7 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 35 54 17,00 19 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE DbdADDdcacAbCAacABAc

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK dDabDCdcCaDc daccDBD

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ CdDaaccdbAcbDbaCdacc

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. cDDBbdaCaD

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE CaddBadaBa

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. CbBBbaaBcd

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 3 2 60
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 8 11 40

Matematik 20 8 11 40

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 3 1 75

FEN BİLİMLERİ 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 5 5 50

Sosyal Bil. 10 5 5 50

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50

İNGİLİZCE 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
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Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 8 11 4,33 22 2,83 2,63 3,79

Fen 20 5 15 0,00 0 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 5 5 3,33 33 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 3 7 0,67 7 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 35 54 17,00 19 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE DbdADDdcacAbCAacABAc

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK dDabDCdcCaDc daccDBD

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ CdDaaccdbAcbDbaCdacc

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. cDDBbdaCaD

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE CaddBadaBa

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. CbBBbaaBcd

Cevap Anh. B CCBBADBBAC
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 3 2 60
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 8 11 40

Matematik 20 8 11 40

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 3 1 75

FEN BİLİMLERİ 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 5 5 50

Sosyal Bil. 10 5 5 50

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50

İNGİLİZCE 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NURŞİNASLAN 395 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
172,543 201,120 17 71 179 181 1665

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 8 11 4,33 22 2,83 2,63 3,79

Fen 20 5 15 0,00 0 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 5 5 3,33 33 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 3 7 0,67 7 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 35 54 17,00 19 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE DbdADDdcacAbCAacABAc

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK dDabDCdcCaDc daccDBD

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ CdDaaccdbAcbDbaCdacc

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. cDDBbdaCaD

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE CaddBadaBa

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. CbBBbaaBcd

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 3 2 60
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 8 11 40

Matematik 20 8 11 40

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 3 1 75

FEN BİLİMLERİ 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 5 5 50

Sosyal Bil. 10 5 5 50

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50

İNGİLİZCE 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AY 320 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
286,033 201,120 1 17 52 52 511

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 11 7 8,67 43 2,83 2,63 3,79

Fen 20 12 8 9,33 47 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 6 4 4,67 47 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 5 5 3,33 33 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 53 35 41,33 46 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE BAaAcDACCAABDAbbbCdb

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK DBDaDbdcbDBCBC cABc 

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ DDCdCBDbbccDBDdCaaCC

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. DBCbabBDDc

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE aBadCBdAaC

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. CcBaaABBbC

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 3 2 60
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 11 7 55

Matematik 20 11 7 55

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 3 1 75
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 12 8 60

Fen 20 12 8 60

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 6 4 60

Sosyal Bil. 10 6 4 60

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AY 320 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
286,033 201,120 1 17 52 52 511

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 11 7 8,67 43 2,83 2,63 3,79

Fen 20 12 8 9,33 47 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 6 4 4,67 47 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 5 5 3,33 33 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 53 35 41,33 46 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE BAaAcDACCAABDAbbbCdb

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK DBDaDbdcbDBCBC cABc 

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ DDCdCBDbbccDBDdCaaCC

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. DBCbabBDDc

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE aBadCBdAaC

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. CcBaaABBbC

Cevap Anh. A CABBDABBCC
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 3 2 60
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 11 7 55

Matematik 20 11 7 55

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 3 1 75
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 12 8 60

Fen 20 12 8 60

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 6 4 60

Sosyal Bil. 10 6 4 60

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AY 320 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
286,033 201,120 1 17 52 52 511

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 11 7 8,67 43 2,83 2,63 3,79

Fen 20 12 8 9,33 47 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 6 4 4,67 47 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 5 5 3,33 33 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 53 35 41,33 46 12,67 15,33 23,60

TÜRKÇE BAaAcDACCAABDAbbbCdb

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK DBDaDbdcbDBCBC cABc 

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ DDCdCBDbbccDBDdCaaCC

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. DBCbabBDDc

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE aBadCBdAaC

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. CcBaaABBbC

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 3 2 60
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 11 7 55

Matematik 20 11 7 55

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 3 1 75
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 12 8 60

Fen 20 12 8 60

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 6 4 60

Sosyal Bil. 10 6 4 60

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100
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Türkçe 20 13 7 10,67 53 5,31 4,88 6,94

Matematik 20 11 7 8,67 43 2,83 2,63 3,79

Fen 20 12 8 9,33 47 1,19 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 6 4 4,67 47 2,17 2,58 3,15

İngilizce 10 5 5 3,33 33 0,08 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 1,08 1,44 2,05

Toplam: 90 53 35 41,33 46 12,67 15,33 23,60
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SOSYAL BİL. DBCbabBDDc
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 3 2 60
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 11 7 55

Matematik 20 11 7 55

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 3 1 75
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 12 8 60

Fen 20 12 8 60

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 6 4 60

Sosyal Bil. 10 6 4 60

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULKERİMŞEHMUS 16 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
80,763 201,120 63 217 379 404 2851

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 17 -2,67 -13 4,55 4,88 6,94

Matematik 20 5 15 0,00 0 2,31 2,63 3,79

Fen 20 3 17 -2,67 -13 2,83 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 4 6 2,00 20 2,37 2,58 3,15

İngilizce 10 3 6 1,00 10 0,84 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,45 1,44 2,05

Toplam: 90 22 67 -0,33 -0 14,25 15,33 23,60

TÜRKÇE acacaDcbabbcDAbbddcb

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK bBaBbaaccbcdBddcbBbC

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ acbdaBcbbadcBcbbaaCd

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. bBadCbBcDa

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE DcbAdddA* 

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. aABBbcdaCb

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 3 17 15

Türkçe 20 3 17 15

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 0 5 0
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ 20 3 17 15

Fen 20 3 17 15

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 4 6 40

Sosyal Bil. 10 4 6 40

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 3 6 30

İngilizce 10 3 6 30

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0

DİN K.ve A.B. 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 2 0 100
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULKERİMŞEHMUS 16 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
80,763 201,120 63 217 379 404 2851

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 17 -2,67 -13 4,55 4,88 6,94

Matematik 20 5 15 0,00 0 2,31 2,63 3,79

Fen 20 3 17 -2,67 -13 2,83 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 4 6 2,00 20 2,37 2,58 3,15

İngilizce 10 3 6 1,00 10 0,84 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,45 1,44 2,05

Toplam: 90 22 67 -0,33 -0 14,25 15,33 23,60

TÜRKÇE acacaDcbabbcDAbbddcb

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK bBaBbaaccbcdBddcbBbC

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ acbdaBcbbadcBcbbaaCd

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. bBadCbBcDa

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE DcbAdddA* 

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. aABBbcdaCb

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 3 17 15

Türkçe 20 3 17 15

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 0 5 0
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ 20 3 17 15

Fen 20 3 17 15

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 4 6 40

Sosyal Bil. 10 4 6 40

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 3 6 30

İngilizce 10 3 6 30

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0

DİN K.ve A.B. 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 2 0 100
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ DEMİRCAN 40 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
101,680 201,120 53 185 336 360 2644

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 4,55 4,88 6,94

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 2,31 2,63 3,79

Fen 20 4 16 -1,33 -7 2,83 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 5 5 3,33 33 2,37 2,58 3,15

İngilizce 10 4 6 2,00 20 0,84 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,45 1,44 2,05

Toplam: 90 26 64 4,67 5 14,25 15,33 23,60

TÜRKÇE BdBdDacbCbAdcbbadCba

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK acDcDbacdacdadCb*dbC

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ cDbabdaacdbaabACDcba

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. DBaCbcBDac

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE bdCACBadcb

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. accBDcadCd

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 1 4 20
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 1 3 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 2 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 5 5 50

Sosyal Bil. 10 5 5 50

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ DEMİRCAN 40 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
101,680 201,120 53 185 336 360 2644

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 4,55 4,88 6,94

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 2,31 2,63 3,79

Fen 20 4 16 -1,33 -7 2,83 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 5 5 3,33 33 2,37 2,58 3,15

İngilizce 10 4 6 2,00 20 0,84 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,45 1,44 2,05

Toplam: 90 26 64 4,67 5 14,25 15,33 23,60

TÜRKÇE BdBdDacbCbAdcbbadCba

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK acDcDbacdacdadCb*dbC

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ cDbabdaacdbaabACDcba

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. DBaCbcBDac

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE bdCACBadcb

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. accBDcadCd

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 1 4 20
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 1 3 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 2 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 5 5 50

Sosyal Bil. 10 5 5 50

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BEYTULLAH 435 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
107,393 201,120 49 175 322 345 2572

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 18 -4,00 -20 4,55 4,88 6,94

Matematik 20 2 8 -0,67 -3 2,31 2,63 3,79

Fen 20 9 11 5,33 27 2,83 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 2 8 -0,67 -7 2,37 2,58 3,15

İngilizce 10 4 6 2,00 20 0,84 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,45 1,44 2,05

Toplam: 90 21 59 1,33 1 14,25 15,33 23,60

TÜRKÇE abacDcbbdccadcDababc

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK bcBAcabcad          

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ CaaDCbDaaAdcDDadaCaD

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. BccdcCabca

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE bbAcBaAdBa

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. bddBcacdAb

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 2 18 10

Türkçe 20 2 18 10

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 0 5 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 2 8 10

Matematik 20 2 8 10

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 9 11 45

Fen 20 9 11 45

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 2 8 20

Sosyal Bil. 10 2 8 20

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0

İNGİLİZCE 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BEYTULLAH 435 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
107,393 201,120 49 175 322 345 2572

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 18 -4,00 -20 4,55 4,88 6,94

Matematik 20 2 8 -0,67 -3 2,31 2,63 3,79

Fen 20 9 11 5,33 27 2,83 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 2 8 -0,67 -7 2,37 2,58 3,15

İngilizce 10 4 6 2,00 20 0,84 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,45 1,44 2,05

Toplam: 90 21 59 1,33 1 14,25 15,33 23,60

TÜRKÇE abacDcbbdccadcDababc

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK bcBAcabcad          

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ CaaDCbDaaAdcDDadaCaD

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. BccdcCabca

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE bbAcBaAdBa

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. bddBcacdAb

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 2 18 10

Türkçe 20 2 18 10

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 0 5 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 2 8 10

Matematik 20 2 8 10

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 9 11 45

Fen 20 9 11 45

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 2 8 20

Sosyal Bil. 10 2 8 20

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0

İNGİLİZCE 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA ARTOP* B 114 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
117,973 201,120 43 165 301 322 2411

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 4,55 4,88 6,94

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 2,31 2,63 3,79

Fen 20 10 10 6,67 33 2,83 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 1 9 -2,00 -20 2,37 2,58 3,15

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,84 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,45 1,44 2,05

Toplam: 90 24 66 2,00 2 14,25 15,33 23,60

TÜRKÇE cAcdbaAdacdBbdaDcaba

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK aBcdDcdbdaadaCCabacd

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ DaCBacbDDcADcDACcabd

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. bdaadbcaDa

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE acbcaBcdaC

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. CdBcadcabC

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 4 16 20

Türkçe 20 4 16 20

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 1 4 20
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 1 3 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

FEN BİLİMLERİ 20 10 10 50

Fen 20 10 10 50

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 1 9 10

Sosyal Bil. 10 1 9 10

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA ARTOP* B 114 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
117,973 201,120 43 165 301 322 2411

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 4,55 4,88 6,94

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 2,31 2,63 3,79

Fen 20 10 10 6,67 33 2,83 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 1 9 -2,00 -20 2,37 2,58 3,15

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,84 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,45 1,44 2,05

Toplam: 90 24 66 2,00 2 14,25 15,33 23,60

TÜRKÇE cAcdbaAdacdBbdaDcaba

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK aBcdDcdbdaadaCCabacd

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ DaCBacbDDcADcDACcabd

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. bdaadbcaDa

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE acbcaBcdaC

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. CdBcadcabC

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 4 16 20

Türkçe 20 4 16 20

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 1 4 20
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 1 3 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

FEN BİLİMLERİ 20 10 10 50

Fen 20 10 10 50

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 1 9 10

Sosyal Bil. 10 1 9 10

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DİLOVAN GÖKÇEN 166 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
294,400 201,120 3 9 43 43 450

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 4,55 4,88 6,94

Matematik 20 13 7 10,67 53 2,31 2,63 3,79

Fen 20 11 9 8,00 40 2,83 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 9 1 8,67 87 2,37 2,58 3,15

İngilizce 10 5 5 3,33 33 0,84 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,45 1,44 2,05

Toplam: 90 55 35 43,33 48 14,25 15,33 23,60

TÜRKÇE dABbDDAdCAbBcAbbACAD

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK DBccabddADBCBCCDABbC

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ cbddaBaDDaADBcACaDCC

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. DBCCCDdDDB

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE DBacbBabDC

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. CcBacbaBbC

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 3 2 60
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 13 7 65

Matematik 20 13 7 65

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ 20 11 9 55

Fen 20 11 9 55

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 9 1 90

Sosyal Bil. 10 9 1 90

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DİLOVAN GÖKÇEN 166 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
294,400 201,120 3 9 43 43 450

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 4,55 4,88 6,94

Matematik 20 13 7 10,67 53 2,31 2,63 3,79

Fen 20 11 9 8,00 40 2,83 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 9 1 8,67 87 2,37 2,58 3,15

İngilizce 10 5 5 3,33 33 0,84 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,45 1,44 2,05

Toplam: 90 55 35 43,33 48 14,25 15,33 23,60

TÜRKÇE dABbDDAdCAbBcAbbACAD

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK DBccabddADBCBCCDABbC

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ cbddaBaDDaADBcACaDCC

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. DBCCCDdDDB

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE DBacbBabDC

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. CcBacbaBbC

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 3 2 60
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 13 7 65

Matematik 20 13 7 65

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ 20 11 9 55

Fen 20 11 9 55

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 9 1 90

Sosyal Bil. 10 9 1 90

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA NUR CANEKİNCİ 0 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
157,347 201,120 29 101 216 222 1865

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 4,55 4,88 6,94

Matematik 20 9 11 5,33 27 2,31 2,63 3,79

Fen 20 5 15 0,00 0 2,83 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 4 6 2,00 20 2,37 2,58 3,15

İngilizce 10 4 6 2,00 20 0,84 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,45 1,44 2,05

Toplam: 90 32 58 12,67 14 14,25 15,33 23,60

TÜRKÇE BdBADcAddAcabdDbcdca

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK DcDcbbaAbbcaBdCDABDd

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ DcbBCaabadbadbcaDcCb

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. DBaCabaaDd

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE cBabaBcAbC

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. CcdacbaBCd

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 1 4 20
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 9 11 45

Matematik 20 9 11 45

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 4 6 40

Sosyal Bil. 10 4 6 40

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA NUR CANEKİNCİ 0 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
157,347 201,120 29 101 216 222 1865

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 4,55 4,88 6,94

Matematik 20 9 11 5,33 27 2,31 2,63 3,79

Fen 20 5 15 0,00 0 2,83 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 4 6 2,00 20 2,37 2,58 3,15

İngilizce 10 4 6 2,00 20 0,84 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,45 1,44 2,05

Toplam: 90 32 58 12,67 14 14,25 15,33 23,60

TÜRKÇE BdBADcAddAcabdDbcdca

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK DcDcbbaAbbcaBdCDABDd

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ DcbBCaabadbadbcaDcCb

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. DBaCabaaDd

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE cBabaBcAbC

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. CcdacbaBCd

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 1 4 20
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 9 11 45

Matematik 20 9 11 45

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 4 6 40

Sosyal Bil. 10 4 6 40

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL ECE 328 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
172,133 201,120 21 75 183 186 1678

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 4,55 4,88 6,94

Matematik 20 7 13 2,67 13 2,31 2,63 3,79

Fen 20 5 15 0,00 0 2,83 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 9 1 8,67 87 2,37 2,58 3,15

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 0,84 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,45 1,44 2,05

Toplam: 90 37 53 19,33 21 14,25 15,33 23,60

TÜRKÇE DAbADcAaBbdbdADDbBAd

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK aDdcDbaaCBbcddDacDBc

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ dCcadAaBcAdDcaddddaa

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. BDcBDCCCBD

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE bcdBdabbaa

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. CbBdbccBcC

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 3 2 60
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 7 13 35

Matematik 20 7 13 35

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50

FEN BİLİMLERİ 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 9 1 90

Sosyal Bil. 10 9 1 90

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL ECE 328 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
172,133 201,120 21 75 183 186 1678

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 4,55 4,88 6,94

Matematik 20 7 13 2,67 13 2,31 2,63 3,79

Fen 20 5 15 0,00 0 2,83 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 9 1 8,67 87 2,37 2,58 3,15

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 0,84 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,45 1,44 2,05

Toplam: 90 37 53 19,33 21 14,25 15,33 23,60

TÜRKÇE DAbADcAaBbdbdADDbBAd

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK aDdcDbaaCBbcddDacDBc

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ dCcadAaBcAdDcaddddaa

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. BDcBDCCCBD

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE bcdBdabbaa

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. CbBdbccBcC

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 3 2 60
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 7 13 35

Matematik 20 7 13 35

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50

FEN BİLİMLERİ 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 9 1 90

Sosyal Bil. 10 9 1 90

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL İÇTEN 113 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
121,297 201,120 39 155 288 307 2362

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 4,55 4,88 6,94

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 2,31 2,63 3,79

Fen 20 8 11 4,33 22 2,83 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 2 8 -0,67 -7 2,37 2,58 3,15

İngilizce 10 3 7 0,67 7 0,84 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,45 1,44 2,05

Toplam: 90 26 63 5,00 6 14,25 15,33 23,60

TÜRKÇE DACbDabcdAcbacaDbdAc

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK dbcAaCbabdbcAcbcabda

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ ad aCAaBcAcabDaCBCac

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. dabdaCaCac

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE dabdaCbCaD

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. aCaBdbdabC

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 3 2 60
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 3 17 15

Matematik 20 3 17 15

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 0 4 0

FEN BİLİMLERİ 20 8 11 40

Fen 20 8 11 40

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 2 8 20

Sosyal Bil. 10 2 8 20

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0

İNGİLİZCE 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL İÇTEN 113 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
121,297 201,120 39 155 288 307 2362

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 4,55 4,88 6,94

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 2,31 2,63 3,79

Fen 20 8 11 4,33 22 2,83 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 2 8 -0,67 -7 2,37 2,58 3,15

İngilizce 10 3 7 0,67 7 0,84 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,45 1,44 2,05

Toplam: 90 26 63 5,00 6 14,25 15,33 23,60

TÜRKÇE DACbDabcdAcbacaDbdAc

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK dbcAaCbabdbcAcbcabda

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ ad aCAaBcAcabDaCBCac

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. dabdaCaCac

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE dabdaCbCaD

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. aCaBdbdabC

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 3 2 60
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 3 17 15

Matematik 20 3 17 15

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 0 4 0

FEN BİLİMLERİ 20 8 11 40

Fen 20 8 11 40

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 2 8 20

Sosyal Bil. 10 2 8 20

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0

İNGİLİZCE 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HEBUNHİVDA ERKEK 150 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
155,760 201,120 31 103 218 224 1889

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 4,55 4,88 6,94

Matematik 20 6 14 1,33 7 2,31 2,63 3,79

Fen 20 5 15 0,00 0 2,83 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 1 9 -2,00 -20 2,37 2,58 3,15

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,84 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,45 1,44 2,05

Toplam: 90 29 61 8,67 10 14,25 15,33 23,60

TÜRKÇE aABADDACbbAaDdDaACAc

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK baDdaaaAcbddBdbbAdDC

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ aDaadaD*DBcaccAbabad

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. cdadabcDcd

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE caadCcabbC

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. CdacabaaCa

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 3 2 60
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 1 3 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 1 9 10

Sosyal Bil. 10 1 9 10

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HEBUNHİVDA ERKEK 150 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
155,760 201,120 31 103 218 224 1889

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 4,55 4,88 6,94

Matematik 20 6 14 1,33 7 2,31 2,63 3,79

Fen 20 5 15 0,00 0 2,83 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 1 9 -2,00 -20 2,37 2,58 3,15

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,84 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,45 1,44 2,05

Toplam: 90 29 61 8,67 10 14,25 15,33 23,60

TÜRKÇE aABADDACbbAaDdDaACAc

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK baDdaaaAcbddBdbbAdDC

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ aDaadaD*DBcaccAbabad

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. cdadabcDcd

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE caadCcabbC

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. CdacabaaCa

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 3 2 60
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 1 3 25
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 1 9 10

Sosyal Bil. 10 1 9 10

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR AKMAN 334 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
104,227 201,120 51 181 331 354 2619

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 4,55 4,88 6,94

Matematik 20 5 15 0,00 0 2,31 2,63 3,79

Fen 20 5 15 0,00 0 2,83 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 2,37 2,58 3,15

İngilizce 10 4 6 2,00 20 0,84 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,45 1,44 2,05

Toplam: 90 24 66 2,00 2 14,25 15,33 23,60

TÜRKÇE BcacDbcabAcBaAabcdca

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK cabaaaBAbaBaabdaABab

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ bbbaCBcbcacDBbbaabbC

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. cBCddcBaba

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE DcbACacAca

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. abccaABcda

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 1 4 20
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 0 4 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

FEN BİLİMLERİ 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR AKMAN 334 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
104,227 201,120 51 181 331 354 2619

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 4,55 4,88 6,94

Matematik 20 5 15 0,00 0 2,31 2,63 3,79

Fen 20 5 15 0,00 0 2,83 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 2,37 2,58 3,15

İngilizce 10 4 6 2,00 20 0,84 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,45 1,44 2,05

Toplam: 90 24 66 2,00 2 14,25 15,33 23,60

TÜRKÇE BcacDbcabAcBaAabcdca

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK cabaaaBAbaBaabdaABab

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ bbbaCBcbcacDBbbaabbC

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. cBCddcBaba

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE DcbACacAca

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. abccaABcda

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 1 4 20
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 0 4 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0

FEN BİLİMLERİ 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KADRİYE YAVUZ 316 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
155,080 201,120 33 109 225 231 1908

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 4,55 4,88 6,94

Matematik 20 9 11 5,33 27 2,31 2,63 3,79

Fen 20 5 15 0,00 0 2,83 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 4 6 2,00 20 2,37 2,58 3,15

İngilizce 10 4 6 2,00 20 0,84 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,45 1,44 2,05

Toplam: 90 31 59 11,33 13 14,25 15,33 23,60

TÜRKÇE acdcbbdcBAAbdAcDbBdB

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK dDBADCdBbcbbAdabcDcD

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ bCcDacbdcbdabaaCBbcD

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. dDaabbCaBD

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE CbAcBabaBc

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. dbBabcadcC

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 1 4 20
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 9 11 45

Matematik 20 9 11 45

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50

FEN BİLİMLERİ 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 4 6 40

Sosyal Bil. 10 4 6 40

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KADRİYE YAVUZ 316 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
155,080 201,120 33 109 225 231 1908

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 4,55 4,88 6,94

Matematik 20 9 11 5,33 27 2,31 2,63 3,79

Fen 20 5 15 0,00 0 2,83 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 4 6 2,00 20 2,37 2,58 3,15

İngilizce 10 4 6 2,00 20 0,84 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,45 1,44 2,05

Toplam: 90 31 59 11,33 13 14,25 15,33 23,60

TÜRKÇE acdcbbdcBAAbdAcDbBdB

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK dDBADCdBbcbbAdabcDcD

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ bCcDacbdcbdabaaCBbcD

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. dDaabbCaBD

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE CbAcBabaBc

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. dbBabcadcC

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 1 4 20
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 9 11 45

Matematik 20 9 11 45

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50

FEN BİLİMLERİ 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 4 6 40

Sosyal Bil. 10 4 6 40

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100

İNGİLİZCE 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MAKBULE BAHADUR 0 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
136,853 201,120 35 143 270 285 2163

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 4,55 4,88 6,94

Matematik 20 10 10 6,67 33 2,31 2,63 3,79

Fen 20 4 16 -1,33 -7 2,83 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 1 9 -2,00 -20 2,37 2,58 3,15

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,84 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,45 1,44 2,05

Toplam: 90 25 65 3,33 4 14,25 15,33 23,60

TÜRKÇE adBcDDdaCbdabdcbAdbD

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK bcDBabcAdDBCdCbDAaDb

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ acbcd*cccBdb*bAdDabC

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. bcabdcaDbc

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE DabbdcaAbd

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. bdaBcAcdba

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 1 4 20
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 10 10 50

Matematik 20 10 10 50

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 2 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 1 9 10

Sosyal Bil. 10 1 9 10

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MAKBULE BAHADUR 0 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
136,853 201,120 35 143 270 285 2163

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 4,55 4,88 6,94

Matematik 20 10 10 6,67 33 2,31 2,63 3,79

Fen 20 4 16 -1,33 -7 2,83 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 1 9 -2,00 -20 2,37 2,58 3,15

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,84 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,45 1,44 2,05

Toplam: 90 25 65 3,33 4 14,25 15,33 23,60

TÜRKÇE adBcDDdaCbdabdcbAdbD

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK bcDBabcAdDBCdCbDAaDb

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ acbcd*cccBdb*bAdDabC

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. bcabdcaDbc

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE DabbdcaAbd

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. bdaBcAcdba

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 1 4 20
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 10 10 50

Matematik 20 10 10 50

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 2 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 1 9 10

Sosyal Bil. 10 1 9 10

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

İNGİLİZCE 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 1 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE İPEKEŞEN 131 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
257,793 201,120 7 27 81 81 736

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 4,55 4,88 6,94

Matematik 20 10 10 6,67 33 2,31 2,63 3,79

Fen 20 8 12 4,00 20 2,83 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 8 2 7,33 73 2,37 2,58 3,15

İngilizce 10 6 4 4,67 47 0,84 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 1,45 1,44 2,05

Toplam: 90 52 37 39,67 44 14,25 15,33 23,60

TÜRKÇE BABbDDAdCAABDAbbcCcD

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK DBcBbccbdDBCdbbDABaC

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ DDCBCcabaaAbccbbcaCC

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. DdCCCDBDaB

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE DBbcaBBbDC

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. CABcabBB C

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 3 2 60
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 10 10 50

Matematik 20 10 10 50

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 3 1 75
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 8 2 80

Sosyal Bil. 10 8 2 80

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 6 3 60

Din K.ve A.B. 10 6 3 60

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 2 0 100
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 0 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE İPEKEŞEN 131 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
257,793 201,120 7 27 81 81 736

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 4,55 4,88 6,94

Matematik 20 10 10 6,67 33 2,31 2,63 3,79

Fen 20 8 12 4,00 20 2,83 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 8 2 7,33 73 2,37 2,58 3,15

İngilizce 10 6 4 4,67 47 0,84 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 1,45 1,44 2,05

Toplam: 90 52 37 39,67 44 14,25 15,33 23,60

TÜRKÇE BABbDDAdCAABDAbbcCcD

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK DBcBbccbdDBCdbbDABaC

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ DDCBCcabaaAbccbbcaCC

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. DdCCCDBDaB

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE DBbcaBBbDC

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. CABcabBB C

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 3 2 60
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 10 10 50

Matematik 20 10 10 50

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 3 1 75
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 8 2 80

Sosyal Bil. 10 8 2 80

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 1 1 50
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 6 3 60

Din K.ve A.B. 10 6 3 60

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 2 0 100
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 0 0 0
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ALİ ALAN 314 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
93,507 201,120 61 205 362 387 2758

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 4,55 4,88 6,94

Matematik 20 6 14 1,33 7 2,31 2,63 3,79

Fen 20 2 18 -4,00 -20 2,83 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 5 5 3,33 33 2,37 2,58 3,15

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 0,84 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,45 1,44 2,05

Toplam: 90 22 68 -0,67 -1 14,25 15,33 23,60

TÜRKÇE dABbDccdbcAdbdbDAdcb

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK bcbdacBddcabBCaDcBDb

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ abCddcbabcdaccbdabCd

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. cBCdacBaDB

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE bdabCaccbd

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. dcdcabBaCb

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 1 4 20
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 0 4 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ 20 2 18 10

Fen 20 2 18 10

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 5 5 50

Sosyal Bil. 10 5 5 50

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ALİ ALAN 314 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
93,507 201,120 61 205 362 387 2758

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 4,55 4,88 6,94

Matematik 20 6 14 1,33 7 2,31 2,63 3,79

Fen 20 2 18 -4,00 -20 2,83 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 5 5 3,33 33 2,37 2,58 3,15

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 0,84 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,45 1,44 2,05

Toplam: 90 22 68 -0,67 -1 14,25 15,33 23,60

TÜRKÇE dABbDccdbcAdbdbDAdcb

Cevap Anh. A BABADDACCAABDADDACAD

MATEMATİK bcbdacBddcabBCaDcBDb

Cevap Anh. A DBDBDDBAADBCBCCDABDC

FEN BİLİMLERİ abCddcbabcdaccbdabCd

Cevap Anh. A DDCBCBDDDBADBDACDDCC

SOSYAL BİL. cBCdacBaDB

Cevap Anh. A DBCCCDBDDB

İNGİLİZCE bdabCaccbd

Cevap Anh. A DBCACBBADC

DİN K.ve A.B. dcdcabBaCb

Cevap Anh. A CABBDABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 1 4 20
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0

MATEMATİK 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 0 4 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ 20 2 18 10

Fen 20 2 18 10

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 0 2 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 5 5 50

Sosyal Bil. 10 5 5 50

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK DİK 274 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
217,653 201,120 13 43 119 119 1114

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 4,55 4,88 6,94

Matematik 20 6 14 1,33 7 2,31 2,63 3,79

Fen 20 11 9 8,00 40 2,83 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 1 9 -2,00 -20 2,37 2,58 3,15

İngilizce 10 4 6 2,00 20 0,84 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 1,45 1,44 2,05

Toplam: 90 42 48 26,00 29 14,25 15,33 23,60

TÜRKÇE DACbbbcDaAAbCADDbBAB

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK bbcAcddcCaDdcBccacBD

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ bCbaCAbcDAcaDDcCBCbD

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. dbadaabdBa

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE CabBdbAdcD

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. CCBdbDBBcC

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 5 0 100
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50

FEN BİLİMLERİ 20 11 9 55

Fen 20 11 9 55

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 1 9 10

Sosyal Bil. 10 1 9 10

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50

İNGİLİZCE 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 1 0 100
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 1 0 100
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK DİK 274 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
217,653 201,120 13 43 119 119 1114

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 4,55 4,88 6,94

Matematik 20 6 14 1,33 7 2,31 2,63 3,79

Fen 20 11 9 8,00 40 2,83 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 1 9 -2,00 -20 2,37 2,58 3,15

İngilizce 10 4 6 2,00 20 0,84 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 1,45 1,44 2,05

Toplam: 90 42 48 26,00 29 14,25 15,33 23,60

TÜRKÇE DACbbbcDaAAbCADDbBAB

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK bbcAcddcCaDdcBccacBD

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ bCbaCAbcDAcaDDcCBCbD

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. dbadaabdBa

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE CabBdbAdcD

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. CCBdbDBBcC

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 5 0 100
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 1 0 100
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 0 1 0
Cümlenin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 1 0 100
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 1 0 100
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 2 2 50

FEN BİLİMLERİ 20 11 9 55

Fen 20 11 9 55

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİL. 10 1 9 10

Sosyal Bil. 10 1 9 10

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50

İNGİLİZCE 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100

DİN K.ve A.B. 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 1 0 100
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 1 0 100
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 1 0 100
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 1 1 50
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMED DEMİRCAN 0 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
118,867 201,120 41 163 299 319 2400

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 4,55 4,88 6,94

Matematik 20 5 15 0,00 0 2,31 2,63 3,79

Fen 20 7 13 2,67 13 2,83 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 2,37 2,58 3,15

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 0,84 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 1,45 1,44 2,05

Toplam: 90 23 67 0,67 1 14,25 15,33 23,60

TÜRKÇE bAdADbcadAbdCAccdBcd

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK CcdbaCdadBacAcDadbac

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ aCaDbdaBcAdcDbcdaCDb

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. dbDcaaCdBc

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE dbcdadbada

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. bCaccbdabd

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 2 3 40
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 0 4 0

FEN BİLİMLERİ 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50

İNGİLİZCE 10 0 10 0

İngilizce 10 0 10 0

Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MOLEKÜL KDS 7.SINIF 4.DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMED DEMİRCAN 0 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
118,867 201,120 41 163 299 319 2400

Puanı Hesaplanan: 220 387 412 2937

Katılımlar: 64 220 387 412 2938

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 4,55 4,88 6,94

Matematik 20 5 15 0,00 0 2,31 2,63 3,79

Fen 20 7 13 2,67 13 2,83 2,58 4,71

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 2,37 2,58 3,15

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 0,84 1,27 3,14

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 1,45 1,44 2,05

Toplam: 90 23 67 0,67 1 14,25 15,33 23,60

TÜRKÇE bAdADbcadAbdCAccdBcd

Cevap Anh. B DACADDADBAACCADDABAB

MATEMATİK CcdbaCdadBacAcDadbac

Cevap Anh. B CDBADCCBCBDAABDDBDBD

FEN BİLİMLERİ aCaDbdaBcAdcDbcdaCDb

Cevap Anh. B CCDDCADBDABDDDBCBCDD

SOSYAL BİL. dbDcaaCdBc

Cevap Anh. B BDDBDCCCBD

İNGİLİZCE dbcdadbada

Cevap Anh. B CDABBCACBD

DİN K.ve A.B. bCaccbdabd

Cevap Anh. B CCBBADBBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

Metne ilişkin sorulara cevap verir. 5 2 3 40
Metnin konusunu/ana fikrini kavrar. 1 0 1 0
Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadelerini fark eder. 1 1 0 100
Cümlenin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görselleri yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında örtülü anlamları bulur. 1 0 1 0
Çıkarım yapar. 1 0 1 0
Cümlenin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin kip ve kişi özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Sözcüklerin anlam özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1 0 1 0
Yazım kurallarına dikkat eder. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Söz sanatlarının metne olan katkısını fark eder. 1 1 0 100

MATEMATİK 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla dört işlem yapar. 4 0 4 0

FEN BİLİMLERİ 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 2 1 1 50
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
İlk 18 element ve yaygın bileşik formlarını, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİL. 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreci kavrar. 1 0 1 0
Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50

İNGİLİZCE 10 0 10 0

İngilizce 10 0 10 0

Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 2 0 2 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

DİN K.ve A.B. 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

Fıkhı yorumlar tasavvufu yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed Kur'an'ın açıklayıcısıdır. 1 1 0 100
Muharrem orucu 1 0 1 0
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri 1 0 1 0
Hz. Muhammed insanlık için bir uyarıcıdır. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar 1 0 1 0
Dünya hayatında yapılanların karşılığı ahiret 1 0 1 0
Kıyamet ve yeniden dirilme 2 0 2 0
Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar 1 0 1 0
