
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN KIZILTEPE Anafartalar Ortaokulu 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019 90 116 1061 26696

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 7,55 5 4 3,87 7 3 6,35 5 5 3,10 8 9 4,37 12 7 10,04 48 37 35,28 245,410

Okul Ortalaması 8 12 3,83 4 6 2,19 6 4 4,94 4 6 1,93 8 12 3,87 10 9 7,26 40 48 24,02 201,710

KATILIMLAR

1 375 ZİLAN ALAN 8C 16 4 14,67 5 5 3,33 10 0 10,00 5 5 3,33 15 5 13,33 17 3 16,00 68 22 60,66 380,813 1 1 1 59 2406

2 497 TÜRKAN KASAÇ  16 4 14,67 6 4 4,67 9 1 8,67 6 4 4,67 15 5 13,33 11 9 8,00 63 27 54,01 338,907 1 2 2 109 4754

3 58 AYŞE ALTIN 8A 11 9 8,00 6 4 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 14 4 12,67 15 5 13,33 62 26 53,33 334,580 1 3 3 117 5046

4 340 RONAİ ORTAÇ 8C 14 6 12,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 12 8 9,33 14 6 12,00 63 27 54,00 326,920 2 4 4 134 5546

5 64 AZAD DURSUN 8A 10 10 6,67 7 3 6,00 6 4 4,67 8 2 7,33 13 5 11,33 15 5 13,33 59 29 49,33 317,007 2 5 6 154 6278

6 273 İBRAHİM ORUÇ 8B 10 9 7,00 5 5 3,33 9 1 8,67 9 1 8,67 11 9 8,00 17 3 16,00 61 28 51,67 316,503 1 6 7 156 6313

7 359 ŞEYHMUS DURAK 8C 11 9 8,00 3 7 0,67 10 0 10,00 5 5 3,33 14 6 12,00 14 6 12,00 57 33 46,00 311,520 3 7 8 169 6685

8 199 HAMDİYE KURTAY 8B 16 4 14,67 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 9 11 5,33 14 6 12,00 61 29 51,33 311,160 2 8 9 172 6723

9 135 BARIŞ AYSEL 8B 11 9 8,00 5 5 3,33 8 2 7,33 5 5 3,33 11 9 8,00 17 3 16,00 57 33 45,99 307,867 3 9 10 183 6975

10 347 SULTAN OĞUZ 8C 12 8 9,33 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 11 7 8,67 15 5 13,33 57 31 46,66 306,353 4 10 11 190 7085

11 297 MAHMUT ÖNGÖREN 8B 9 11 5,33 6 4 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 13 7 10,67 16 4 14,67 55 35 43,34 301,947 4 11 12 197 7404

12 601 SÜMEYRE YÜCEDAĞ 8A 13 7 10,67 3 6 1,00 8 2 7,33 1 0 1,00 8 5 6,33 17 3 16,00 50 23 42,33 301,020 3 12 13 200 7474

13 42 AMARA EREN 8B 14 6 12,00 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 11 9 8,00 13 7 10,67 57 33 46,00 300,307 5 13 14 201 7524

14 178 GÜLİZAR İNE 8B 12 8 9,33 4 6 2,00 7 3 6,00 5 5 3,33 14 6 12,00 12 8 9,33 54 36 41,99 298,813 6 14 15 206 7632

15 264 DİYAR AYSEL 8B 10 10 6,67 4 6 2,00 9 1 8,67 5 5 3,33 12 8 9,33 15 5 13,33 55 35 43,33 294,907 7 15 16 218 7985

16 271 İBRAHİM ALAN 8B 9 11 5,33 6 4 4,67 9 1 8,67 5 5 3,33 11 9 8,00 16 4 14,67 56 34 44,67 291,747 8 16 17 225 8237

17 333 ÖMER KAHRAMAN 8C 9 11 5,33 7 2 6,33 8 2 7,33 1 9 -2,00 12 8 9,33 16 4 14,67 53 36 40,99 289,907 5 17 18 236 8386

18 353 SÜLEYMAN ORAL 8C 13 7 10,67 5 5 3,33 8 2 7,33 5 5 3,33 10 10 6,67 13 7 10,67 54 36 42,00 282,467 6 18 20 263 9067

19 60 AYŞE AYDIN 8C 10 10 6,67 6 4 4,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 12 8 9,33 14 6 12,00 52 38 39,33 281,440 7 19 21 267 9165

20 335 ÖZGÜR DAY* 8C 11 9 8,00 4 6 2,00 8 2 7,33 3 7 0,67 10 9 7,00 15 5 13,33 51 38 38,33 278,237 8 20 22 275 9434

21 209 HAMDULLAH ÖZKAN 8B 11 9 8,00 2 8 -0,67 7 2 6,33 4 5 2,33 10 10 6,67 15 5 13,33 49 39 35,99 273,090 9 21 23 286 9895

22 232 SADİYE ÇOKAN 8B 14 6 12,00 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 7 13 2,67 13 7 10,67 55 35 43,34 270,400 10 22 25 303 10135

23 409 MEMET ŞERİFNALPASLAN8C 10 10 6,67 5 5 3,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 11 9 8,00 14 6 12,00 49 41 35,33 267,987 9 23 26 311 10350

24 302 MEHMET AY 8B 6 14 1,33 6 4 4,67 8 2 7,33 6 4 4,67 11 9 8,00 15 5 13,33 52 38 39,33 264,880 11 24 27 326 10679

25 345 SONGÜL EMEN 8C 11 9 8,00 5 5 3,33 8 2 7,33 5 5 3,33 9 11 5,33 13 6 11,00 51 38 38,32 262,243 10 25 29 338 10922

26 322 TÜRKAN ÖNGÖREN 8B 7 13 2,67 5 5 3,33 8 2 7,33 5 4 3,67 11 8 8,33 13 6 11,00 49 38 36,33 256,110 12 26 30 361 11511

27 87 BÜŞRA BUDAK 8A 10 10 6,67 4 6 2,00 9 1 8,67 5 5 3,33 7 5 5,33 13 7 10,67 48 34 36,67 253,587 4 27 31 373 11758

28 154 FERİDE  İÇTEN 8B 11 9 8,00 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 10 10 6,67 13 7 10,67 45 45 30,01 251,880 13 28 32 382 11933

29 365 TÜRKİYE ÇELİK 8C 9 10 5,67 6 4 4,67 8 2 7,33 3 7 0,67 9 11 5,33 13 7 10,67 48 41 34,34 245,450 11 29 33 407 12587

30 55 AYNUR KAKIZ 8A 8 12 4,00 5 5 3,33 7 3 6,00 6 4 4,67 8 7 5,67 13 7 10,67 47 38 34,34 243,183 5 30 34 416 12806

31 373 YUSUF ÖZMEN 8C 8 12 4,00 3 7 0,67 8 2 7,33 6 4 4,67 10 10 6,67 12 8 9,33 47 43 32,67 239,760 12 31 35 432 13176

32 67 BARAN AYGÜN 8A 7 12 3,00 7 3 6,00 5 5 3,33 5 5 3,33 12 8 9,33 10 10 6,67 46 43 31,66 237,343 6 32 36 441 13385

33 80 BESSİ UÇUK 8A 8 12 4,00 6 4 4,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 12 8 9,33 10 10 6,67 45 45 30,00 235,947 7 33 37 448 13523

34 74 NEHİRKAYMAZ  6 14 1,33 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 10 10 6,67 13 6 11,00 45 44 30,34 232,790 2 34 38 468 13858

35 9 ABDULCEBBAR ÖZDEMİR8A 8 11 4,33 5 4 3,67 7 3 6,00 5 3 4,00 7 7 4,67 12 7 9,67 44 35 32,34 231,827 8 35 39 473 13963

36 257 HEDİYE ÜNSAL 8B 7 13 2,67 4 6 2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 9 11 5,33 13 7 10,67 43 47 27,33 224,560 14 36 41 497 14777

37 37 AHMET BULUT 8A 7 12 3,00 5 4 3,67 7 3 6,00 4 6 2,00 8 12 4,00 13 6 11,00 44 43 29,67 224,000 9 37 42 501 14840

38 360 ŞEYMA KARABOĞA 8C 5 15 0,00 2 6 0,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 11 8 8,33 13 7 10,67 40 47 24,33 223,437 13 38 43 503 14912

39 226 HANIM AKIN 8B 10 10 6,67 5 5 3,33 8 2 7,33 4 6 2,00 8 12 4,00 10 10 6,67 45 45 30,00 219,653 15 39 44 521 15334

40 48 HIİİN AY 8C 11 8 8,33 5 5 3,33 7 3 6,00 5 5 3,33 4 15 -1,00 13 7 10,67 45 43 30,66 218,033 14 40 45 526 15503

41 240 İZZETTİN ACAP 8A 8 12 4,00 5 5 3,33 8 2 7,33 4 6 2,00 10 10 6,67 9 11 5,33 44 46 28,66 216,440 10 41 46 537 15696

42 252 HAVİN BİLGİÇ 8C 13 7 10,67 4 6 2,00 8 2 7,33 3 7 0,67 4 16 -1,33 10 10 6,67 42 48 26,01 199,227 15 42 48 601 17591

43 134 FERHAT ASLAN 8A 5 14 0,33 3 6 1,00 6 4 4,67 5 5 3,33 8 12 4,00 12 8 9,33 39 49 22,66 197,117 11 43 49 611 17834

44 49 ASLI ÖZGEL 8A 8 12 4,00 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 8 11 4,33 9 11 5,33 40 49 23,67 196,090 12 44 50 617 17949

45 545 ESRA EMEN 8A 11 7 8,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 6 14 1,33 10 9 7,00 35 52 17,66 193,570 13 45 52 629 18217

46 377 ZÜBEYDE  TURĞAY 8B 5 15 0,00 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 8 12 4,00 12 8 9,33 37 53 19,33 189,307 16 46 53 643 18664

47 532 BÜNYAMİNU ÇUK 8* 8 12 4,00 5 4 3,67 9 1 8,67 4 5 2,33 6 13 1,67 9 11 5,33 41 46 25,67 187,067 1 47 54 652 18885
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN KIZILTEPE Anafartalar Ortaokulu 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019 90 116 1061 26696

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 7,55 5 4 3,87 7 3 6,35 5 5 3,10 8 9 4,37 12 7 10,04 48 37 35,28 245,410

Okul Ortalaması 8 12 3,83 4 6 2,19 6 4 4,94 4 6 1,93 8 12 3,87 10 9 7,26 40 48 24,02 201,710

KATILIMLAR

48 120 ESRA GİRGİN 8A 7 13 2,67 3 1 2,67 3 3 2,00 3 2 2,33 8 9 5,00 7 8 4,33 31 36 19,00 183,637 14 48 55 661 19227

49 82 BİSTİN KAYMAZ 8A 5 15 0,00 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 7 13 2,67 13 7 10,67 35 55 16,67 182,893 15 49 56 664 19300

50 372 YUSUF EMRE ÖNER 8B 4 16 -1,33 1 9 -2,00 7 3 6,00 5 5 3,33 8 12 4,00 11 8 8,33 36 53 18,33 180,057 17 50 57 682 19569

51 110 ESRA AYDIN 8A 5 15 0,00 3 1 2,67 3 2 2,33 3 4 1,67 7 9 4,00 9 5 7,33 30 36 18,00 179,717 16 51 58 685 19603

52 14 ABDULKADİR KAHRAMAN8A 7 13 2,67 5 5 3,33 8 2 7,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 10 10 6,67 38 52 20,66 176,440 17 52 60 695 19938

53 89 DELİL UÇUK 8A 6 14 1,33 4 6 2,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 11 9 8,00 37 53 19,32 174,867 18 53 61 699 20084

54 323 OSMAN İÇTEN 8C 5 15 0,00 4 6 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 8 12 4,00 9 11 5,33 36 54 18,00 171,973 16 54 63 711 20373

55 455 MEHMET YILDIRIM 8C 4 16 -1,33 3 7 0,67 7 3 6,00 4 6 2,00 4 15 -1,00 14 6 12,00 36 53 18,34 169,637 17 55 64 721 20588

56 111 EVİN SAKİN 8C 5 12 1,00 6 4 4,67 9 1 8,67 3 3 2,00 5 14 0,33 9 9 6,00 37 43 22,67 168,140 18 56 67 729 20734

57 363 TÜLİN ÇİÇEK 8C 6 14 1,33 6 4 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 4 16 -1,33 11 9 8,00 39 51 22,00 167,773 19 57 68 731 20762

58 358 ŞEYHMUS AYDIN 8C 7 13 2,67 4 6 2,00 9 1 8,67 3 7 0,67 5 15 0,00 9 11 5,33 37 53 19,34 162,880 20 58 71 759 21203

59 356 ŞEYHMUZ ATAY 8C 4 16 -1,33 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 8 12 4,00 10 10 6,67 32 58 12,67 162,453 21 59 72 760 21238

60 153 NURHAT ÖKMEN 8C 8 11 4,33 0 1 -0,33 2 1 1,67 0 2 -0,67 7 13 2,67 7 13 2,67 24 41 10,34 154,870 22 60 73 787 21885

61 79 BERİVAN EMEN 8A 11 7 8,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 30 58 10,66 152,713 19 61 74 793 22067

62 362 ŞÜKRÜ ÇAĞRI 8C 5 15 0,00 5 4 3,67 8 2 7,33 6 3 5,00 5 15 0,00 8 12 4,00 37 51 20,00 152,057 23 62 75 795 22129

63 0 HAMDİYE  İLBAŞ  3 17 -2,67 4 6 2,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 7 13 2,67 8 12 4,00 32 58 12,66 141,253 3 63 77 829 22992

64 463 YUSUF BULUT 8C 10 10 6,67 0 10 -3,33 0 10 -3,33 3 7 0,67 7 13 2,67 5 15 0,00 25 65 3,35 140,493 24 64 78 834 23040

65 308 MEM*  T *  * İŞN * 8B 7 13 2,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 7 13 2,67 28 62 7,33 138,880 18 65 79 846 23186

66 269 ŞEYHMUS KAHRAMAN 8C 5 15 0,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 2 18 -4,00 12 8 9,33 31 59 11,33 136,893 25 66 81 853 23339

67 306 MEHMETÇÖNDER 8B 10 10 6,67 1 9 -2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 6 14 1,33 3 17 -2,67 30 60 10,00 135,587 19 67 82 860 23440

68 147 FIRATÖZKAN 8A 4 16 -1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 6 14 1,33 8 12 4,00 28 62 7,33 131,507 20 68 84 878 23730

69 329 OZAN UGAR 8A 3 14 -1,67 3 6 1,00 5 3 4,00 2 8 -0,67 6 11 2,33 7 12 3,00 26 54 7,99 130,970 21 69 85 881 23774

70 129 NEVAE ÜNSA*   S 8C 2 18 -4,00 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 7 13 2,67 7 13 2,67 31 59 11,34 130,093 26 70 86 886 23844

71 128 DİYARYALÇIN 8A 5 15 0,00 5 5 3,33 5 5 3,33 6 4 4,67 4 15 -1,00 7 13 2,67 32 57 13,00 129,877 22 71 87 888 23863

72 357 ŞEHRİBAN ALTIN 8C 8 12 4,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 0 10 -3,33 4 16 -1,33 8 12 4,00 26 64 4,67 128,480 27 72 89 897 23978

73 21 ABDULLAH KARABOĞA8A 7 13 2,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 4 16 -1,33 7 13 2,67 28 62 7,34 126,680 23 73 91 905 24099

74 0 KEB* A* 8A 7 13 2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 7 12 3,00 3 17 -2,67 27 62 6,34 124,037 24 74 93 915 24272

75 65 BAHAR TEK 8A 7 13 2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 26 64 4,67 122,907 25 75 94 917 24346

76 43 ŞEYHMUS ÇOKAN 8B 4 16 -1,33 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 30 60 10,01 118,480 20 76 96 929 24629

77 284 ZELAL KAHRAMAN 8C 5 15 0,00 2 8 -0,67 6 3 5,00 2 8 -0,67 3 17 -2,67 8 12 4,00 26 63 4,99 110,647 28 77 98 956 25089

78 6 ZEYNEP DAĞ 8C 6 13 1,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 17 -2,67 7 13 2,67 25 64 3,67 109,797 29 78 99 960 25142

79 0 M *    *İ  *AN 8B 4 16 -1,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 7 13 2,67 6 14 1,33 21 69 -2,00 109,307 21 79 100 962 25177

80 367 YILDIZ UÇUK 8A 7 13 2,67 1 9 -2,00 6 4 4,67 6 4 4,67 2 18 -4,00 6 14 1,33 28 62 7,34 108,600 26 80 101 965 25227

81 80 BERİVAN KIZILKAYA 8A 5 15 0,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 6 1,00 3 17 -2,67 7 13 2,67 26 63 5,00 106,417 27 81 103 970 25352

82 90 LEYLA       HALİL  3 17 -2,67 5 5 3,33 8 1 7,67 0 4 -1,33 6 14 1,33 4 15 -1,00 26 56 7,33 105,963 4 82 104 972 25370

83 243 HATİP YILDIZ  8 12 4,00 3 7 0,67 2 3 1,00 4 6 2,00 2 18 -4,00 5 15 0,00 24 61 3,67 100,660 5 83 106 988 25627

84 43 MEHMET BERAT      E 8B 3 15 -2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 1 3 0,00 3 11 -0,67 5 10 1,67 18 53 0,33 97,477 22 84 108 995 25759

85 19 ABDULLAH AYDIN 8A 3 17 -2,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 6 14 1,33 20 70 -3,35 96,840 28 85 109 998 25786

86 32500 FETTAH ÖNCÜ 8A 3 17 -2,67 5 5 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 2 18 -4,00 7 13 2,67 27 63 6,00 93,387 29 86 111 1008 25926

87 54 ABDUL  KERİM İLBAŞ 8B 5 15 0,00 1 9 -2,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 18 72 -6,00 90,520 23 87 112 1014 26041

88 339 ŞEYHMUŞÇAPAT 8C 4 16 -1,33 1 9 -2,00 4 5 2,33 4 6 2,00 5 15 0,00 4 16 -1,33 22 67 -0,33 90,393 30 88 113 1016 26046

89 93 EMİNE   AY 8A 5 15 0,00 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 1 17 -4,67 22 66 -0,01 81,700 30 89 115 1038 26292

90 0 A İ* *S U  N 8A 2 18 -4,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 19 -5,33 6 14 1,33 15 75 -10,00 48,960 31 90 116 1059 26640

                                                2 / 3



OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN KIZILTEPE Anafartalar Ortaokulu 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019 90 116 1061 26696

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 7,55 5 4 3,87 7 3 6,35 5 5 3,10 8 9 4,37 12 7 10,04 48 37 35,28 245,410

Okul Ortalaması 8 12 3,83 4 6 2,19 6 4 4,94 4 6 1,93 8 12 3,87 10 9 7,26 40 48 24,02 201,710

KATILIMLAR
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  SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN KIZILTEPE Anafartalar Ortaokulu 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019 90 116 1061 26696

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 7,55 5 4 3,87 7 3 6,35 5 5 3,10 8 9 4,37 12 7 10,04 48 37 35,28 245,410

Okul Ortalaması 8 12 3,83 4 6 2,19 6 4 4,94 4 6 1,93 8 12 3,87 10 9 7,26 40 48 24,02 201,710

SINIF:  

KATILIMLAR

1 497 TÜRKAN KASAÇ  16 4 14,67 6 4 4,67 9 1 8,67 6 4 4,67 15 5 13,33 11 9 8,00 63 27 54,01 338,907 1 2 2 109 4754

2 74 NEHİRKAYMAZ  6 14 1,33 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 10 10 6,67 13 6 11,00 45 44 30,34 232,790 2 34 38 468 13858

3 0 HAMDİYE  İLBAŞ  3 17 -2,67 4 6 2,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 7 13 2,67 8 12 4,00 32 58 12,66 141,253 3 63 77 829 22992

4 90 LEYLA       HALİL  3 17 -2,67 5 5 3,33 8 1 7,67 0 4 -1,33 6 14 1,33 4 15 -1,00 26 56 7,33 105,963 4 82 104 972 25370

5 243 HATİP YILDIZ  8 12 4,00 3 7 0,67 2 3 1,00 4 6 2,00 2 18 -4,00 5 15 0,00 24 61 3,67 100,660 5 83 106 988 25627

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8* SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN KIZILTEPE Anafartalar Ortaokulu 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019 90 116 1061 26696

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 7,55 5 4 3,87 7 3 6,35 5 5 3,10 8 9 4,37 12 7 10,04 48 37 35,28 245,410

Okul Ortalaması 8 12 3,83 4 6 2,19 6 4 4,94 4 6 1,93 8 12 3,87 10 9 7,26 40 48 24,02 201,710

SINIF: 8*

KATILIMLAR

1 532 BÜNYAMİNU ÇUK 8* 8 12 4,00 5 4 3,67 9 1 8,67 4 5 2,33 6 13 1,67 9 11 5,33 41 46 25,67 187,067 1 47 54 652 18885

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN KIZILTEPE Anafartalar Ortaokulu 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019 90 116 1061 26696

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 7,55 5 4 3,87 7 3 6,35 5 5 3,10 8 9 4,37 12 7 10,04 48 37 35,28 245,410

Okul Ortalaması 8 12 3,83 4 6 2,19 6 4 4,94 4 6 1,93 8 12 3,87 10 9 7,26 40 48 24,02 201,710

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 58 AYŞE ALTIN 8A 11 9 8,00 6 4 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 14 4 12,67 15 5 13,33 62 26 53,33 334,580 1 3 3 117 5046

2 64 AZAD DURSUN 8A 10 10 6,67 7 3 6,00 6 4 4,67 8 2 7,33 13 5 11,33 15 5 13,33 59 29 49,33 317,007 2 5 6 154 6278

3 601 SÜMEYRE YÜCEDAĞ 8A 13 7 10,67 3 6 1,00 8 2 7,33 1 0 1,00 8 5 6,33 17 3 16,00 50 23 42,33 301,020 3 12 13 200 7474

4 87 BÜŞRA BUDAK 8A 10 10 6,67 4 6 2,00 9 1 8,67 5 5 3,33 7 5 5,33 13 7 10,67 48 34 36,67 253,587 4 27 31 373 11758

5 55 AYNUR KAKIZ 8A 8 12 4,00 5 5 3,33 7 3 6,00 6 4 4,67 8 7 5,67 13 7 10,67 47 38 34,34 243,183 5 30 34 416 12806

6 67 BARAN AYGÜN 8A 7 12 3,00 7 3 6,00 5 5 3,33 5 5 3,33 12 8 9,33 10 10 6,67 46 43 31,66 237,343 6 32 36 441 13385

7 80 BESSİ UÇUK 8A 8 12 4,00 6 4 4,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 12 8 9,33 10 10 6,67 45 45 30,00 235,947 7 33 37 448 13523

8 9 ABDULCEBBAR ÖZDEMİR8A 8 11 4,33 5 4 3,67 7 3 6,00 5 3 4,00 7 7 4,67 12 7 9,67 44 35 32,34 231,827 8 35 39 473 13963

9 37 AHMET BULUT 8A 7 12 3,00 5 4 3,67 7 3 6,00 4 6 2,00 8 12 4,00 13 6 11,00 44 43 29,67 224,000 9 37 42 501 14840

10 240 İZZETTİN ACAP 8A 8 12 4,00 5 5 3,33 8 2 7,33 4 6 2,00 10 10 6,67 9 11 5,33 44 46 28,66 216,440 10 41 46 537 15696

11 134 FERHAT ASLAN 8A 5 14 0,33 3 6 1,00 6 4 4,67 5 5 3,33 8 12 4,00 12 8 9,33 39 49 22,66 197,117 11 43 49 611 17834

12 49 ASLI ÖZGEL 8A 8 12 4,00 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 8 11 4,33 9 11 5,33 40 49 23,67 196,090 12 44 50 617 17949

13 545 ESRA EMEN 8A 11 7 8,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 6 14 1,33 10 9 7,00 35 52 17,66 193,570 13 45 52 629 18217

14 120 ESRA GİRGİN 8A 7 13 2,67 3 1 2,67 3 3 2,00 3 2 2,33 8 9 5,00 7 8 4,33 31 36 19,00 183,637 14 48 55 661 19227

15 82 BİSTİN KAYMAZ 8A 5 15 0,00 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 7 13 2,67 13 7 10,67 35 55 16,67 182,893 15 49 56 664 19300

16 110 ESRA AYDIN 8A 5 15 0,00 3 1 2,67 3 2 2,33 3 4 1,67 7 9 4,00 9 5 7,33 30 36 18,00 179,717 16 51 58 685 19603

17 14 ABDULKADİR KAHRAMAN8A 7 13 2,67 5 5 3,33 8 2 7,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 10 10 6,67 38 52 20,66 176,440 17 52 60 695 19938

18 89 DELİL UÇUK 8A 6 14 1,33 4 6 2,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 11 9 8,00 37 53 19,32 174,867 18 53 61 699 20084

19 79 BERİVAN EMEN 8A 11 7 8,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 30 58 10,66 152,713 19 61 74 793 22067

20 147 FIRATÖZKAN 8A 4 16 -1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 6 14 1,33 8 12 4,00 28 62 7,33 131,507 20 68 84 878 23730

21 329 OZAN UGAR 8A 3 14 -1,67 3 6 1,00 5 3 4,00 2 8 -0,67 6 11 2,33 7 12 3,00 26 54 7,99 130,970 21 69 85 881 23774

22 128 DİYARYALÇIN 8A 5 15 0,00 5 5 3,33 5 5 3,33 6 4 4,67 4 15 -1,00 7 13 2,67 32 57 13,00 129,877 22 71 87 888 23863

23 21 ABDULLAH KARABOĞA8A 7 13 2,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 4 16 -1,33 7 13 2,67 28 62 7,34 126,680 23 73 91 905 24099

24 0 KEB* A* 8A 7 13 2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 7 12 3,00 3 17 -2,67 27 62 6,34 124,037 24 74 93 915 24272

25 65 BAHAR TEK 8A 7 13 2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 26 64 4,67 122,907 25 75 94 917 24346

26 367 YILDIZ UÇUK 8A 7 13 2,67 1 9 -2,00 6 4 4,67 6 4 4,67 2 18 -4,00 6 14 1,33 28 62 7,34 108,600 26 80 101 965 25227

27 80 BERİVAN KIZILKAYA 8A 5 15 0,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 6 1,00 3 17 -2,67 7 13 2,67 26 63 5,00 106,417 27 81 103 970 25352

28 19 ABDULLAH AYDIN 8A 3 17 -2,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 6 14 1,33 20 70 -3,35 96,840 28 85 109 998 25786

29 32500 FETTAH ÖNCÜ 8A 3 17 -2,67 5 5 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 2 18 -4,00 7 13 2,67 27 63 6,00 93,387 29 86 111 1008 25926

30 93 EMİNE   AY 8A 5 15 0,00 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 1 17 -4,67 22 66 -0,01 81,700 30 89 115 1038 26292

31 0 A İ* *S U  N 8A 2 18 -4,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 19 -5,33 6 14 1,33 15 75 -10,00 48,960 31 90 116 1059 26640
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8B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN KIZILTEPE Anafartalar Ortaokulu 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019 90 116 1061 26696

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 7,55 5 4 3,87 7 3 6,35 5 5 3,10 8 9 4,37 12 7 10,04 48 37 35,28 245,410

Okul Ortalaması 8 12 3,83 4 6 2,19 6 4 4,94 4 6 1,93 8 12 3,87 10 9 7,26 40 48 24,02 201,710

SINIF: 8B

KATILIMLAR

1 273 İBRAHİM ORUÇ 8B 10 9 7,00 5 5 3,33 9 1 8,67 9 1 8,67 11 9 8,00 17 3 16,00 61 28 51,67 316,503 1 6 7 156 6313

2 199 HAMDİYE KURTAY 8B 16 4 14,67 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 9 11 5,33 14 6 12,00 61 29 51,33 311,160 2 8 9 172 6723

3 135 BARIŞ AYSEL 8B 11 9 8,00 5 5 3,33 8 2 7,33 5 5 3,33 11 9 8,00 17 3 16,00 57 33 45,99 307,867 3 9 10 183 6975

4 297 MAHMUT ÖNGÖREN 8B 9 11 5,33 6 4 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 13 7 10,67 16 4 14,67 55 35 43,34 301,947 4 11 12 197 7404

5 42 AMARA EREN 8B 14 6 12,00 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 11 9 8,00 13 7 10,67 57 33 46,00 300,307 5 13 14 201 7524

6 178 GÜLİZAR İNE 8B 12 8 9,33 4 6 2,00 7 3 6,00 5 5 3,33 14 6 12,00 12 8 9,33 54 36 41,99 298,813 6 14 15 206 7632

7 264 DİYAR AYSEL 8B 10 10 6,67 4 6 2,00 9 1 8,67 5 5 3,33 12 8 9,33 15 5 13,33 55 35 43,33 294,907 7 15 16 218 7985

8 271 İBRAHİM ALAN 8B 9 11 5,33 6 4 4,67 9 1 8,67 5 5 3,33 11 9 8,00 16 4 14,67 56 34 44,67 291,747 8 16 17 225 8237

9 209 HAMDULLAH ÖZKAN 8B 11 9 8,00 2 8 -0,67 7 2 6,33 4 5 2,33 10 10 6,67 15 5 13,33 49 39 35,99 273,090 9 21 23 286 9895

10 232 SADİYE ÇOKAN 8B 14 6 12,00 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 7 13 2,67 13 7 10,67 55 35 43,34 270,400 10 22 25 303 10135

11 302 MEHMET AY 8B 6 14 1,33 6 4 4,67 8 2 7,33 6 4 4,67 11 9 8,00 15 5 13,33 52 38 39,33 264,880 11 24 27 326 10679

12 322 TÜRKAN ÖNGÖREN 8B 7 13 2,67 5 5 3,33 8 2 7,33 5 4 3,67 11 8 8,33 13 6 11,00 49 38 36,33 256,110 12 26 30 361 11511

13 154 FERİDE  İÇTEN 8B 11 9 8,00 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 10 10 6,67 13 7 10,67 45 45 30,01 251,880 13 28 32 382 11933

14 257 HEDİYE ÜNSAL 8B 7 13 2,67 4 6 2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 9 11 5,33 13 7 10,67 43 47 27,33 224,560 14 36 41 497 14777

15 226 HANIM AKIN 8B 10 10 6,67 5 5 3,33 8 2 7,33 4 6 2,00 8 12 4,00 10 10 6,67 45 45 30,00 219,653 15 39 44 521 15334

16 377 ZÜBEYDE  TURĞAY 8B 5 15 0,00 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 8 12 4,00 12 8 9,33 37 53 19,33 189,307 16 46 53 643 18664

17 372 YUSUF EMRE ÖNER 8B 4 16 -1,33 1 9 -2,00 7 3 6,00 5 5 3,33 8 12 4,00 11 8 8,33 36 53 18,33 180,057 17 50 57 682 19569

18 308 MEM*  T *  * İŞN * 8B 7 13 2,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 7 13 2,67 28 62 7,33 138,880 18 65 79 846 23186

19 306 MEHMETÇÖNDER 8B 10 10 6,67 1 9 -2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 6 14 1,33 3 17 -2,67 30 60 10,00 135,587 19 67 82 860 23440

20 43 ŞEYHMUS ÇOKAN 8B 4 16 -1,33 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 30 60 10,01 118,480 20 76 96 929 24629

21 0 M *    *İ  *AN 8B 4 16 -1,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 7 13 2,67 6 14 1,33 21 69 -2,00 109,307 21 79 100 962 25177

22 43 MEHMET BERAT      E 8B 3 15 -2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 1 3 0,00 3 11 -0,67 5 10 1,67 18 53 0,33 97,477 22 84 108 995 25759

23 54 ABDUL  KERİM İLBAŞ 8B 5 15 0,00 1 9 -2,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 18 72 -6,00 90,520 23 87 112 1014 26041
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8C SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN KIZILTEPE Anafartalar Ortaokulu 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019 90 116 1061 26696

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 7,55 5 4 3,87 7 3 6,35 5 5 3,10 8 9 4,37 12 7 10,04 48 37 35,28 245,410

Okul Ortalaması 8 12 3,83 4 6 2,19 6 4 4,94 4 6 1,93 8 12 3,87 10 9 7,26 40 48 24,02 201,710

SINIF: 8C

KATILIMLAR

1 375 ZİLAN ALAN 8C 16 4 14,67 5 5 3,33 10 0 10,00 5 5 3,33 15 5 13,33 17 3 16,00 68 22 60,66 380,813 1 1 1 59 2406

2 340 RONAİ ORTAÇ 8C 14 6 12,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 12 8 9,33 14 6 12,00 63 27 54,00 326,920 2 4 4 134 5546

3 359 ŞEYHMUS DURAK 8C 11 9 8,00 3 7 0,67 10 0 10,00 5 5 3,33 14 6 12,00 14 6 12,00 57 33 46,00 311,520 3 7 8 169 6685

4 347 SULTAN OĞUZ 8C 12 8 9,33 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 11 7 8,67 15 5 13,33 57 31 46,66 306,353 4 10 11 190 7085

5 333 ÖMER KAHRAMAN 8C 9 11 5,33 7 2 6,33 8 2 7,33 1 9 -2,00 12 8 9,33 16 4 14,67 53 36 40,99 289,907 5 17 18 236 8386

6 353 SÜLEYMAN ORAL 8C 13 7 10,67 5 5 3,33 8 2 7,33 5 5 3,33 10 10 6,67 13 7 10,67 54 36 42,00 282,467 6 18 20 263 9067

7 60 AYŞE AYDIN 8C 10 10 6,67 6 4 4,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 12 8 9,33 14 6 12,00 52 38 39,33 281,440 7 19 21 267 9165

8 335 ÖZGÜR DAY* 8C 11 9 8,00 4 6 2,00 8 2 7,33 3 7 0,67 10 9 7,00 15 5 13,33 51 38 38,33 278,237 8 20 22 275 9434

9 409 MEMET ŞERİFNALPASLAN8C 10 10 6,67 5 5 3,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 11 9 8,00 14 6 12,00 49 41 35,33 267,987 9 23 26 311 10350

10 345 SONGÜL EMEN 8C 11 9 8,00 5 5 3,33 8 2 7,33 5 5 3,33 9 11 5,33 13 6 11,00 51 38 38,32 262,243 10 25 29 338 10922

11 365 TÜRKİYE ÇELİK 8C 9 10 5,67 6 4 4,67 8 2 7,33 3 7 0,67 9 11 5,33 13 7 10,67 48 41 34,34 245,450 11 29 33 407 12587

12 373 YUSUF ÖZMEN 8C 8 12 4,00 3 7 0,67 8 2 7,33 6 4 4,67 10 10 6,67 12 8 9,33 47 43 32,67 239,760 12 31 35 432 13176

13 360 ŞEYMA KARABOĞA 8C 5 15 0,00 2 6 0,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 11 8 8,33 13 7 10,67 40 47 24,33 223,437 13 38 43 503 14912

14 48 HIİİN AY 8C 11 8 8,33 5 5 3,33 7 3 6,00 5 5 3,33 4 15 -1,00 13 7 10,67 45 43 30,66 218,033 14 40 45 526 15503

15 252 HAVİN BİLGİÇ 8C 13 7 10,67 4 6 2,00 8 2 7,33 3 7 0,67 4 16 -1,33 10 10 6,67 42 48 26,01 199,227 15 42 48 601 17591

16 323 OSMAN İÇTEN 8C 5 15 0,00 4 6 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 8 12 4,00 9 11 5,33 36 54 18,00 171,973 16 54 63 711 20373

17 455 MEHMET YILDIRIM 8C 4 16 -1,33 3 7 0,67 7 3 6,00 4 6 2,00 4 15 -1,00 14 6 12,00 36 53 18,34 169,637 17 55 64 721 20588

18 111 EVİN SAKİN 8C 5 12 1,00 6 4 4,67 9 1 8,67 3 3 2,00 5 14 0,33 9 9 6,00 37 43 22,67 168,140 18 56 67 729 20734

19 363 TÜLİN ÇİÇEK 8C 6 14 1,33 6 4 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 4 16 -1,33 11 9 8,00 39 51 22,00 167,773 19 57 68 731 20762

20 358 ŞEYHMUS AYDIN 8C 7 13 2,67 4 6 2,00 9 1 8,67 3 7 0,67 5 15 0,00 9 11 5,33 37 53 19,34 162,880 20 58 71 759 21203

21 356 ŞEYHMUZ ATAY 8C 4 16 -1,33 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 8 12 4,00 10 10 6,67 32 58 12,67 162,453 21 59 72 760 21238

22 153 NURHAT ÖKMEN 8C 8 11 4,33 0 1 -0,33 2 1 1,67 0 2 -0,67 7 13 2,67 7 13 2,67 24 41 10,34 154,870 22 60 73 787 21885

23 362 ŞÜKRÜ ÇAĞRI 8C 5 15 0,00 5 4 3,67 8 2 7,33 6 3 5,00 5 15 0,00 8 12 4,00 37 51 20,00 152,057 23 62 75 795 22129

24 463 YUSUF BULUT 8C 10 10 6,67 0 10 -3,33 0 10 -3,33 3 7 0,67 7 13 2,67 5 15 0,00 25 65 3,35 140,493 24 64 78 834 23040

25 269 ŞEYHMUS KAHRAMAN 8C 5 15 0,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 2 18 -4,00 12 8 9,33 31 59 11,33 136,893 25 66 81 853 23339

26 129 NEVAE ÜNSA*   S 8C 2 18 -4,00 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 7 13 2,67 7 13 2,67 31 59 11,34 130,093 26 70 86 886 23844

27 357 ŞEHRİBAN ALTIN 8C 8 12 4,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 0 10 -3,33 4 16 -1,33 8 12 4,00 26 64 4,67 128,480 27 72 89 897 23978

28 284 ZELAL KAHRAMAN 8C 5 15 0,00 2 8 -0,67 6 3 5,00 2 8 -0,67 3 17 -2,67 8 12 4,00 26 63 4,99 110,647 28 77 98 956 25089

29 6 ZEYNEP DAĞ 8C 6 13 1,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 17 -2,67 7 13 2,67 25 64 3,67 109,797 29 78 99 960 25142

30 339 ŞEYHMUŞÇAPAT 8C 4 16 -1,33 1 9 -2,00 4 5 2,33 4 6 2,00 5 15 0,00 4 16 -1,33 22 67 -0,33 90,393 30 88 113 1016 26046
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SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HAMDİYE  İLBAŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
141,253 245,410 3 63 77 829 22992

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 5 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 17 -2,67 -13 2,93 3,83 7,55

Tarih 10 4 6 2,00 20 3,07 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,87 4,94 6,35

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,33 1,93 3,10

Matematik 20 7 13 2,67 13 4,00 3,87 4,37

Fen 20 8 12 4,00 20 4,40 7,26 10,04

Toplam: 90 32 58 12,67 14 21,60 24,02 34,79

Sözel (TÜR) AcdcacdbbabdcbdcDBcd

Cevap Anh. A ADABCDCCDBACBCBADBBC

Sözel (TAR) ABadccDAba

Cevap Anh. A ABCBDBDADC

Sözel (DİN) BDACbDADCa

Cevap Anh. A BDACCDADCB

Sözel (İNG) dadbabAdaA

Cevap Anh. A ABBCBAACCA

Sayısal (MAT) CDdbCacdBdccadAAbdaD

Cevap Anh. A CDBACCACBCBDDBAADBBD

Sayısal (FEN) BabdaDDcabACDdbDabBd

Cevap Anh. A BCCCDDDABCACDBCDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 3 17 15

Türkçe 20 3 17 15

DÜZYAZI BİLGİSİ 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 1 0
NESNEL YARGI 1 0 1 0
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
METNİN KONUSU 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 1 0 100
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 2 1 67
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 0 3 0
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 0 2 0
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader İnancı 10 8 2 80

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 0 5 0
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 0 2 0
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 2 1 67

Sayısal (MAT) 20 7 13 35

Matematik 20 7 13 35

İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 2 2 50
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 1 2 33
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 0 2 0
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Bilimsel Gösterim 1 1 0 100
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 0 1 0
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 0 1 0
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

Mevsimlerin Oluşumu 9 3 6 33
İklim ve Hava Hareketleri 11 5 6 45



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HATİP YILDIZ 243  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
100,660 245,410 5 83 106 988 25627

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 5 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 2,93 3,83 7,55

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,07 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 2 3 1,00 10 5,87 4,94 6,35

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,33 1,93 3,10

Matematik 20 2 18 -4,00 -20 4,00 3,87 4,37

Fen 20 5 15 0,00 0 4,40 7,26 10,04

Toplam: 90 24 61 3,67 4 21,60 24,02 34,79

Sözel (TÜR) ABdcCdCaddabccDaBACd

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR) BdaaadaAaA

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) BbabD     

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) AaAaaacCbC

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) bcadaabcacdcacbAbbBb

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) bdaDCbbbabbDbaBbdCcd

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
VİRGÜL 1 1 0 100
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 1 0
NESNEL YARGI 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 0 1 0
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
METNİN KONUSU 1 1 0 100
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 1 0 100
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 1 2 33
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 0 2 0
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 1 2 33

Sözel (DİN) 10 2 3 20

Din K.ve A.B. 10 2 3 20

Kader İnancı 10 2 3 20

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 2 1 67
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 1 4 20
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 2 18 10

Matematik 20 2 18 10

Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 0 3 0
Üslü Denklemler 2 0 2 0
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 0 1 0
Üslü Sayının Üssü 1 0 1 0
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 1 1 50
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 1 1 50
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 0 4 0
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

Mevsimlerin Oluşumu 9 1 8 11
İklim ve Hava Hareketleri 11 4 7 36



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA       HALİL 90  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
105,963 245,410 4 82 104 972 25370

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 5 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 17 -2,67 -13 2,93 3,83 7,55

Tarih 10 5 5 3,33 33 3,07 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 5,87 4,94 6,35

İngilizce 10 0 4 -1,33 -13 1,33 1,93 3,10

Matematik 20 6 14 1,33 7 4,00 3,87 4,37

Fen 20 4 15 -1,00 -5 4,40 7,26 10,04

Toplam: 90 26 56 7,33 8 21,60 24,02 34,79

Sözel (TÜR) bbbBCbbbccdaddddccBd

Cevap Anh. A ADABCDCCDBACBCBADBBC

Sözel (TAR) ABbdbBDAab

Cevap Anh. A ABCBDBDADC

Sözel (DİN) BD CCcADCB

Cevap Anh. A BDACCDADCB

Sözel (İNG) cc     aa 

Cevap Anh. A ABBCBAACCA

Sayısal (MAT) CbcdbCcaaCccDcAbcBca

Cevap Anh. A CDBACCACBCBDDBAADBBD

Sayısal (FEN) aaaCabcdcCcabab dcBC

Cevap Anh. A BCCCDDDABCACDBCDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 3 17 15

Türkçe 20 3 17 15

DÜZYAZI BİLGİSİ 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 1 0
NESNEL YARGI 1 0 1 0
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
METNİN KONUSU 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 0 1 0
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 1 0 100
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 2 1 67
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 1 2 33
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 0 2 0
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 8 1 80

Din K.ve A.B. 10 8 1 80

Kader İnancı 10 8 1 80

Sözel (İNG) 10 0 4 0

İngilizce 10 0 4 0

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 0 2 0
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 0 1 0
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 2 2 50
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 0 3 0
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 1 0 100
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 1 1 50
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 0 1 0
Üslü Sayının Üssü 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 4 15 20

Fen 20 4 15 20

Mevsimlerin Oluşumu 9 1 8 11
İklim ve Hava Hareketleri 11 3 7 27



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİRKAYMAZ 74  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
232,790 245,410 2 34 38 468 13858

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 5 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 2,93 3,83 7,55

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,07 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,87 4,94 6,35

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,33 1,93 3,10

Matematik 20 10 10 6,67 33 4,00 3,87 4,37

Fen 20 13 6 11,00 55 4,40 7,26 10,04

Toplam: 90 45 44 30,33 34 21,60 24,02 34,79

Sözel (TÜR) ADdcCbabbBcacCdccdcC

Cevap Anh. A ADABCDCCDBACBCBADBBC

Sözel (TAR) ABbcDBcdDC

Cevap Anh. A ABCBDBDADC

Sözel (DİN) BbACdDADdd

Cevap Anh. A BDACCDADCB

Sözel (İNG) cBcbdAACad

Cevap Anh. A ABBCBAACCA

Sayısal (MAT) bDdAadbbaCBacdAADBBD

Cevap Anh. A CDBACCACBCBDDBAADBBD

Sayısal (FEN) BabCDbDdaCACDBCc DBC

Cevap Anh. A BCCCDDDABCACDBCDCDBC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

DÜZYAZI BİLGİSİ 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 1 0 100
PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 1 0 100
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 1 0
NESNEL YARGI 1 1 0 100
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
METNİN KONUSU 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 0 1 0
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 2 1 67
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 2 1 67
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 2 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Kader İnancı 10 6 4 60

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 1 4 20
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 2 0 100
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 1 2 33

Sayısal (MAT) 20 10 10 50

Matematik 20 10 10 50

İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 1 3 25
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 2 1 67
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 0 2 0
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Bilimsel Gösterim 1 1 0 100
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 13 6 65

Fen 20 13 6 65

Mevsimlerin Oluşumu 9 4 5 44
İklim ve Hava Hareketleri 11 9 1 82



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TÜRKAN KASAÇ 497  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
338,907 245,410 1 2 2 109 4754

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 5 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 2,93 3,83 7,55

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,07 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,87 4,94 6,35

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,33 1,93 3,10

Matematik 20 15 5 13,33 67 4,00 3,87 4,37

Fen 20 11 9 8,00 40 4,40 7,26 10,04

Toplam: 90 63 27 54,00 60 21,60 24,02 34,79

Sözel (TÜR) AaABCbCbDBAbBCBADBBC

Cevap Anh. A ADABCDCCDBACBCBADBBC

Sözel (TAR) ABCdDaacDC

Cevap Anh. A ABCBDBDADC

Sözel (DİN) BDACCcADCB

Cevap Anh. A BDACCDADCB

Sözel (İNG) ABBdabAaCA

Cevap Anh. A ABBCBAACCA

Sayısal (MAT) CDcAaaAbBCcDDBAADBBD

Cevap Anh. A CDBACCACBCBDDBAADBBD

Sayısal (FEN) daCCabDdcCAbDBCDCDcd

Cevap Anh. A BCCCDDDABCACDBCDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

DÜZYAZI BİLGİSİ 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
VİRGÜL 1 1 0 100
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 1 0 100
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 1 0 100
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 1 0 100
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
METNİN KONUSU 1 1 0 100
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 1 0 100
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 1 0 100
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 3 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 1 2 33
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 2 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Kader İnancı 10 9 1 90

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 2 3 40
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 1 1 50
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 3 0 100

Sayısal (MAT) 20 15 5 75

Matematik 20 15 5 75

İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 2 2 50
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 1 2 33
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 2 0 100
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Üslü Denklemler 2 2 0 100
Bilimsel Gösterim 1 1 0 100
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 11 9 55

Fen 20 11 9 55

Mevsimlerin Oluşumu 9 3 6 33
İklim ve Hava Hareketleri 11 8 3 73



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BÜNYAMİNU ÇUK 532 8*

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
187,067 245,410 1 47 54 652 18885

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 1 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 4,00 3,83 7,55

Tarih 10 5 4 3,67 37 3,67 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,67 4,94 6,35

İngilizce 10 4 5 2,33 23 2,33 1,93 3,10

Matematik 20 6 13 1,67 8 1,67 3,87 4,37

Fen 20 9 11 5,33 27 5,33 7,26 10,04

Toplam: 90 41 46 25,67 29 25,67 24,02 34,79

Sözel (TÜR) bccabaaDdBdbBADBdAaB

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR) cCacDCc DA

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) BCDADCbADB

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) ABbCcBc da

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) bcBAcaD DcdbdACcaaad

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) adBDCbDCcCcDCdcbdbDd

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 1 0 100
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 1 0 100
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 1 0 100
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
METNİN KONUSU 1 1 0 100
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 4 50

Tarih 10 5 4 50

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 1 2 33
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 2 0 100
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 1 1 33

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Kader İnancı 10 9 1 90

Sözel (İNG) 10 4 5 40

İngilizce 10 4 5 40

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 1 2 33
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 2 2 40
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 6 13 30

Matematik 20 6 13 30

Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 0 3 0
Üslü Denklemler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 0 1 0
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 1 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 1 1 50
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 1 3 25
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 9 11 45

Fen 20 9 11 45

Mevsimlerin Oluşumu 9 3 6 33
İklim ve Hava Hareketleri 11 6 5 55



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
A İ* *S U  N 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
48,960 245,410 31 90 116 1059 26640

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 31 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 18 -4,00 -20 2,61 3,83 7,55

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 2,10 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,67 4,94 6,35

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,96 1,93 3,10

Matematik 20 1 19 -5,33 -27 2,96 3,87 4,37

Fen 20 6 14 1,33 7 5,69 7,26 10,04

Toplam: 90 15 75 -10,00 -11 18,98 24,02 34,79

Sözel (TÜR) cbddaDbdbcbdadadcacC

Cevap Anh. A ADABCDCCDBACBCBADBBC

Sözel (TAR) dBaccaabaa

Cevap Anh. A ABCBDBDADC

Sözel (DİN) aDbdbccDbd

Cevap Anh. A BDACCDADCB

Sözel (İNG) AdadacAbCc

Cevap Anh. A ABBCBAACCA

Sayısal (MAT) baccaCdacddaacdbbada

Cevap Anh. A CDBACCACBCBDDBAADBBD

Sayısal (FEN) BbCbbaDdBacbcabaaDcC

Cevap Anh. A BCCCDDDABCACDBCDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 2 18 10

Türkçe 20 2 18 10

DÜZYAZI BİLGİSİ 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 1 0
NESNEL YARGI 1 0 1 0
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
METNİN KONUSU 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 0 1 0
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 1 9 10

Tarih 10 1 9 10

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 1 2 33
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 0 3 0
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 0 2 0
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Kader İnancı 10 2 8 20

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 1 4 20
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 0 2 0
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 2 1 67

Sayısal (MAT) 20 1 19 5

Matematik 20 1 19 5

İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 0 4 0
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 0 3 0
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 1 0 100
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 0 2 0
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Üslü Denklemler 2 0 2 0
Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 0 1 0
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 0 1 0
Üslü Sayının Üssü 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

Mevsimlerin Oluşumu 9 4 5 44
İklim ve Hava Hareketleri 11 2 9 18



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULCEBBAR ÖZDEMİR 9 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
231,827 245,410 8 35 39 473 13963

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 31 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 2,61 3,83 7,55

Tarih 10 5 4 3,67 37 2,10 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,67 4,94 6,35

İngilizce 10 5 3 4,00 40 1,96 1,93 3,10

Matematik 20 7 7 4,67 23 2,96 3,87 4,37

Fen 20 12 7 9,67 48 5,69 7,26 10,04

Toplam: 90 44 35 32,33 36 18,98 24,02 34,79

Sözel (TÜR) bB adCbcCBCcacDBcAba

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR) BdDBDaB cc

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) aCDAcCbADB

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) ABAC  cCda

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) dcdA Bb D Bb AaA  aC

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) Cac dADCDCaDCaBACaDa

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 11 40

Türkçe 20 8 11 40

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 0 0 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 1 0 100
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 1 0 100
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
METNİN KONUSU 1 1 0 100
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 4 50

Tarih 10 5 4 50

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 2 1 67
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 1 1 50
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 1 1 33

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Kader İnancı 10 7 3 70

Sözel (İNG) 10 5 3 50

İngilizce 10 5 3 50

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 1 2 33
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 3 1 60
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 1 0 50

Sayısal (MAT) 20 7 7 35

Matematik 20 7 7 35

Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 0 2 0
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 0 1 0
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 1 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 2 0 100
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 1 1 25
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 12 7 60

Fen 20 12 7 60

Mevsimlerin Oluşumu 9 5 4 56
İklim ve Hava Hareketleri 11 7 3 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULKADİR KAHRAMAN 14 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
176,440 245,410 17 52 60 695 19938

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 31 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 2,61 3,83 7,55

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,10 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,67 4,94 6,35

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,96 1,93 3,10

Matematik 20 6 14 1,33 7 2,96 3,87 4,37

Fen 20 10 10 6,67 33 5,69 7,26 10,04

Toplam: 90 38 52 20,67 23 18,98 24,02 34,79

Sözel (TÜR) dcdcbbCbbdAddCBbDBcC

Cevap Anh. A ADABCDCCDBACBCBADBBC

Sözel (TAR) dBCBDccAbd

Cevap Anh. A ABCBDBDADC

Sözel (DİN) BDAdCDADdB

Cevap Anh. A BDACCDADCB

Sözel (İNG) bdBadbAdac

Cevap Anh. A ABBCBAACCA

Sayısal (MAT) acacCdACcddacdAdcBBb

Cevap Anh. A CDBACCACBCBDDBAADBBD

Sayısal (FEN) cCCCDcDcaddCbBbDCDaa

Cevap Anh. A BCCCDDDABCACDBCDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

DÜZYAZI BİLGİSİ 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
VİRGÜL 1 1 0 100
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 1 0 100
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 1 0
NESNEL YARGI 1 1 0 100
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
METNİN KONUSU 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 1 0 100
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 2 1 67
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 1 2 33
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader İnancı 10 8 2 80

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 1 4 20
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 0 2 0
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 1 2 33

Sayısal (MAT) 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 2 2 50
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 0 3 0
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 1 1 50
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 10 10 50

Fen 20 10 10 50

Mevsimlerin Oluşumu 9 5 4 56
İklim ve Hava Hareketleri 11 5 6 45



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH AYDIN 19 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
96,840 245,410 28 85 109 998 25786

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 31 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 17 -2,67 -13 2,61 3,83 7,55

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,10 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 3,67 4,94 6,35

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,96 1,93 3,10

Matematik 20 6 14 1,33 7 2,96 3,87 4,37

Fen 20 6 14 1,33 7 5,69 7,26 10,04

Toplam: 90 20 70 -3,33 -4 18,98 24,02 34,79

Sözel (TÜR) bacadaCbacbadADcabac

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR) aCbBcbdcab

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) adacbCabad

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) AdbacabacC

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) caabcBacaBdabbdACCBd

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) CBacbdDCcabcdCcbabDa

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 3 17 15

Türkçe 20 3 17 15

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 1 0
NESNEL YARGI 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 1 0 100
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 0 1 0
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
METNİN KONUSU 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 2 1 67
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 0 2 0
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 0 2 0
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 0 3 0

Sözel (DİN) 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

Kader İnancı 10 1 9 10

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 2 1 67
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 0 5 0
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 1 2 33
Üslü Denklemler 2 0 2 0
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 0 1 0
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 1 1 50
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 1 1 50
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 1 3 25
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

Mevsimlerin Oluşumu 9 4 5 44
İklim ve Hava Hareketleri 11 2 9 18



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH KARABOĞA 21 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
126,680 245,410 23 73 91 905 24099

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 31 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 2,61 3,83 7,55

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,10 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 3,67 4,94 6,35

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,96 1,93 3,10

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 2,96 3,87 4,37

Fen 20 7 13 2,67 13 5,69 7,26 10,04

Toplam: 90 28 62 7,33 8 18,98 24,02 34,79

Sözel (TÜR) AcccdDCbcBbdBCBdcaad

Cevap Anh. A ADABCDCCDBACBCBADBBC

Sözel (TAR) AddBaBDdab

Cevap Anh. A ABCBDBDADC

Sözel (DİN) cacbabAcba

Cevap Anh. A BDACCDADCB

Sözel (İNG) ABcdcAACdb

Cevap Anh. A ABBCBAACCA

Sayısal (MAT) bbdAaacbaCaDadAdaaab

Cevap Anh. A CDBACCACBCBDDBAADBBD

Sayısal (FEN) daCaacaABbAdDaCDacdb

Cevap Anh. A BCCCDDDABCACDBCDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

DÜZYAZI BİLGİSİ 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
VİRGÜL 1 1 0 100
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 1 0 100
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 1 0 100
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
METNİN KONUSU 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 0 1 0
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 1 2 33
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 2 1 67
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 0 2 0
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

Kader İnancı 10 1 9 10

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 2 3 40
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 2 0 100
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 1 2 33

Sayısal (MAT) 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 1 3 25
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 0 3 0
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 0 2 0
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 0 1 0
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 0 1 0
Üslü Sayının Üssü 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

Mevsimlerin Oluşumu 9 3 6 33
İklim ve Hava Hareketleri 11 4 7 36



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET BULUT 37 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
224,000 245,410 9 37 42 501 14840

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 31 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 12 3,00 15 2,61 3,83 7,55

Tarih 10 5 4 3,67 37 2,10 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,67 4,94 6,35

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,96 1,93 3,10

Matematik 20 8 12 4,00 20 2,96 3,87 4,37

Fen 20 13 6 11,00 55 5,69 7,26 10,04

Toplam: 90 44 43 29,67 33 18,98 24,02 34,79

Sözel (TÜR) c*AaCbbcC CcaADdaAad

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR) c DBDCBdcd

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) dCDADCbAcB

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) ABdaaBddcC

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) ccaAcBbbDaBDadbAaCaC

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) aaBDCADCDCaaCCBcC Dc

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 12 35

Türkçe 20 7 12 35

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
VİRGÜL 1 1 0 100
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 0 0
NESNEL YARGI 1 1 0 100
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 1 0 100
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 0 1 0
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
METNİN KONUSU 1 1 0 100
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 4 50

Tarih 10 5 4 50

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 1 1 33
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 1 1 50
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 2 1 67

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Kader İnancı 10 7 3 70

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 2 1 67
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 1 4 20
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40

Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 1 2 33
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 0 1 0
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 2 0 100
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 2 2 50
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 13 6 65

Fen 20 13 6 65

Mevsimlerin Oluşumu 9 3 6 33
İklim ve Hava Hareketleri 11 10 0 91



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI ÖZGEL 49 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
196,090 245,410 12 44 50 617 17949

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 31 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 2,61 3,83 7,55

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,10 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,67 4,94 6,35

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,96 1,93 3,10

Matematik 20 8 11 4,33 22 2,96 3,87 4,37

Fen 20 9 11 5,33 27 5,69 7,26 10,04

Toplam: 90 40 49 23,67 26 18,98 24,02 34,79

Sözel (TÜR) ADbddbdacaAbcCBAcBBd

Cevap Anh. A ADABCDCCDBACBCBADBBC

Sözel (TAR) ABCBccDbDa

Cevap Anh. A ABCBDBDADC

Sözel (DİN) BDAbCcADdc

Cevap Anh. A BDACCDADCB

Sözel (İNG) dBdddbACab

Cevap Anh. A ABBCBAACCA

Sayısal (MAT) CDcbbab aCdDDdAdaBaD

Cevap Anh. A CDBACCACBCBDDBAADBBD

Sayısal (FEN) dCCaDaadadcbDBdDCbBC

Cevap Anh. A BCCCDDDABCACDBCDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

DÜZYAZI BİLGİSİ 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 1 0 100
PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 1 0 100
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 1 0
NESNEL YARGI 1 1 0 100
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
METNİN KONUSU 1 1 0 100
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 0 1 0
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 1 0 100
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 1 0 100
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 3 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 1 2 33
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Kader İnancı 10 6 4 60

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 1 4 20
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 1 1 50
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 1 2 33

Sayısal (MAT) 20 8 11 40

Matematik 20 8 11 40

İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 2 1 50
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 1 2 33
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 1 1 50
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 0 1 0
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 9 11 45

Fen 20 9 11 45

Mevsimlerin Oluşumu 9 3 6 33
İklim ve Hava Hareketleri 11 6 5 55



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AYNUR KAKIZ 55 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
243,183 245,410 5 30 34 416 12806

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 31 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 2,61 3,83 7,55

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,10 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,67 4,94 6,35

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,96 1,93 3,10

Matematik 20 8 7 5,67 28 2,96 3,87 4,37

Fen 20 13 7 10,67 53 5,69 7,26 10,04

Toplam: 90 47 38 34,33 38 18,98 24,02 34,79

Sözel (TÜR) dbbdbDCbaabCBCBcDBca

Cevap Anh. A ADABCDCCDBACBCBADBBC

Sözel (TAR) ABCaacDcDa

Cevap Anh. A ABCBDBDADC

Sözel (DİN) BDACdcADCc

Cevap Anh. A BDACCDADCB

Sözel (İNG) dBBadAACdA

Cevap Anh. A ABBCBAACCA

Sayısal (MAT) CD  dCc a c DcAdaBBD

Cevap Anh. A CDBACCACBCBDDBAADBBD

Sayısal (FEN) dCdCDcDAcCbbcBCDCDBC

Cevap Anh. A BCCCDDDABCACDBCDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

DÜZYAZI BİLGİSİ 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
VİRGÜL 1 1 0 100
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 1 0 100
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
METNİN KONUSU 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 1 0 100
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 3 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 0 3 0
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Kader İnancı 10 7 3 70

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 2 3 40
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 2 0 100
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 2 1 67

Sayısal (MAT) 20 8 7 40

Matematik 20 8 7 40

İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 1 1 25
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 1 1 33
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 0 0 0
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 1 0 100
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 1 1 50
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 13 7 65

Fen 20 13 7 65

Mevsimlerin Oluşumu 9 5 4 56
İklim ve Hava Hareketleri 11 8 3 73



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ALTIN 58 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
334,580 245,410 1 3 3 117 5046

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 31 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 2,61 3,83 7,55

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,10 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,67 4,94 6,35

İngilizce 10 8 2 7,33 73 1,96 1,93 3,10

Matematik 20 14 4 12,67 63 2,96 3,87 4,37

Fen 20 15 5 13,33 67 5,69 7,26 10,04

Toplam: 90 62 26 53,33 59 18,98 24,02 34,79

Sözel (TÜR) cbAdCbCbDcACBCBcDdBa

Cevap Anh. A ADABCDCCDBACBCBADBBC

Sözel (TAR) ddCBDBDdDb

Cevap Anh. A ABCBDBDADC

Sözel (DİN) BDACCcADCc

Cevap Anh. A BDACCDADCB

Sözel (İNG) ABBCaAAbCA

Cevap Anh. A ABBCBAACCA

Sayısal (MAT) CD Aa ACabcDDBAADBBD

Cevap Anh. A CDBACCACBCBDDBAADBBD

Sayısal (FEN) dCCCDbDAdCcbDBCDCDBC

Cevap Anh. A BCCCDDDABCACDBCDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55

DÜZYAZI BİLGİSİ 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
VİRGÜL 1 1 0 100
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 1 0 100
ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 1 0 100
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
METNİN KONUSU 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 1 0 100
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 1 2 33
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 2 1 67
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 2 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader İnancı 10 8 2 80

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 3 2 60
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 2 0 100
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 3 0 100

Sayısal (MAT) 20 14 4 70

Matematik 20 14 4 70

İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 2 2 50
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 1 1 33
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 0 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 2 0 100
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Üslü Denklemler 2 2 0 100
Bilimsel Gösterim 1 1 0 100
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 15 5 75

Fen 20 15 5 75

Mevsimlerin Oluşumu 9 6 3 67
İklim ve Hava Hareketleri 11 9 2 82



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AZAD DURSUN 64 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
317,007 245,410 2 5 6 154 6278

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 31 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 2,61 3,83 7,55

Tarih 10 7 3 6,00 60 2,10 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,67 4,94 6,35

İngilizce 10 8 2 7,33 73 1,96 1,93 3,10

Matematik 20 13 5 11,33 57 2,96 3,87 4,37

Fen 20 15 5 13,33 67 5,69 7,26 10,04

Toplam: 90 59 29 49,33 55 18,98 24,02 34,79

Sözel (TÜR) AcAcCadCbaAbBCBcDBda

Cevap Anh. A ADABCDCCDBACBCBADBBC

Sözel (TAR) ABCBDdaADb

Cevap Anh. A ABCBDBDADC

Sözel (DİN) BDAaCcADda

Cevap Anh. A BDACCDADCB

Sözel (İNG) ABBCaAAbCA

Cevap Anh. A ABBCBAACCA

Sayısal (MAT) CD Aa ACaCcDDaAAbBBD

Cevap Anh. A CDBACCACBCBDDBAADBBD

Sayısal (FEN) dCdCDbDAdCcCDBCDCDBC

Cevap Anh. A BCCCDDDABCACDBCDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

DÜZYAZI BİLGİSİ 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 1 0 100
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 1 0 100
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
METNİN KONUSU 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 1 0 100
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 3 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 1 2 33
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 2 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Kader İnancı 10 6 4 60

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 3 2 60
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 2 0 100
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 3 0 100

Sayısal (MAT) 20 13 5 65

Matematik 20 13 5 65

İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 3 1 75
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 1 1 33
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 0 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 2 0 100
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Bilimsel Gösterim 1 1 0 100
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 15 5 75

Fen 20 15 5 75

Mevsimlerin Oluşumu 9 5 4 56
İklim ve Hava Hareketleri 11 10 1 91



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR TEK 65 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
122,907 245,410 25 75 94 917 24346

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 31 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 2,61 3,83 7,55

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,10 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,67 4,94 6,35

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,96 1,93 3,10

Matematik 20 6 14 1,33 7 2,96 3,87 4,37

Fen 20 5 15 0,00 0 5,69 7,26 10,04

Toplam: 90 26 64 4,67 5 18,98 24,02 34,79

Sözel (TÜR) AdcbCbbaCddaabDBaACa

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR) BaDaaacAab

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) dbcADaCcac

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) AdbbaBcdda

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) dccAbaDcDaBaabaAdCcd

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) daBbadadbbcbddBbCaDB

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
VİRGÜL 1 1 0 100
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 1 0
NESNEL YARGI 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 1 0 100
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
METNİN KONUSU 1 1 0 100
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 1 0 100
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 1 2 33
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 0 2 0
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 1 2 33

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Kader İnancı 10 3 7 30

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 1 2 33
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 0 5 0
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 0 3 0
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 0 1 0
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 2 0 100
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 1 3 25
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

Mevsimlerin Oluşumu 9 2 7 22
İklim ve Hava Hareketleri 11 3 8 27



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN AYGÜN 67 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
237,343 245,410 6 32 36 441 13385

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 31 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 12 3,00 15 2,61 3,83 7,55

Tarih 10 7 3 6,00 60 2,10 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,67 4,94 6,35

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,96 1,93 3,10

Matematik 20 12 8 9,33 47 2,96 3,87 4,37

Fen 20 10 10 6,67 33 5,69 7,26 10,04

Toplam: 90 46 43 31,67 35 18,98 24,02 34,79

Sözel (TÜR) dabcCbCba ACcCdcDddC

Cevap Anh. A ADABCDCCDBACBCBADBBC

Sözel (TAR) dBCBcBDADd

Cevap Anh. A ABCBDBDADC

Sözel (DİN) BDAbdcADd*

Cevap Anh. A BDACCDADCB

Sözel (İNG) ABBaabAdCb

Cevap Anh. A ABBCBAACCA

Sayısal (MAT) bDBACaACBdcDDaAcbBdD

Cevap Anh. A CDBACCACBCBDDBAADBBD

Sayısal (FEN) aCaCabaddCdCbBbDCDBC

Cevap Anh. A BCCCDDDABCACDBCDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 12 35

Türkçe 20 7 12 35

DÜZYAZI BİLGİSİ 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
VİRGÜL 1 1 0 100
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 0 0 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 1 0 100
ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 1 0
NESNEL YARGI 1 1 0 100
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
METNİN KONUSU 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 2 1 67
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 2 1 67
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Kader İnancı 10 5 5 50

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 2 3 40
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 1 1 50
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 2 1 67

Sayısal (MAT) 20 12 8 60

Matematik 20 12 8 60

İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 2 2 50
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 2 1 67
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 2 0 100
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 0 1 0
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 10 10 50

Fen 20 10 10 50

Mevsimlerin Oluşumu 9 2 7 22
İklim ve Hava Hareketleri 11 8 3 73



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERİVAN EMEN 79 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
152,713 245,410 19 61 74 793 22067

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 31 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 2,61 3,83 7,55

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,10 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,67 4,94 6,35

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,96 1,93 3,10

Matematik 20 6 14 1,33 7 2,96 3,87 4,37

Fen 20 5 15 0,00 0 5,69 7,26 10,04

Toplam: 90 30 58 10,67 12 18,98 24,02 34,79

Sözel (TÜR) A ADaC bCBCbadDcBACc

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR) cdadabBAbc

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) cbcAaCacDB

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) AdAbcddbca

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) ddabadDbcaBDCAbdaCad

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) dcBcbbbaadcaCCBddbDc

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 7 55

Türkçe 20 11 7 55

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 0 1 0
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 1 0 100
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 1 0 100
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 0 1 0
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
METNİN KONUSU 1 1 0 100
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 1 0 100
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 0 3 0
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 0 2 0
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 0 2 0
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 2 1 67

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Kader İnancı 10 4 6 40

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 1 2 33
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 0 5 0
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 1 2 33
Üslü Denklemler 2 0 2 0
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 0 1 0
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 0 2 0
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 2 2 50
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

Mevsimlerin Oluşumu 9 3 6 33
İklim ve Hava Hareketleri 11 2 9 18



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERİVAN KIZILKAYA 80 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
106,417 245,410 27 81 103 970 25352

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 31 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 2,61 3,83 7,55

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,10 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,67 4,94 6,35

İngilizce 10 3 6 1,00 10 1,96 1,93 3,10

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 2,96 3,87 4,37

Fen 20 7 13 2,67 13 5,69 7,26 10,04

Toplam: 90 26 63 5,00 6 18,98 24,02 34,79

Sözel (TÜR) AcdDbaaabadbadDadACc

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR) BaDaDaBdcd

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) cdDADbdbbB

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) ABA addbcb

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) dcadDdabaaaDbbabaadC

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) ddcDCccCDbbcaCBcCaaa

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 1 0 100
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 1 0
NESNEL YARGI 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 0 1 0
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
METNİN KONUSU 1 1 0 100
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 1 0 100
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 1 2 33
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 1 1 50
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 1 2 33

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Kader İnancı 10 4 6 40

Sözel (İNG) 10 3 6 30

İngilizce 10 3 6 30

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 1 2 33
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 1 3 20
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 3 17 15

Matematik 20 3 17 15

Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 1 2 33
Üslü Denklemler 2 0 2 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 0 1 0
Üslü Sayının Üssü 1 0 1 0
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 0 2 0
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 1 3 25
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

Mevsimlerin Oluşumu 9 1 8 11
İklim ve Hava Hareketleri 11 6 5 55



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BESSİ UÇUK 80 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
235,947 245,410 7 33 37 448 13523

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 31 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 2,61 3,83 7,55

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,10 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,67 4,94 6,35

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,96 1,93 3,10

Matematik 20 12 8 9,33 47 2,96 3,87 4,37

Fen 20 10 10 6,67 33 5,69 7,26 10,04

Toplam: 90 45 45 30,00 33 18,98 24,02 34,79

Sözel (TÜR) cdAbdCacbdaDcADBBdCd

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR) BbDcDCdADc

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) BaDAcCCdDB

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) AcAdacbadb

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) AadADBDDDccabACACdaC

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) CaBDCAbbDCDbdaBbdCbd

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 1 0
NESNEL YARGI 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 1 0 100
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 1 0 100
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
METNİN KONUSU 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 1 0 100
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 1 2 33
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 2 0 100
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 2 1 67

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Kader İnancı 10 7 3 70

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 1 2 33
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 0 5 0
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 12 8 60

Matematik 20 12 8 60

Bilimsel Gösterim 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 0 3 0
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 1 1 50
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 2 0 100
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 2 2 50
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 10 10 50

Fen 20 10 10 50

Mevsimlerin Oluşumu 9 2 7 22
İklim ve Hava Hareketleri 11 8 3 73



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BİSTİN KAYMAZ 82 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
182,893 245,410 15 49 56 664 19300

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 31 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 2,61 3,83 7,55

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,10 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,67 4,94 6,35

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,96 1,93 3,10

Matematik 20 7 13 2,67 13 2,96 3,87 4,37

Fen 20 13 7 10,67 53 5,69 7,26 10,04

Toplam: 90 35 55 16,67 19 18,98 24,02 34,79

Sözel (TÜR) AddcdbaadBCbacDBabda

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR) ddbBcaBADb

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) cdDAcbCcDa

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) AdbaaBcabd

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) dcdcDBDbDdabaACAbbaa

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) CdBDCcbCDbbDCdBACCDd

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 1 0 100
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 1 0 100
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
METNİN KONUSU 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 1 2 33
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 0 2 0
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 1 1 50
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 2 1 67

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Kader İnancı 10 4 6 40

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 1 2 33
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 0 5 0
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 7 13 35

Matematik 20 7 13 35

Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 0 3 0
Üslü Denklemler 2 0 2 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 2 0 100
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 1 3 25
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 13 7 65

Fen 20 13 7 65

Mevsimlerin Oluşumu 9 5 4 56
İklim ve Hava Hareketleri 11 8 3 73



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA BUDAK 87 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
253,587 245,410 4 27 31 373 11758

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 31 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 2,61 3,83 7,55

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,10 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 3,67 4,94 6,35

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,96 1,93 3,10

Matematik 20 7 5 5,33 27 2,96 3,87 4,37

Fen 20 13 7 10,67 53 5,69 7,26 10,04

Toplam: 90 48 34 36,67 41 18,98 24,02 34,79

Sözel (TÜR) bcdDbbdcbBCbBADcBACB

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR) aaDcDCdAbc

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) cCDADCCADB

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) AdACBddbAd

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) dcdA BDDD B  Aa   a 

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) CdBDbcDCDCbDCaBACaDc

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 1 0 100
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 1 0 100
KİŞİLEŞTİRME 1 1 0 100
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 1 0 100
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 0 1 0
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
METNİN KONUSU 1 1 0 100
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 1 0 100
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 0 3 0
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 1 1 50
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 2 1 67

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Kader İnancı 10 9 1 90

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 2 1 67
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 2 3 40
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 7 5 35

Matematik 20 7 5 35

Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 0 1 0
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 1 1 50
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 1 0 50
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 0 1 0
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 13 7 65

Fen 20 13 7 65

Mevsimlerin Oluşumu 9 5 4 56
İklim ve Hava Hareketleri 11 8 3 73



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DELİL UÇUK 89 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
174,867 245,410 18 53 61 699 20084

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 31 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 2,61 3,83 7,55

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,10 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,67 4,94 6,35

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,96 1,93 3,10

Matematik 20 6 14 1,33 7 2,96 3,87 4,37

Fen 20 11 9 8,00 40 5,69 7,26 10,04

Toplam: 90 37 53 19,33 21 18,98 24,02 34,79

Sözel (TÜR) cBAcaCacCBCaadcadbdd

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR) cbDaaCcADb

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) dCDAcCCADB

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) AcbddacaAb

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) dcdcDcDbDcBDadbcdaaC

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) ddcDCcbCDbbDCCBdCCDd

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 1 0 100
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 0 1 0
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 0 1 0
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
METNİN KONUSU 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 0 3 0
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 1 1 50
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 2 1 67

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader İnancı 10 8 2 80

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 2 1 67
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 0 5 0
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 1 2 33
Üslü Denklemler 2 0 2 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 0 1 0
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 1 1 50
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 1 3 25
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 11 9 55

Fen 20 11 9 55

Mevsimlerin Oluşumu 9 4 5 44
İklim ve Hava Hareketleri 11 7 4 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DİYARYALÇIN 128 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
129,877 245,410 22 71 87 888 23863

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 31 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 2,61 3,83 7,55

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,10 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,67 4,94 6,35

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,96 1,93 3,10

Matematik 20 4 15 -1,00 -5 2,96 3,87 4,37

Fen 20 7 13 2,67 13 5,69 7,26 10,04

Toplam: 90 32 57 13,00 14 18,98 24,02 34,79

Sözel (TÜR) dcdBacbCbcAbBdadaBca

Cevap Anh. A ADABCDCCDBACBCBADBBC

Sözel (TAR) dBCcDaDbDb

Cevap Anh. A ABCBDBDADC

Sözel (DİN) BcddaDADdB

Cevap Anh. A BDACCDADCB

Sözel (İNG) bdBadAACCA

Cevap Anh. A ABBCBAACCA

Sayısal (MAT) acacCdb ad*DcdAdbdBb

Cevap Anh. A CDBACCACBCBDDBAADBBD

Sayısal (FEN) cCCCacccaddaDabDCbBd

Cevap Anh. A BCCCDDDABCACDBCDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

DÜZYAZI BİLGİSİ 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 1 0 100
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 0 1 0
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
METNİN KONUSU 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 0 1 0
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 1 0 100
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 2 1 67
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 0 3 0
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 2 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Kader İnancı 10 5 5 50

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 2 3 40
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 1 1 50
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 3 0 100

Sayısal (MAT) 20 4 15 20

Matematik 20 4 15 20

İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 1 2 25
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 0 3 0
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 0 2 0
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 0 1 0
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

Mevsimlerin Oluşumu 9 3 6 33
İklim ve Hava Hareketleri 11 4 7 36



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE   AY 93 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
81,700 245,410 30 89 115 1038 26292

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 31 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 2,61 3,83 7,55

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,10 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,67 4,94 6,35

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,96 1,93 3,10

Matematik 20 5 15 0,00 0 2,96 3,87 4,37

Fen 20 1 17 -4,67 -23 5,69 7,26 10,04

Toplam: 90 22 66 0,00 0 18,98 24,02 34,79

Sözel (TÜR) AacaaaabaBACdbadcBca

Cevap Anh. A ADABCDCCDBACBCBADBBC

Sözel (TAR) AdCBDaccDa

Cevap Anh. A ABCBDBDADC

Sözel (DİN) BDcdCadbCd

Cevap Anh. A BDACCDADCB

Sözel (İNG) caBddcAdbc

Cevap Anh. A ABBCBAACCA

Sayısal (MAT) CacbdabbBdacDBcdaBac

Cevap Anh. A CDBACCACBCBDDBAADBBD

Sayısal (FEN) cbabbb b ddbcadabbBd

Cevap Anh. A BCCCDDDABCACDBCDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

DÜZYAZI BİLGİSİ 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 1 0 100
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 1 0 100
ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 1 0
NESNEL YARGI 1 0 1 0
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
METNİN KONUSU 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 0 1 0
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 1 0 100
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 2 1 67
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 1 2 33
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 2 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Kader İnancı 10 4 6 40

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 1 4 20
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 0 2 0
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 1 2 33

Sayısal (MAT) 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 1 3 25
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 0 3 0
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 1 1 50
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 0 1 0
Üslü Sayının Üssü 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 1 17 5

Fen 20 1 17 5

Mevsimlerin Oluşumu 9 0 7 0
İklim ve Hava Hareketleri 11 1 10 9



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA AYDIN 110 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
179,717 245,410 16 51 58 685 19603

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 31 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 2,61 3,83 7,55

Tarih 10 3 1 2,67 27 2,10 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 3 2 2,33 23 3,67 4,94 6,35

İngilizce 10 3 4 1,67 17 1,96 1,93 3,10

Matematik 20 7 9 4,00 20 2,96 3,87 4,37

Fen 20 9 5 7,33 37 5,69 7,26 10,04

Toplam: 90 30 36 18,00 20 18,98 24,02 34,79

Sözel (TÜR) bDccbbbbaabCdCBbDdca

Cevap Anh. A ADABCDCCDBACBCBADBBC

Sözel (TAR)  BC aB    

Cevap Anh. A ABCBDBDADC

Sözel (DİN) Bb   cA C 

Cevap Anh. A BDACCDADCB

Sözel (İNG) d  a AAaCb

Cevap Anh. A ABBCBAACCA

Sayısal (MAT) aDd aac a c DcAdDBBD

Cevap Anh. A CDBACCACBCBDDBAADBBD

Sayısal (FEN) dCd a DbBC    CDCDBa

Cevap Anh. A BCCCDDDABCACDBCDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

DÜZYAZI BİLGİSİ 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 1 0 100
PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 1 0
NESNEL YARGI 1 1 0 100
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
METNİN KONUSU 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 1 30

Tarih 10 3 1 30

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 2 0 67
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 1 0 33
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 0 1 0
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 0 0 0

Sözel (DİN) 10 3 2 30

Din K.ve A.B. 10 3 2 30

Kader İnancı 10 3 2 30

Sözel (İNG) 10 3 4 30

İngilizce 10 3 4 30

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 0 3 0
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 1 0 50
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 2 1 67

Sayısal (MAT) 20 7 9 35

Matematik 20 7 9 35

İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 0 2 0
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 1 2 33
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 0 0 0
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 1 1 50
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 9 5 45

Fen 20 9 5 45

Mevsimlerin Oluşumu 9 3 4 33
İklim ve Hava Hareketleri 11 6 1 55



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA EMEN 545 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
193,570 245,410 13 45 52 629 18217

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 31 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 2,61 3,83 7,55

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 2,10 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,67 4,94 6,35

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,96 1,93 3,10

Matematik 20 6 14 1,33 7 2,96 3,87 4,37

Fen 20 10 9 7,00 35 5,69 7,26 10,04

Toplam: 90 35 52 17,67 20 18,98 24,02 34,79

Sözel (TÜR) A A CbCDCdCDBbDdBbdc

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR) cCbccdadad

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) Bdb*bbCbac

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) bcbCcBACAb

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) dcaAbcDbbBBaCbadCbaa

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) CaBDbcDaDbbcbCB CCDa

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 7 55

Türkçe 20 11 7 55

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 1 0 50
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 0 0
VİRGÜL 1 1 0 100
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 1 0
NESNEL YARGI 1 1 0 100
KİŞİLEŞTİRME 1 1 0 100
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 0 1 0
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
METNİN KONUSU 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 9 10

Tarih 10 1 9 10

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 1 2 33
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 0 2 0
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 0 2 0
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 0 3 0

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Kader İnancı 10 2 8 20

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 1 2 33
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 3 2 60
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 1 2 33
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 0 1 0
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 0 2 0
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 1 3 25
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 10 9 50

Fen 20 10 9 50

Mevsimlerin Oluşumu 9 3 5 33
İklim ve Hava Hareketleri 11 7 4 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA GİRGİN 120 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
183,637 245,410 14 48 55 661 19227

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 31 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 2,61 3,83 7,55

Tarih 10 3 1 2,67 27 2,10 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 3 3 2,00 20 3,67 4,94 6,35

İngilizce 10 3 2 2,33 23 1,96 1,93 3,10

Matematik 20 8 9 5,00 25 2,96 3,87 4,37

Fen 20 7 8 4,33 22 5,69 7,26 10,04

Toplam: 90 31 36 19,00 21 18,98 24,02 34,79

Sözel (TÜR) bcdDbbdbCdCaabDBBAac

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR)    B CB a 

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) aC Ac   bB

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) A Aa  d  C

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) dccA BDDDdBD Aacaaa 

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN)  d   bDCDb addBbCaDB

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 1 0 100
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 1 0
NESNEL YARGI 1 1 0 100
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 1 0 100
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
METNİN KONUSU 1 1 0 100
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 1 30

Tarih 10 3 1 30

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 1 0 33
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 0 0 0
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 0 1 0
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 2 0 67

Sözel (DİN) 10 3 3 30

Din K.ve A.B. 10 3 3 30

Kader İnancı 10 3 3 30

Sözel (İNG) 10 3 2 30

İngilizce 10 3 2 30

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 2 0 67
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 0 2 0
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 1 0 50

Sayısal (MAT) 20 8 9 40

Matematik 20 8 9 40

Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 1 2 33
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 1 1 50
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 1 1 50
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 0 2 0
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 7 8 35

Fen 20 7 8 35

Mevsimlerin Oluşumu 9 2 5 22
İklim ve Hava Hareketleri 11 5 3 45



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FERHAT ASLAN 134 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
197,117 245,410 11 43 49 611 17834

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 31 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 14 0,33 2 2,61 3,83 7,55

Tarih 10 3 6 1,00 10 2,10 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,67 4,94 6,35

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,96 1,93 3,10

Matematik 20 8 12 4,00 20 2,96 3,87 4,37

Fen 20 12 8 9,33 47 5,69 7,26 10,04

Toplam: 90 39 49 22,67 25 18,98 24,02 34,79

Sözel (TÜR) dabBbDa baACdddcDacb

Cevap Anh. A ADABCDCCDBACBCBADBBC

Sözel (TAR) dcacc DADa

Cevap Anh. A ABCBDBDADC

Sözel (DİN) BDAaCDAbaa

Cevap Anh. A BDACCDADCB

Sözel (İNG) ABBaabAbCb

Cevap Anh. A ABBCBAACCA

Sayısal (MAT) acaACaAaaCcDDaAcbacD

Cevap Anh. A CDBACCACBCBDDBAADBBD

Sayısal (FEN) cCdCDbDdaCcCDBbDCbBC

Cevap Anh. A BCCCDDDABCACDBCDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 14 25

Türkçe 20 5 14 25

DÜZYAZI BİLGİSİ 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 0 0
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 1 0 100
ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 1 0
NESNEL YARGI 1 0 1 0
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
METNİN KONUSU 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 6 30

Tarih 10 3 6 30

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 0 3 0
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 0 2 0
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Kader İnancı 10 6 4 60

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 2 3 40
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 1 1 50
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 2 1 67

Sayısal (MAT) 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40

İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 2 2 50
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 0 3 0
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 2 0 100
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 0 1 0
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 0 1 0
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 12 8 60

Fen 20 12 8 60

Mevsimlerin Oluşumu 9 4 5 44
İklim ve Hava Hareketleri 11 8 3 73



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FETTAH ÖNCÜ 32500 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
93,387 245,410 29 86 111 1008 25926

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 31 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 17 -2,67 -13 2,61 3,83 7,55

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,10 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,67 4,94 6,35

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,96 1,93 3,10

Matematik 20 2 18 -4,00 -20 2,96 3,87 4,37

Fen 20 7 13 2,67 13 5,69 7,26 10,04

Toplam: 90 27 63 6,00 7 18,98 24,02 34,79

Sözel (TÜR) ABdcbaaDbaaaacbccdac

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR) BCDacaBdaA

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) cbDADCaAbB

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) dBACBdbacd

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) bcdbadDbcacabdbddaBd

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) CBcbCbDaabDaCbcAdabc

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 3 17 15

Türkçe 20 3 17 15

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 1 0
NESNEL YARGI 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 0 1 0
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 0 1 0
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
METNİN KONUSU 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 2 1 67
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 2 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 0 2 0
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 1 2 33

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Kader İnancı 10 6 4 60

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 0 3 0
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 3 2 60
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 2 18 10

Matematik 20 2 18 10

Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 0 3 0
Üslü Denklemler 2 0 2 0
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 0 1 0
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 1 1 50
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 0 2 0
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 0 4 0
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

Mevsimlerin Oluşumu 9 5 4 56
İklim ve Hava Hareketleri 11 2 9 18



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FIRATÖZKAN 147 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
131,507 245,410 20 68 84 878 23730

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 31 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 2,61 3,83 7,55

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,10 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,67 4,94 6,35

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,96 1,93 3,10

Matematik 20 6 14 1,33 7 2,96 3,87 4,37

Fen 20 8 12 4,00 20 5,69 7,26 10,04

Toplam: 90 28 62 7,33 8 18,98 24,02 34,79

Sözel (TÜR) AcdbdaaDCdabcdbadcaB

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR) aacdbdacDA

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) dbcADdCdbd

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) dBACadbdAC

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) dcdAbaDDaBcDabacbCda

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) aBcaCdaCDabaCdadCaDB

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 16 20

Türkçe 20 4 16 20

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 1 0
NESNEL YARGI 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 0 1 0
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 0 1 0
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
METNİN KONUSU 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 0 3 0
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 1 1 50
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 0 3 0

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Kader İnancı 10 3 7 30

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 2 1 67
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 2 3 40
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 2 1 67
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 0 1 0
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 1 1 50
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 0 2 0
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 1 3 25
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

Mevsimlerin Oluşumu 9 4 5 44
İklim ve Hava Hareketleri 11 4 7 36



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İZZETTİN ACAP 240 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
216,440 245,410 10 41 46 537 15696

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 31 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 2,61 3,83 7,55

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,10 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,67 4,94 6,35

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,96 1,93 3,10

Matematik 20 10 10 6,67 33 2,96 3,87 4,37

Fen 20 9 11 5,33 27 5,69 7,26 10,04

Toplam: 90 44 46 28,67 32 18,98 24,02 34,79

Sözel (TÜR) bBAadCbcadbDBdDdacCB

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR) BdDBDaBcad

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) aCDAbCCADB

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) ABACcdbadb

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) dcaADBbbDBBbdAaACdBa

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) CadbdADCDaaDdaaACaDa

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 1 0
NESNEL YARGI 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 1 0 100
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 0 1 0
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
METNİN KONUSU 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 1 0 100
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 2 1 67
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 1 1 50
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 1 2 33

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader İnancı 10 8 2 80

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 1 2 33
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 2 3 40
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 10 10 50

Matematik 20 10 10 50

Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 1 2 33
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 0 1 0
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 1 1 50
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 2 0 100
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 0 4 0
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 9 11 45

Fen 20 9 11 45

Mevsimlerin Oluşumu 9 4 5 44
İklim ve Hava Hareketleri 11 5 6 45



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KEB* A* 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
124,037 245,410 24 74 93 915 24272

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 31 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 2,61 3,83 7,55

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,10 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,67 4,94 6,35

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,96 1,93 3,10

Matematik 20 7 12 3,00 15 2,96 3,87 4,37

Fen 20 3 17 -2,67 -13 5,69 7,26 10,04

Toplam: 90 27 62 6,33 7 18,98 24,02 34,79

Sözel (TÜR) dBdcbCacbBdbcADBBdba

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR) cbDaaCadDb

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) dCcAbCbdcB

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) bcAdBabbdC

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) ccaADB bDaBcaAabdCab

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) CcccadbCcbaabdBcdbca

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 1 0 100
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 1 0 100
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
METNİN KONUSU 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 0 3 0
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 1 1 50
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 1 2 33

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Kader İnancı 10 4 6 40

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 1 2 33
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 1 4 20
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 7 12 35

Matematik 20 7 12 35

Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 0 3 0
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 0 0 0
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 1 1 50
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 1 3 25
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 3 17 15

Fen 20 3 17 15

Mevsimlerin Oluşumu 9 1 8 11
İklim ve Hava Hareketleri 11 2 9 18



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN UGAR 329 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
130,970 245,410 21 69 85 881 23774

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 31 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 14 -1,67 -8 2,61 3,83 7,55

Tarih 10 3 6 1,00 10 2,10 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 3,67 4,94 6,35

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,96 1,93 3,10

Matematik 20 6 11 2,33 12 2,96 3,87 4,37

Fen 20 7 12 3,00 15 5,69 7,26 10,04

Toplam: 90 26 54 8,00 9 18,98 24,02 34,79

Sözel (TÜR) dcdc aacd bbab BddCB

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR) aab DCccbA

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) B DcD CdbB

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) Ac*baB*bcb

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) *caA Bbb BdDbAb bbcC

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) CaBDCcbbDbbaCd dCacc

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 3 14 15

Türkçe 20 3 14 15

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
VİRGÜL 1 0 0 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 0 0
NESNEL YARGI 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 0 0 0
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 1 0 100
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
METNİN KONUSU 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 1 0 100
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 6 30

Tarih 10 3 6 30

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 0 2 0
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 1 1 50
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 1 2 33

Sözel (DİN) 10 5 3 50

Din K.ve A.B. 10 5 3 50

Kader İnancı 10 5 3 50

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 1 2 33
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 0 5 0
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 6 11 30

Matematik 20 6 11 30

Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 2 1 67
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 0 1 0
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 0 0 0
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 1 3 25
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 7 12 35

Fen 20 7 12 35

Mevsimlerin Oluşumu 9 2 7 22
İklim ve Hava Hareketleri 11 5 5 45



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYRE YÜCEDAĞ 601 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
301,020 245,410 3 12 13 200 7474

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 31 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 2,61 3,83 7,55

Tarih 10 3 6 1,00 10 2,10 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,67 4,94 6,35

İngilizce 10 1 0 1,00 10 1,96 1,93 3,10

Matematik 20 8 5 6,33 32 2,96 3,87 4,37

Fen 20 17 3 16,00 80 5,69 7,26 10,04

Toplam: 90 50 23 42,33 47 18,98 24,02 34,79

Sözel (TÜR) dcAaCbCcCdCcBADBBACB

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR) Bac cddAbA

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) cCDADCbADB

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) A         

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) dcaAcBDD  BD Aa   B 

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) CBBDCcDCDCbDCCBACCDa

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
VİRGÜL 1 1 0 100
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 1 0
NESNEL YARGI 1 1 0 100
KİŞİLEŞTİRME 1 1 0 100
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 1 0 100
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 1 0 100
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
METNİN KONUSU 1 1 0 100
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 1 0 100
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 6 30

Tarih 10 3 6 30

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 1 1 33
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 0 2 0
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 1 2 33

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader İnancı 10 8 2 80

Sözel (İNG) 10 1 0 10

İngilizce 10 1 0 10

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 1 0 33
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 0 0 0
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 8 5 40

Matematik 20 8 5 40

Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 1 1 33
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 2 0 100
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 0 0 0
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 0 1 0
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 17 3 85

Fen 20 17 3 85

Mevsimlerin Oluşumu 9 7 2 78
İklim ve Hava Hareketleri 11 10 1 91



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YILDIZ UÇUK 367 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
108,600 245,410 26 80 101 965 25227

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 31 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 2,61 3,83 7,55

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 2,10 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,67 4,94 6,35

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,96 1,93 3,10

Matematik 20 2 18 -4,00 -20 2,96 3,87 4,37

Fen 20 6 14 1,33 7 5,69 7,26 10,04

Toplam: 90 28 62 7,33 8 18,98 24,02 34,79

Sözel (TÜR) cBdabdaDddbcBADBacaB

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR) daadaaBbcb

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) dCDADdCAba

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) ABACBadbbC

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) dacbadDcadabadCdaacd

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) CaaDddadbdDDaCdAbbba

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 1 0
NESNEL YARGI 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 1 0 100
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 1 0 100
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 1 0 100
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
METNİN KONUSU 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 1 9 10

Tarih 10 1 9 10

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 0 3 0
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 0 2 0
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 0 2 0
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 1 2 33

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Kader İnancı 10 6 4 60

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 2 1 67
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 3 2 60
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 2 18 10

Matematik 20 2 18 10

Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 0 3 0
Üslü Denklemler 2 0 2 0
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 0 1 0
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 0 2 0
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 1 3 25
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

Mevsimlerin Oluşumu 9 5 4 56
İklim ve Hava Hareketleri 11 1 10 9



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ABDUL  KERİM İLBAŞ 54 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
90,520 245,410 23 87 112 1014 26041

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 23 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 4,91 3,83 7,55

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 2,29 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 0 10 -3,33 -33 4,97 4,94 6,35

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,58 1,93 3,10

Matematik 20 6 14 1,33 7 5,43 3,87 4,37

Fen 20 4 16 -1,33 -7 8,86 7,26 10,04

Toplam: 90 18 72 -6,00 -7 29,04 24,02 34,79

Sözel (TÜR) cdcbbCCbbBCDdcbdaddc

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR) caccabBbcd

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) ddabcaadad

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) dccaBabCcd

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) baBbbcDDaaBaaAacaCad

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) CcacacbCbaabCddcbabB

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 1 0 100
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 0 1 0
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 0 1 0
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
METNİN KONUSU 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 9 10

Tarih 10 1 9 10

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 0 3 0
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 0 2 0
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 0 2 0
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 1 2 33

Sözel (DİN) 10 0 10 0

Din K.ve A.B. 10 0 10 0

Kader İnancı 10 0 10 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 0 3 0
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 2 3 40
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 0 3 0
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 0 1 0
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 1 1 50
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 0 2 0
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 1 3 25
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

Mevsimlerin Oluşumu 9 3 6 33
İklim ve Hava Hareketleri 11 1 10 9



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AMARA EREN 42 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
300,307 245,410 5 13 14 201 7524

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 23 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 4,91 3,83 7,55

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,29 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,97 4,94 6,35

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,58 1,93 3,10

Matematik 20 11 9 8,00 40 5,43 3,87 4,37

Fen 20 13 7 10,67 53 8,86 7,26 10,04

Toplam: 90 57 33 46,00 51 29,04 24,02 34,79

Sözel (TÜR) AaABCbCbDBAbBCBbDBBb

Cevap Anh. A ADABCDCCDBACBCBADBBC

Sözel (TAR) ABCdDaDcDa

Cevap Anh. A ABCBDBDADC

Sözel (DİN) BDAbCbADCB

Cevap Anh. A BDACCDADCB

Sözel (İNG) cBcCBbAbaA

Cevap Anh. A ABBCBAACCA

Sayısal (MAT) CDcAaaAbaCcDcaAAbBBD

Cevap Anh. A CDBACCACBCBDDBAADBBD

Sayısal (FEN) BaCCDDbbaCACcBdcCDBC

Cevap Anh. A BCCCDDDABCACDBCDCDBC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

DÜZYAZI BİLGİSİ 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
VİRGÜL 1 1 0 100
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 1 0 100
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 1 0 100
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 1 0 100
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
METNİN KONUSU 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 1 0 100
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 1 0 100
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 3 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 0 3 0
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 2 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader İnancı 10 8 2 80

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 2 3 40
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 1 1 50
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 2 1 67

Sayısal (MAT) 20 11 9 55

Matematik 20 11 9 55

İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 2 2 50
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 1 2 33
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 1 1 50
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Bilimsel Gösterim 1 1 0 100
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 13 7 65

Fen 20 13 7 65

Mevsimlerin Oluşumu 9 5 4 56
İklim ve Hava Hareketleri 11 8 3 73



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ AYSEL 135 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
307,867 245,410 3 9 10 183 6975

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 23 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 4,91 3,83 7,55

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,29 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,97 4,94 6,35

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,58 1,93 3,10

Matematik 20 11 9 8,00 40 5,43 3,87 4,37

Fen 20 17 3 16,00 80 8,86 7,26 10,04

Toplam: 90 57 33 46,00 51 29,04 24,02 34,79

Sözel (TÜR) AbccaDCCDBAbBdBADdcb

Cevap Anh. A ADABCDCCDBACBCBADBBC

Sözel (TAR) cBCdDccADa

Cevap Anh. A ABCBDBDADC

Sözel (DİN) BDAbCDADCc

Cevap Anh. A BDACCDADCB

Sözel (İNG) cBcCBbAaaA

Cevap Anh. A ABBCBAACCA

Sayısal (MAT) CDcAaaAbaCcbcBAAbBBD

Cevap Anh. A CDBACCACBCBDDBAADBBD

Sayısal (FEN) BCCCDDDbcCACDBdDCDBC

Cevap Anh. A BCCCDDDABCACDBCDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55

DÜZYAZI BİLGİSİ 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
VİRGÜL 1 1 0 100
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
KİŞİLEŞTİRME 1 1 0 100
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 1 0 100
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 0 1 0
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
METNİN KONUSU 1 1 0 100
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 2 1 67
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 0 3 0
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 2 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader İnancı 10 8 2 80

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 2 3 40
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 1 1 50
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 2 1 67

Sayısal (MAT) 20 11 9 55

Matematik 20 11 9 55

İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 2 2 50
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 1 2 33
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 1 1 50
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Üslü Denklemler 2 2 0 100
Bilimsel Gösterim 1 1 0 100
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 17 3 85

Fen 20 17 3 85

Mevsimlerin Oluşumu 9 7 2 78
İklim ve Hava Hareketleri 11 10 1 91



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DİYAR AYSEL 264 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
294,907 245,410 7 15 16 218 7985

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 23 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 4,91 3,83 7,55

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,29 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,97 4,94 6,35

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,58 1,93 3,10

Matematik 20 12 8 9,33 47 5,43 3,87 4,37

Fen 20 15 5 13,33 67 8,86 7,26 10,04

Toplam: 90 55 35 43,33 48 29,04 24,02 34,79

Sözel (TÜR) AbbabDbCDcAbBbBADdcC

Cevap Anh. A ADABCDCCDBACBCBADBBC

Sözel (TAR) ABaaacDdDa

Cevap Anh. A ABCBDBDADC

Sözel (DİN) BDACCDAaCB

Cevap Anh. A BDACCDADCB

Sözel (İNG) cBcCBbAaaA

Cevap Anh. A ABBCBAACCA

Sayısal (MAT) CDcAaaAbaCcDcBAAbBBD

Cevap Anh. A CDBACCACBCBDDBAADBBD

Sayısal (FEN) BCCCDDbbBCACcBdcCDBC

Cevap Anh. A BCCCDDDABCACDBCDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

DÜZYAZI BİLGİSİ 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 1 0 100
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 0 1 0
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
METNİN KONUSU 1 1 0 100
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 2 1 67
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 0 3 0
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Kader İnancı 10 9 1 90

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 2 3 40
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 1 1 50
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 2 1 67

Sayısal (MAT) 20 12 8 60

Matematik 20 12 8 60

İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 2 2 50
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 1 2 33
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 1 1 50
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Üslü Denklemler 2 2 0 100
Bilimsel Gösterim 1 1 0 100
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 15 5 75

Fen 20 15 5 75

Mevsimlerin Oluşumu 9 7 2 78
İklim ve Hava Hareketleri 11 8 3 73



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FERİDE  İÇTEN 154 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
251,880 245,410 13 28 32 382 11933

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 23 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 4,91 3,83 7,55

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,29 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,97 4,94 6,35

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,58 1,93 3,10

Matematik 20 10 10 6,67 33 5,43 3,87 4,37

Fen 20 13 7 10,67 53 8,86 7,26 10,04

Toplam: 90 45 45 30,00 33 29,04 24,02 34,79

Sözel (TÜR) dcAcCCaaCBCbBADdBAbc

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR) caDcbacAcA

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) aCbADbdcDB

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) AaAbdaddAa

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) AcaAcBDbacBDbACdaCaC

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) aBBDCAbaDaDDCCBdCdD*

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
VİRGÜL 1 1 0 100
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 1 0 100
KİŞİLEŞTİRME 1 1 0 100
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 1 0 100
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 0 1 0
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
METNİN KONUSU 1 1 0 100
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 0 3 0
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 2 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 0 2 0
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 1 2 33

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Kader İnancı 10 5 5 50

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 2 1 67
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 0 5 0
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 10 10 50

Matematik 20 10 10 50

Bilimsel Gösterim 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 1 2 33
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 0 2 0
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 3 1 75
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 13 7 65

Fen 20 13 7 65

Mevsimlerin Oluşumu 9 6 3 67
İklim ve Hava Hareketleri 11 7 4 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLİZAR İNE 178 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
298,813 245,410 6 14 15 206 7632

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 23 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 4,91 3,83 7,55

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,29 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,97 4,94 6,35

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,58 1,93 3,10

Matematik 20 14 6 12,00 60 5,43 3,87 4,37

Fen 20 12 8 9,33 47 8,86 7,26 10,04

Toplam: 90 54 36 42,00 47 29,04 24,02 34,79

Sözel (TÜR) bBAbCbCDbcCDaADBBAbc

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR) ddDabCBdDb

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) cCDAcCbADB

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) AaAddBdbAC

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) AcBADBDDDcBcbACAaaBC

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) adBDCADCDCbaCCcdCdDc

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
VİRGÜL 1 1 0 100
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 1 0
NESNEL YARGI 1 1 0 100
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 1 0 100
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 1 0 100
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
METNİN KONUSU 1 1 0 100
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 0 3 0
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 1 1 50
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 2 1 67

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Kader İnancı 10 7 3 70

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 3 0 100
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 0 5 0
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 14 6 70

Matematik 20 14 6 70

Bilimsel Gösterim 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 0 3 0
Üslü Denklemler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 2 0 100
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 2 0 100
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 2 2 50
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 12 8 60

Fen 20 12 8 60

Mevsimlerin Oluşumu 9 3 6 33
İklim ve Hava Hareketleri 11 9 2 82



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HAMDİYE KURTAY 199 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
311,160 245,410 2 8 9 172 6723

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 23 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 4,91 3,83 7,55

Tarih 10 8 2 7,33 73 2,29 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,97 4,94 6,35

İngilizce 10 6 4 4,67 47 2,58 1,93 3,10

Matematik 20 9 11 5,33 27 5,43 3,87 4,37

Fen 20 14 6 12,00 60 8,86 7,26 10,04

Toplam: 90 61 29 51,33 57 29,04 24,02 34,79

Sözel (TÜR) AcADCbCDCcCDBADBBAdB

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR) daDBDCBADA

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) BCbADCbADB

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) ABbCcBcbAC

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) caaADBDbccBbacaACaBC

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) CBBDbcbCDCbDCCBACCba

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 1 0 100
VİRGÜL 1 1 0 100
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 1 0
NESNEL YARGI 1 1 0 100
KİŞİLEŞTİRME 1 1 0 100
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 1 0 100
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 1 0 100
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
METNİN KONUSU 1 1 0 100
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 1 2 33
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 2 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 2 0 100
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 3 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader İnancı 10 8 2 80

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 3 0 100
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 2 3 40
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 9 11 45

Matematik 20 9 11 45

Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 0 3 0
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 1 1 50
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 1 1 50
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 1 3 25
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 14 6 70

Fen 20 14 6 70

Mevsimlerin Oluşumu 9 6 3 67
İklim ve Hava Hareketleri 11 8 3 73



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HAMDULLAH ÖZKAN 209 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
273,090 245,410 9 21 23 286 9895

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 23 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 4,91 3,83 7,55

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,29 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 4,97 4,94 6,35

İngilizce 10 4 5 2,33 23 2,58 1,93 3,10

Matematik 20 10 10 6,67 33 5,43 3,87 4,37

Fen 20 15 5 13,33 67 8,86 7,26 10,04

Toplam: 90 49 39 36,00 40 29,04 24,02 34,79

Sözel (TÜR) AcAcCCaaCBCcacDdBcCB

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR) cacabCBcad

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) cCDAaC ADB

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) ABbCcBc da

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) AcaADBaDcdBDbACdaaaC

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) CBBDCADCcdDDCCBdCCba

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
VİRGÜL 1 1 0 100
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 1 0 100
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 0 1 0
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
METNİN KONUSU 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 1 0 100
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 0 3 0
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 0 2 0
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 0 2 0
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 2 1 67

Sözel (DİN) 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70

Kader İnancı 10 7 2 70

Sözel (İNG) 10 4 5 40

İngilizce 10 4 5 40

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 1 2 33
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 2 2 40
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 10 10 50

Matematik 20 10 10 50

Bilimsel Gösterim 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 1 2 33
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 0 1 0
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 1 1 50
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 0 2 0
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 2 2 50
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 15 5 75

Fen 20 15 5 75

Mevsimlerin Oluşumu 9 6 3 67
İklim ve Hava Hareketleri 11 9 2 82



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HANIM AKIN 226 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
219,653 245,410 15 39 44 521 15334

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 23 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 4,91 3,83 7,55

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,29 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,97 4,94 6,35

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,58 1,93 3,10

Matematik 20 8 12 4,00 20 5,43 3,87 4,37

Fen 20 10 10 6,67 33 8,86 7,26 10,04

Toplam: 90 45 45 30,00 33 29,04 24,02 34,79

Sözel (TÜR) AdADCbdaaBCcBADBdbbc

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR) BCDccdBdaA

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) BCDAcdCADB

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) ABbdaBcbAa

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) AaaAcBDcDBBcbAadabaa

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) CBBcCdbdDCcDCbBbCdaa

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 1 0 100
VİRGÜL 1 1 0 100
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 1 0 100
KİŞİLEŞTİRME 1 1 0 100
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 1 0 100
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 1 0 100
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
METNİN KONUSU 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 2 1 67
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 2 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 0 2 0
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 1 2 33

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader İnancı 10 8 2 80

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 2 1 67
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 1 4 20
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40

Bilimsel Gösterim 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 1 2 33
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 1 1 50
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 0 4 0
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 10 10 50

Fen 20 10 10 50

Mevsimlerin Oluşumu 9 4 5 44
İklim ve Hava Hareketleri 11 6 5 55



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HEDİYE ÜNSAL 257 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
224,560 245,410 14 36 41 497 14777

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 23 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 4,91 3,83 7,55

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,29 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,97 4,94 6,35

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,58 1,93 3,10

Matematik 20 9 11 5,33 27 5,43 3,87 4,37

Fen 20 13 7 10,67 53 8,86 7,26 10,04

Toplam: 90 43 47 27,33 30 29,04 24,02 34,79

Sözel (TÜR) dcADabCbacCbBAcddcCc

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR) cacaDbBADd

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) ddDADdaADd

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) ABAbaBcCda

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) bBBAaBDbccBDbAabdaaC

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) aBBDCADCcbbDCbBdCCDa

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 1 0 100
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 1 0
NESNEL YARGI 1 1 0 100
KİŞİLEŞTİRME 1 1 0 100
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 1 0 100
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 0 1 0
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 0 1 0
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
METNİN KONUSU 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 1 0 100
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 0 3 0
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 0 2 0
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 2 0 100
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 2 1 67

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Kader İnancı 10 5 5 50

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 1 2 33
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 2 3 40
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 9 11 45

Matematik 20 9 11 45

Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 2 1 67
Üslü Denklemler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 0 2 0
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 1 3 25
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 13 7 65

Fen 20 13 7 65

Mevsimlerin Oluşumu 9 4 5 44
İklim ve Hava Hareketleri 11 9 2 82



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM ALAN 271 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
291,747 245,410 8 16 17 225 8237

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 23 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 4,91 3,83 7,55

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,29 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,97 4,94 6,35

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,58 1,93 3,10

Matematik 20 11 9 8,00 40 5,43 3,87 4,37

Fen 20 16 4 14,67 73 8,86 7,26 10,04

Toplam: 90 56 34 44,67 50 29,04 24,02 34,79

Sözel (TÜR) badcddCcCBCcBADBaAdc

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR) daDaDCBADc

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) cCDADCCADB

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) ABbCBaAacd

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) dBBADBabccBDbAdAaaBC

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) CBBDCADCcbDDCCBdCCbB

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 1 0 100
KİŞİLEŞTİRME 1 1 0 100
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 1 0 100
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 1 0 100
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
METNİN KONUSU 1 1 0 100
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 0 3 0
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 2 0 100
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 3 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Kader İnancı 10 9 1 90

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 1 2 33
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 4 1 80
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 11 9 55

Matematik 20 11 9 55

Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 2 1 67
Üslü Denklemler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 0 1 0
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 1 1 50
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 1 1 50
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 1 3 25
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 16 4 80

Fen 20 16 4 80

Mevsimlerin Oluşumu 9 7 2 78
İklim ve Hava Hareketleri 11 9 2 82



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM ORUÇ 273 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
316,503 245,410 1 6 7 156 6313

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 23 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 4,91 3,83 7,55

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,29 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,97 4,94 6,35

İngilizce 10 9 1 8,67 87 2,58 1,93 3,10

Matematik 20 11 9 8,00 40 5,43 3,87 4,37

Fen 20 17 3 16,00 80 8,86 7,26 10,04

Toplam: 90 61 28 51,67 57 29,04 24,02 34,79

Sözel (TÜR) dbcc bCCbaAaBCBdDBBC

Cevap Anh. A ADABCDCCDBACBCBADBBC

Sözel (TAR) ABCdDccdDd

Cevap Anh. A ABCBDBDADC

Sözel (DİN) BDACCDADCc

Cevap Anh. A BDACCDADCB

Sözel (İNG) ABBCBAAaCA

Cevap Anh. A ABBCBAACCA

Sayısal (MAT) dDccaaAbaCcDDBAAbBBD

Cevap Anh. A CDBACCACBCBDDBAADBBD

Sayısal (FEN) BCCCDDbdBdACDBCDCDBC

Cevap Anh. A BCCCDDDABCACDBCDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 9 50

Türkçe 20 10 9 50

DÜZYAZI BİLGİSİ 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
VİRGÜL 1 1 0 100
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 1 0 100
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 1 0 100
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
METNİN KONUSU 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 1 0 100
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 1 0 100
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 3 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 0 3 0
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 2 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Kader İnancı 10 9 1 90

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 4 1 80
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 2 0 100
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 3 0 100

Sayısal (MAT) 20 11 9 55

Matematik 20 11 9 55

İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 1 3 25
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 1 2 33
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 2 0 100
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Üslü Denklemler 2 2 0 100
Bilimsel Gösterim 1 1 0 100
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 17 3 85

Fen 20 17 3 85

Mevsimlerin Oluşumu 9 7 2 78
İklim ve Hava Hareketleri 11 10 1 91



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
M *    *İ  *AN 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
109,307 245,410 21 79 100 962 25177

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 23 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 4,91 3,83 7,55

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 2,29 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 4,97 4,94 6,35

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 2,58 1,93 3,10

Matematik 20 7 13 2,67 13 5,43 3,87 4,37

Fen 20 6 14 1,33 7 8,86 7,26 10,04

Toplam: 90 21 69 -2,00 -2 29,04 24,02 34,79

Sözel (TÜR) ddbcdbbcaBabcdDcBAbd

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR) cdDaabdccd

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) dbacbCdbbB

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) dddaBc*bba

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) AcaAbBacDdacaACdbdaC

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) CcdabcbaabDDCCadadDa

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 16 20

Türkçe 20 4 16 20

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 0 1 0
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
METNİN KONUSU 1 1 0 100
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 9 10

Tarih 10 1 9 10

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 0 3 0
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 0 2 0
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 0 3 0

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Kader İnancı 10 2 8 20

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 0 3 0
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 1 4 20
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 7 13 35

Matematik 20 7 13 35

Bilimsel Gösterim 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 0 3 0
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 0 1 0
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 1 1 50
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 2 2 50
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

Mevsimlerin Oluşumu 9 6 3 67
İklim ve Hava Hareketleri 11 0 11 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUT ÖNGÖREN 297 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
301,947 245,410 4 11 12 197 7404

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 23 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 4,91 3,83 7,55

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,29 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,97 4,94 6,35

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,58 1,93 3,10

Matematik 20 13 7 10,67 53 5,43 3,87 4,37

Fen 20 16 4 14,67 73 8,86 7,26 10,04

Toplam: 90 55 35 43,33 48 29,04 24,02 34,79

Sözel (TÜR) AbbaaaCCcBcbBdBcDdBC

Cevap Anh. A ADABCDCCDBACBCBADBBC

Sözel (TAR) cBCcDcDADa

Cevap Anh. A ABCBDBDADC

Sözel (DİN) BDAbCDAcCc

Cevap Anh. A BDACCDADCB

Sözel (İNG) ABcCBbdaac

Cevap Anh. A ABBCBAACCA

Sayısal (MAT) CDcAaaACaCcDDaAAbBBD

Cevap Anh. A CDBACCACBCBDDBAADBBD

Sayısal (FEN) BCCCDDbbaCACDBdDCDBC

Cevap Anh. A BCCCDDDABCACDBCDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

DÜZYAZI BİLGİSİ 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
VİRGÜL 1 1 0 100
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
KİŞİLEŞTİRME 1 1 0 100
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 0 1 0
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
METNİN KONUSU 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 1 0 100
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 2 1 67
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 0 3 0
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 2 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Kader İnancı 10 7 3 70

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 3 2 60
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 1 1 50
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 0 3 0

Sayısal (MAT) 20 13 7 65

Matematik 20 13 7 65

İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 3 1 75
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 1 2 33
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 2 0 100
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Bilimsel Gösterim 1 1 0 100
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 16 4 80

Fen 20 16 4 80

Mevsimlerin Oluşumu 9 6 3 67
İklim ve Hava Hareketleri 11 10 1 91



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET AY 302 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
264,880 245,410 11 24 27 326 10679

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 23 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 4,91 3,83 7,55

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,29 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,97 4,94 6,35

İngilizce 10 6 4 4,67 47 2,58 1,93 3,10

Matematik 20 11 9 8,00 40 5,43 3,87 4,37

Fen 20 15 5 13,33 67 8,86 7,26 10,04

Toplam: 90 52 38 39,33 44 29,04 24,02 34,79

Sözel (TÜR) bdAbbCaDbBdacdbdBAbc

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR) aaDBDaBAcA

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) BCbADCbADB

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) ABbCBaAaAa

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) AaaADBDbDcBDbAdAaaaC

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) CBBDCADCcCaDCCabCCbB

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 0 1 0
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 0 1 0
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
METNİN KONUSU 1 1 0 100
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 1 2 33
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 2 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 1 1 50
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 2 1 67

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader İnancı 10 8 2 80

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 2 1 67
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 4 1 80
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 11 9 55

Matematik 20 11 9 55

Bilimsel Gösterim 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 1 2 33
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 2 0 100
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 1 3 25
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 15 5 75

Fen 20 15 5 75

Mevsimlerin Oluşumu 9 6 3 67
İklim ve Hava Hareketleri 11 9 2 82



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET BERAT      E 43 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
97,477 245,410 22 84 108 995 25759

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 23 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 15 -2,00 -10 4,91 3,83 7,55

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,29 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 4,97 4,94 6,35

İngilizce 10 1 3 0,00 0 2,58 1,93 3,10

Matematik 20 3 11 -0,67 -3 5,43 3,87 4,37

Fen 20 5 10 1,67 8 8,86 7,26 10,04

Toplam: 90 18 53 0,33 0 29,04 24,02 34,79

Sözel (TÜR) baA*baad*ddb*C bcaB 

Cevap Anh. A ADABCDCCDBACBCBADBBC

Sözel (TAR) ABdc*BcAbC

Cevap Anh. A ABCBDBDADC

Sözel (DİN) *bd*dcbb*B

Cevap Anh. A BDACCDADCB

Sözel (İNG) badC      

Cevap Anh. A ABBCBAACCA

Sayısal (MAT) *cabdC*d*C*D*c      

Cevap Anh. A CDBACCACBCBDDBAADBBD

Sayısal (FEN) *bCCaD*dcb*bbBC     

Cevap Anh. A BCCCDDDABCACDBCDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 3 15 15

Türkçe 20 3 15 15

DÜZYAZI BİLGİSİ 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 1 0
NESNEL YARGI 1 1 0 100
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 0 0 0
METNİN KONUSU 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 0 1 0
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 1 0 100
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 2 1 67
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 2 1 67
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 0 2 0
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

Kader İnancı 10 1 9 10

Sözel (İNG) 10 1 3 10

İngilizce 10 1 3 10

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 1 2 20
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 0 1 0
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 3 11 15

Matematik 20 3 11 15

İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 1 3 25
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 0 3 0
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 1 0 100
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 0 2 0
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 1 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Üslü Denklemler 2 0 1 0
Bilimsel Gösterim 1 0 0 0
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 0 0 0
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 0 0 0
Üslü Sayının Üssü 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 5 10 25

Fen 20 5 10 25

Mevsimlerin Oluşumu 9 3 6 33
İklim ve Hava Hareketleri 11 2 4 18



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMETÇÖNDER 306 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
135,587 245,410 19 67 82 860 23440

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 23 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 4,91 3,83 7,55

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 2,29 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,97 4,94 6,35

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,58 1,93 3,10

Matematik 20 6 14 1,33 7 5,43 3,87 4,37

Fen 20 3 17 -2,67 -13 8,86 7,26 10,04

Toplam: 90 30 60 10,00 11 29,04 24,02 34,79

Sözel (TÜR) dcABCaCdbBcCdaBADadC

Cevap Anh. A ADABCDCCDBACBCBADBBC

Sözel (TAR) dBadaaadaa

Cevap Anh. A ABCBDBDADC

Sözel (DİN) BbbaCDADCa

Cevap Anh. A BDACCDADCB

Sözel (İNG) AadCBdAbdb

Cevap Anh. A ABBCBAACCA

Sayısal (MAT) CbdAbdbdBbcDaBcdbdBa

Cevap Anh. A CDBACCACBCBDDBAADBBD

Sayısal (FEN) ddbaDbDcadbacddabDca

Cevap Anh. A BCCCDDDABCACDBCDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

DÜZYAZI BİLGİSİ 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
VİRGÜL 1 1 0 100
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 1 0 100
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 1 0
NESNEL YARGI 1 0 1 0
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
METNİN KONUSU 1 1 0 100
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 1 9 10

Tarih 10 1 9 10

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 1 2 33
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 0 3 0
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 0 2 0
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Kader İnancı 10 6 4 60

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 3 2 60
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 0 2 0
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 1 2 33

Sayısal (MAT) 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 1 3 25
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 0 3 0
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 0 2 0
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 0 1 0
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 3 17 15

Fen 20 3 17 15

Mevsimlerin Oluşumu 9 2 7 22
İklim ve Hava Hareketleri 11 1 10 9



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEM*  T *  * İŞN * 308 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
138,880 245,410 18 65 79 846 23186

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 23 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 4,91 3,83 7,55

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,29 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 4,97 4,94 6,35

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,58 1,93 3,10

Matematik 20 6 14 1,33 7 5,43 3,87 4,37

Fen 20 7 13 2,67 13 8,86 7,26 10,04

Toplam: 90 28 62 7,33 8 29,04 24,02 34,79

Sözel (TÜR) ADABaaCacadaBdBbaccb

Cevap Anh. A ADABCDCCDBACBCBADBBC

Sözel (TAR) daCdadbAbd

Cevap Anh. A ABCBDBDADC

Sözel (DİN) abddCabbCa

Cevap Anh. A BDACCDADCB

Sözel (İNG) AcBdacdbCA

Cevap Anh. A ABBCBAACCA

Sayısal (MAT) acBdbCdacdaDbcAdcBcD

Cevap Anh. A CDBACCACBCBDDBAADBBD

Sayısal (FEN) BaCCDabbBdcaaBdaCcad

Cevap Anh. A BCCCDDDABCACDBCDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

DÜZYAZI BİLGİSİ 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 1 0 100
PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
VİRGÜL 1 1 0 100
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 0 1 0
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
METNİN KONUSU 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 0 1 0
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 1 2 33
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 0 3 0
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 0 2 0
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Kader İnancı 10 2 8 20

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 2 3 40
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 0 2 0
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 2 1 67

Sayısal (MAT) 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 0 4 0
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 1 2 33
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 1 0 100
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 0 2 0
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 0 1 0
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

Mevsimlerin Oluşumu 9 5 4 56
İklim ve Hava Hareketleri 11 2 9 18



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SADİYE ÇOKAN 232 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
270,400 245,410 10 22 25 303 10135

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 23 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 4,91 3,83 7,55

Tarih 10 7 3 6,00 60 2,29 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,97 4,94 6,35

İngilizce 10 6 4 4,67 47 2,58 1,93 3,10

Matematik 20 7 13 2,67 13 5,43 3,87 4,37

Fen 20 13 7 10,67 53 8,86 7,26 10,04

Toplam: 90 55 35 43,33 48 29,04 24,02 34,79

Sözel (TÜR) ABAaCbCbbBCDBADBBbbB

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR) aaDBDCBAbA

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) BCbADCbADB

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) ABbCcBcbAC

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) AaaADBDbcaBcbAadbaaa

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) CBBaCdbCDCDDCbBdCdbB

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
VİRGÜL 1 1 0 100
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 1 0 100
KİŞİLEŞTİRME 1 1 0 100
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 1 0 100
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 1 0 100
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
METNİN KONUSU 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 1 2 33
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 2 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 1 1 50
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 3 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader İnancı 10 8 2 80

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 3 0 100
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 2 3 40
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 7 13 35

Matematik 20 7 13 35

Bilimsel Gösterim 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 0 3 0
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 0 2 0
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 0 4 0
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 13 7 65

Fen 20 13 7 65

Mevsimlerin Oluşumu 9 6 3 67
İklim ve Hava Hareketleri 11 7 4 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYHMUS ÇOKAN 43 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
118,480 245,410 20 76 96 929 24629

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 23 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 4,91 3,83 7,55

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,29 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,97 4,94 6,35

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,58 1,93 3,10

Matematik 20 5 15 0,00 0 5,43 3,87 4,37

Fen 20 6 14 1,33 7 8,86 7,26 10,04

Toplam: 90 30 60 10,00 11 29,04 24,02 34,79

Sözel (TÜR) AcdadaCaadCcdAcacdda

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR) BacBDCBdaA

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) adDADdCAcB

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) AcAadBdbca

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) cBBcbBabDcabadCbdacd

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) CBdabdcdDaDaabcAdCcc

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 16 20

Türkçe 20 4 16 20

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 1 0
NESNEL YARGI 1 1 0 100
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 1 0 100
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 0 1 0
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 0 1 0
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
METNİN KONUSU 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 2 1 67
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 1 1 50
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 2 1 67

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Kader İnancı 10 6 4 60

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 1 2 33
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 0 5 0
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 1 2 33
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 0 1 0
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 1 1 50
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 1 3 25
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

Mevsimlerin Oluşumu 9 4 5 44
İklim ve Hava Hareketleri 11 2 9 18



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TÜRKAN ÖNGÖREN 322 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
256,110 245,410 12 26 30 361 11511

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 23 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 4,91 3,83 7,55

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,29 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,97 4,94 6,35

İngilizce 10 5 4 3,67 37 2,58 1,93 3,10

Matematik 20 11 8 8,33 42 5,43 3,87 4,37

Fen 20 13 6 11,00 55 8,86 7,26 10,04

Toplam: 90 49 38 36,33 40 29,04 24,02 34,79

Sözel (TÜR) AaABCbaCbBcbBaddbdcb

Cevap Anh. A ADABCDCCDBACBCBADBBC

Sözel (TAR) dBCaaBDbDa

Cevap Anh. A ABCBDBDADC

Sözel (DİN) BDAbCDAbCB

Cevap Anh. A BDACCDADCB

Sözel (İNG) cBc BbAbCA

Cevap Anh. A ABBCBAACCA

Sayısal (MAT) CDcA aAbaCcDcBAAbBBc

Cevap Anh. A CDBACCACBCBDDBAADBBD

Sayısal (FEN) BCCCDDbdaCACcBdcCD C

Cevap Anh. A BCCCDDDABCACDBCDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

DÜZYAZI BİLGİSİ 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
KİŞİLEŞTİRME 1 1 0 100
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 0 1 0
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
METNİN KONUSU 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 0 1 0
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 2 1 67
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 1 2 33
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader İnancı 10 8 2 80

Sözel (İNG) 10 5 4 50

İngilizce 10 5 4 50

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 1 3 20
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 1 1 50
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 3 0 100

Sayısal (MAT) 20 11 8 55

Matematik 20 11 8 55

İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 2 1 50
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 1 2 33
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 1 1 50
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Üslü Denklemler 2 2 0 100
Bilimsel Gösterim 1 1 0 100
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 13 6 65

Fen 20 13 6 65

Mevsimlerin Oluşumu 9 6 3 67
İklim ve Hava Hareketleri 11 7 3 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF EMRE ÖNER 372 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
180,057 245,410 17 50 57 682 19569

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 23 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 4,91 3,83 7,55

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 2,29 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,97 4,94 6,35

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,58 1,93 3,10

Matematik 20 8 12 4,00 20 5,43 3,87 4,37

Fen 20 11 8 8,33 42 8,86 7,26 10,04

Toplam: 90 36 53 18,33 20 29,04 24,02 34,79

Sözel (TÜR) AdAcadbaCadbadbcaAbc

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR) aaccbdBcad

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) BCbAcCbADB

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) AdAddBcaAC

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) AcBAadcbDcBcbAdbaCBd

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) CaB CcbCDCDDCCBcbdac

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 16 20

Türkçe 20 4 16 20

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 1 0
NESNEL YARGI 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 0 1 0
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 0 1 0
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
METNİN KONUSU 1 1 0 100
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 9 10

Tarih 10 1 9 10

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 0 3 0
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 0 2 0
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 0 2 0
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 1 2 33

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Kader İnancı 10 7 3 70

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 3 0 100
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 0 5 0
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40

Bilimsel Gösterim 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 0 3 0
Üslü Denklemler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 0 1 0
Üslü Sayının Üssü 1 0 1 0
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 1 1 50
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 1 1 50
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 1 3 25
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 11 8 55

Fen 20 11 8 55

Mevsimlerin Oluşumu 9 5 4 56
İklim ve Hava Hareketleri 11 6 4 55



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜBEYDE  TURĞAY 377 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
189,307 245,410 16 46 53 643 18664

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 23 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 4,91 3,83 7,55

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,29 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,97 4,94 6,35

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,58 1,93 3,10

Matematik 20 8 12 4,00 20 5,43 3,87 4,37

Fen 20 12 8 9,33 47 8,86 7,26 10,04

Toplam: 90 37 53 19,33 21 29,04 24,02 34,79

Sözel (TÜR) AcdcaabbcaAdBCdcDdcd

Cevap Anh. A ADABCDCCDBACBCBADBBC

Sözel (TAR) ABacccDAba

Cevap Anh. A ABCBDBDADC

Sözel (DİN) BDcdbDAbCa

Cevap Anh. A BDACCDADCB

Sözel (İNG) dadbaAAdaA

Cevap Anh. A ABBCBAACCA

Sayısal (MAT) CcdACadbaCccaaAAbdBD

Cevap Anh. A CDBACCACBCBDDBAADBBD

Sayısal (FEN) BabbaDDABCACDBbDabBd

Cevap Anh. A BCCCDDDABCACDBCDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

DÜZYAZI BİLGİSİ 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 1 0 100
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 1 0 100
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
METNİN KONUSU 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 2 1 67
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 0 3 0
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 0 2 0
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Kader İnancı 10 5 5 50

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 0 5 0
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 1 1 50
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 2 1 67

Sayısal (MAT) 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40

İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 3 1 75
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 0 3 0
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 0 2 0
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Bilimsel Gösterim 1 1 0 100
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 0 1 0
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 12 8 60

Fen 20 12 8 60

Mevsimlerin Oluşumu 9 5 4 56
İklim ve Hava Hareketleri 11 7 4 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE AYDIN 60 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
281,440 245,410 7 19 21 267 9165

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 30 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 4,39 3,83 7,55

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,01 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,97 4,94 6,35

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,48 1,93 3,10

Matematik 20 12 8 9,33 47 3,68 3,87 4,37

Fen 20 14 6 12,00 60 8,21 7,26 10,04

Toplam: 90 52 38 39,33 44 25,73 24,02 34,79

Sözel (TÜR) AdAbdbabCBCcaADBBdCc

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR) caDdDCBdDA

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) BCDAcCbADB

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) AcbddcAbba

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) AcBAcBDaaBBDCAaAaaBb

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) CdBDCADCDbbaCdBACCaB

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 1 0 100
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 1 0 100
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 1 0 100
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
METNİN KONUSU 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 1 0 100
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 0 3 0
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 2 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 2 0 100
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 2 1 67

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader İnancı 10 8 2 80

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 1 2 33
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 1 4 20
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 12 8 60

Matematik 20 12 8 60

Bilimsel Gösterim 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 2 1 67
Üslü Denklemler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 1 1 50
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 1 1 50
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 1 3 25
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 14 6 70

Fen 20 14 6 70

Mevsimlerin Oluşumu 9 4 5 44
İklim ve Hava Hareketleri 11 10 1 91



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EVİN SAKİN 111 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
168,140 245,410 18 56 67 729 20734

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 30 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 12 1,00 5 4,39 3,83 7,55

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,01 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,97 4,94 6,35

İngilizce 10 3 3 2,00 20 1,48 1,93 3,10

Matematik 20 5 14 0,33 2 3,68 3,87 4,37

Fen 20 9 9 6,00 30 8,21 7,26 10,04

Toplam: 90 37 43 22,67 25 25,73 24,02 34,79

Sözel (TÜR) AabcbbdbbB aB BcDd d

Cevap Anh. A ADABCDCCDBACBCBADBBC

Sözel (TAR) dBCBcaDADa

Cevap Anh. A ABCBDBDADC

Sözel (DİN) BDACdDADCB

Cevap Anh. A BDACCDADCB

Sözel (İNG) bBBbd A   

Cevap Anh. A ABBCBAACCA

Sayısal (MAT) dDdbaCAdcdcD abbaBcb

Cevap Anh. A CDBACCACBCBDDBAADBBD

Sayısal (FEN) abbCcb A CcCDBCDbDcb

Cevap Anh. A BCCCDDDABCACDBCDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 12 25

Türkçe 20 5 12 25

DÜZYAZI BİLGİSİ 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 1 0 100
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 0 0 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 0 0 0
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
METNİN KONUSU 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 0 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 2 1 67
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 1 2 33
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Kader İnancı 10 9 1 90

Sözel (İNG) 10 3 3 30

İngilizce 10 3 3 30

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 1 3 20
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 1 0 50
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 1 0 33

Sayısal (MAT) 20 5 14 25

Matematik 20 5 14 25

İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 0 4 0
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 1 2 33
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 1 0 100
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 1 0 50
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Üslü Denklemler 2 0 2 0
Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 0 1 0
Üslü Sayının Üssü 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 9 9 45

Fen 20 9 9 45

Mevsimlerin Oluşumu 9 2 5 22
İklim ve Hava Hareketleri 11 7 4 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HAVİN BİLGİÇ 252 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
199,227 245,410 15 42 48 601 17591

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 30 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 4,39 3,83 7,55

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,01 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,97 4,94 6,35

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,48 1,93 3,10

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 3,68 3,87 4,37

Fen 20 10 10 6,67 33 8,21 7,26 10,04

Toplam: 90 42 48 26,00 29 25,73 24,02 34,79

Sözel (TÜR) bDAcaDCbbaACBCdADBBC

Cevap Anh. A ADABCDCCDBACBCBADBBC

Sözel (TAR) dBCdcdcADd

Cevap Anh. A ABCBDBDADC

Sözel (DİN) BD*bCDADCB

Cevap Anh. A BDACCDADCB

Sözel (İNG) bacdacACdA

Cevap Anh. A ABBCBAACCA

Sayısal (MAT) dbc*dbdaabacaaAAccBD

Cevap Anh. A CDBACCACBCBDDBAADBBD

Sayısal (FEN) BCCCDb*dBadCbaCDbcBb

Cevap Anh. A BCCCDDDABCACDBCDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

DÜZYAZI BİLGİSİ 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 1 0 100
PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
VİRGÜL 1 1 0 100
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 1 0 100
ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 1 0 100
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
METNİN KONUSU 1 1 0 100
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 1 0 100
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 1 0 100
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 2 1 67
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 0 3 0
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader İnancı 10 8 2 80

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 1 4 20
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 0 2 0
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 2 1 67

Sayısal (MAT) 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 0 4 0
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 0 3 0
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 0 2 0
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Bilimsel Gösterim 1 1 0 100
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 0 1 0
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 10 10 50

Fen 20 10 10 50

Mevsimlerin Oluşumu 9 6 3 67
İklim ve Hava Hareketleri 11 4 7 36



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HIİİN AY 48 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
218,033 245,410 14 40 45 526 15503

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 30 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 4,39 3,83 7,55

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,01 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,97 4,94 6,35

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,48 1,93 3,10

Matematik 20 4 15 -1,00 -5 3,68 3,87 4,37

Fen 20 13 7 10,67 53 8,21 7,26 10,04

Toplam: 90 45 43 30,67 34 25,73 24,02 34,79

Sözel (TÜR) cabBaD CcaACBaBADBcC

Cevap Anh. A ADABCDCCDBACBCBADBBC

Sözel (TAR) cBbBbaDADd

Cevap Anh. A ABCBDBDADC

Sözel (DİN) BDAbCcADdB

Cevap Anh. A BDACCDADCB

Sözel (İNG) dBBacAAdCb

Cevap Anh. A ABBCBAACCA

Sayısal (MAT) acBbabcCadaDbBd addc

Cevap Anh. A CDBACCACBCBDDBAADBBD

Sayısal (FEN) caCCDaccBCcCDBCDbDBC

Cevap Anh. A BCCCDDDABCACDBCDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 8 55

Türkçe 20 11 8 55

DÜZYAZI BİLGİSİ 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
VİRGÜL 1 0 0 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 1 0 100
ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 0 1 0
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
METNİN KONUSU 1 1 0 100
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 1 0 100
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 1 2 33
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 1 2 33
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Kader İnancı 10 7 3 70

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 1 4 20
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 2 0 100
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 2 1 67

Sayısal (MAT) 20 4 15 20

Matematik 20 4 15 20

İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 1 3 25
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 1 2 33
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 0 2 0
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Bilimsel Gösterim 1 0 0 0
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 0 1 0
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 0 1 0
Üslü Sayının Üssü 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 13 7 65

Fen 20 13 7 65

Mevsimlerin Oluşumu 9 4 5 44
İklim ve Hava Hareketleri 11 9 2 82



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET YILDIRIM 455 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
169,637 245,410 17 55 64 721 20588

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 30 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 4,39 3,83 7,55

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,01 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,97 4,94 6,35

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,48 1,93 3,10

Matematik 20 4 15 -1,00 -5 3,68 3,87 4,37

Fen 20 14 6 12,00 60 8,21 7,26 10,04

Toplam: 90 36 53 18,33 20 25,73 24,02 34,79

Sözel (TÜR) dbbddbCbcaAbBaacDdca

Cevap Anh. A ADABCDCCDBACBCBADBBC

Sözel (TAR) dddBDaacDa

Cevap Anh. A ABCBDBDADC

Sözel (DİN) BcACCcADCc

Cevap Anh. A BDACCDADCB

Sözel (İNG) baBCdbdbCA

Cevap Anh. A ABBCBAACCA

Sayısal (MAT) dDBAdbcb dcbcaAbaada

Cevap Anh. A CDBACCACBCBDDBAADBBD

Sayısal (FEN) aCCCDDDAcdACcBCaCbBC

Cevap Anh. A BCCCDDDABCACDBCDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 16 20

Türkçe 20 4 16 20

DÜZYAZI BİLGİSİ 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
VİRGÜL 1 1 0 100
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 1 0 100
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 0 1 0
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
METNİN KONUSU 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 0 3 0
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 1 2 33
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 2 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Kader İnancı 10 7 3 70

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 2 3 40
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 0 2 0
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 2 1 67

Sayısal (MAT) 20 4 15 20

Matematik 20 4 15 20

İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 0 4 0
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 2 1 67
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 0 2 0
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 1 0
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 0 1 0
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 0 1 0
Üslü Sayının Üssü 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 14 6 70

Fen 20 14 6 70

Mevsimlerin Oluşumu 9 7 2 78
İklim ve Hava Hareketleri 11 7 4 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEMET ŞERİFNALPASLAN 409 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
267,987 245,410 9 23 26 311 10350

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 30 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 4,39 3,83 7,55

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,01 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,97 4,94 6,35

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,48 1,93 3,10

Matematik 20 11 9 8,00 40 3,68 3,87 4,37

Fen 20 14 6 12,00 60 8,21 7,26 10,04

Toplam: 90 49 41 35,33 39 25,73 24,02 34,79

Sözel (TÜR) AdAb*bdaCBCaaADBBdCd

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR) caDdDCBdDc

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) BdDAcCbADB

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) bcdaBcdbdC

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) AcBAbBDaacBDCAdAddBb

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) CBBD*ADCcbbaCCBACCaB

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 1 0 100
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 1 0 100
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 1 0 100
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
METNİN KONUSU 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 1 0 100
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 0 3 0
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 2 0 100
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 2 1 67

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Kader İnancı 10 7 3 70

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 1 2 33
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 1 4 20
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 11 9 55

Matematik 20 11 9 55

Bilimsel Gösterim 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 1 2 33
Üslü Denklemler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 1 1 50
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 1 1 50
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 1 3 25
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 14 6 70

Fen 20 14 6 70

Mevsimlerin Oluşumu 9 6 3 67
İklim ve Hava Hareketleri 11 8 3 73



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NEVAE ÜNSA*   S 129 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
130,093 245,410 26 70 86 886 23844

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 30 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 18 -4,00 -20 4,39 3,83 7,55

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,01 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,97 4,94 6,35

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,48 1,93 3,10

Matematik 20 7 13 2,67 13 3,68 3,87 4,37

Fen 20 7 13 2,67 13 8,21 7,26 10,04

Toplam: 90 31 59 11,33 13 25,73 24,02 34,79

Sözel (TÜR) cacbabdabdaccdDaBbad

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR) BaDaDbBcaA

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) BCDAbCCbcB

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) AcbCBadaba

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) bdcbDcDDccBbaAbACdad

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) bBBDdcDCDbDbaacbadba

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 2 18 10

Türkçe 20 2 18 10

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 1 0
NESNEL YARGI 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 0 1 0
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
METNİN KONUSU 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 1 2 33
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 2 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 1 1 50
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 1 2 33

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Kader İnancı 10 7 3 70

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 1 2 33
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 2 3 40
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 7 13 35

Matematik 20 7 13 35

Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 0 3 0
Üslü Denklemler 2 0 2 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 0 1 0
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 1 1 50
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 1 1 50
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 0 4 0
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

Mevsimlerin Oluşumu 9 2 7 22
İklim ve Hava Hareketleri 11 5 6 45



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NURHAT ÖKMEN 153 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
154,870 245,410 22 60 73 787 21885

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 30 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 4,39 3,83 7,55

Tarih 10 0 1 -0,33 -3 2,01 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 2 1 1,67 17 5,97 4,94 6,35

İngilizce 10 0 2 -0,67 -7 1,48 1,93 3,10

Matematik 20 7 13 2,67 13 3,68 3,87 4,37

Fen 20 7 13 2,67 13 8,21 7,26 10,04

Toplam: 90 24 41 10,33 11 25,73 24,02 34,79

Sözel (TÜR) c AcaCabdcCbaADBdACd

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR)  b        

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN)        AcB

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG)  ab       

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) dcBcDBccaBaDCdadCbda

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) acBDbAcbDabDaCBcaaba

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 11 40

Türkçe 20 8 11 40

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 0 1 0
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 1 0
NESNEL YARGI 1 1 0 100
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 1 0 100
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 1 0 100
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
METNİN KONUSU 1 1 0 100
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 1 0 100
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 0 1 0

Tarih 10 0 1 0

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 0 1 0
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 0 0 0
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 0 0 0
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 0 0 0

Sözel (DİN) 10 2 1 20

Din K.ve A.B. 10 2 1 20

Kader İnancı 10 2 1 20

Sözel (İNG) 10 0 2 0

İngilizce 10 0 2 0

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 0 0 0
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 0 1 0
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 7 13 35

Matematik 20 7 13 35

Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 2 1 67
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 0 1 0
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 0 2 0
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 1 3 25
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

Mevsimlerin Oluşumu 9 2 7 22
İklim ve Hava Hareketleri 11 5 6 45



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER KAHRAMAN 333 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
289,907 245,410 5 17 18 236 8386

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 30 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 4,39 3,83 7,55

Tarih 10 7 2 6,33 63 2,01 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,97 4,94 6,35

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 1,48 1,93 3,10

Matematik 20 12 8 9,33 47 3,68 3,87 4,37

Fen 20 16 4 14,67 73 8,21 7,26 10,04

Toplam: 90 53 36 41,00 46 25,73 24,02 34,79

Sözel (TÜR) AcAdbbdbcBACBCcdDadC

Cevap Anh. A ADABCDCCDBACBCBADBBC

Sözel (TAR) ABC DcbADC

Cevap Anh. A ABCBDBDADC

Sözel (DİN) BDAbCcADCB

Cevap Anh. A BDACCDADCB

Sözel (İNG) baadBccabd

Cevap Anh. A ABBCBAACCA

Sayısal (MAT) dDcAaCACBbcbaBAAaBBD

Cevap Anh. A CDBACCACBCBDDBAADBBD

Sayısal (FEN) BCCCabaABCACDBbDCDBC

Cevap Anh. A BCCCDDDABCACDBCDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

DÜZYAZI BİLGİSİ 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 1 0 100
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 1 0 100
ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 1 0 100
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
METNİN KONUSU 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 2 70

Tarih 10 7 2 70

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 3 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 1 1 33
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 2 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader İnancı 10 8 2 80

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 1 4 20
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 0 2 0
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 0 3 0

Sayısal (MAT) 20 12 8 60

Matematik 20 12 8 60

İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 1 3 25
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 1 2 33
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 1 0 100
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 1 1 50
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Üslü Denklemler 2 2 0 100
Bilimsel Gösterim 1 1 0 100
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 16 4 80

Fen 20 16 4 80

Mevsimlerin Oluşumu 9 6 3 67
İklim ve Hava Hareketleri 11 10 1 91



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN İÇTEN 323 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
171,973 245,410 16 54 63 711 20373

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 30 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 4,39 3,83 7,55

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,01 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,97 4,94 6,35

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,48 1,93 3,10

Matematik 20 8 12 4,00 20 3,68 3,87 4,37

Fen 20 9 11 5,33 27 8,21 7,26 10,04

Toplam: 90 36 54 18,00 20 25,73 24,02 34,79

Sözel (TÜR) bdcaCbaDCcbbaccaBdCa

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR) aaDBDbdAcb

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) aaDADCbAbB

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) AaAaaaAaAa

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) A*cbDcbaDcBDbAdACdad

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) bBBDCcDaDCDbCbcbadca

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
VİRGÜL 1 1 0 100
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 1 0
NESNEL YARGI 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 0 1 0
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 0 1 0
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
METNİN KONUSU 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 1 0 100
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 1 2 33
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 1 1 50
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 1 2 33

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Kader İnancı 10 6 4 60

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 2 1 67
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 1 4 20
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40

Bilimsel Gösterim 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 1 2 33
Üslü Denklemler 2 0 2 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 0 1 0
Üslü Sayının Üssü 1 0 1 0
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 2 0 100
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 0 4 0
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 9 11 45

Fen 20 9 11 45

Mevsimlerin Oluşumu 9 3 6 33
İklim ve Hava Hareketleri 11 6 5 55



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR DAY* 335 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
278,237 245,410 8 20 22 275 9434

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 30 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 4,39 3,83 7,55

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,01 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,97 4,94 6,35

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,48 1,93 3,10

Matematik 20 10 9 7,00 35 3,68 3,87 4,37

Fen 20 15 5 13,33 67 8,21 7,26 10,04

Toplam: 90 51 38 38,33 43 25,73 24,02 34,79

Sözel (TÜR) cDABbbaacBdaBCBADBBb

Cevap Anh. A ADABCDCCDBACBCBADBBC

Sözel (TAR) dBCBcccbDa

Cevap Anh. A ABCBDBDADC

Sözel (DİN) BDACacADCB

Cevap Anh. A BDACCDADCB

Sözel (İNG) dBBdcAbabc

Cevap Anh. A ABBCBAACCA

Sayısal (MAT) dDcACdAC bcDDBbAaBcb

Cevap Anh. A CDBACCACBCBDDBAADBBD

Sayısal (FEN) BabCaDDAaCcCDBCDCDBC

Cevap Anh. A BCCCDDDABCACDBCDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55

DÜZYAZI BİLGİSİ 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 1 0 100
PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 1 0 100
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 1 0 100
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
METNİN KONUSU 1 1 0 100
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 1 0 100
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 1 0 100
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 2 1 67
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 1 2 33
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader İnancı 10 8 2 80

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 1 4 20
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 2 0 100
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 0 3 0

Sayısal (MAT) 20 10 9 50

Matematik 20 10 9 50

İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 2 2 50
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 1 2 33
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 2 0 100
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 1 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Bilimsel Gösterim 1 1 0 100
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 0 1 0
Üslü Sayının Üssü 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 15 5 75

Fen 20 15 5 75

Mevsimlerin Oluşumu 9 5 4 56
İklim ve Hava Hareketleri 11 10 1 91



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RONAİ ORTAÇ 340 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
326,920 245,410 2 4 4 134 5546

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 30 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 4,39 3,83 7,55

Tarih 10 7 3 6,00 60 2,01 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,97 4,94 6,35

İngilizce 10 7 3 6,00 60 1,48 1,93 3,10

Matematik 20 12 8 9,33 47 3,68 3,87 4,37

Fen 20 14 6 12,00 60 8,21 7,26 10,04

Toplam: 90 63 27 54,00 60 25,73 24,02 34,79

Sözel (TÜR) bBAbCbCbCBCDBADdBAbB

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR) dCDaDCaADA

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) BCDADCbADB

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) AdACBBdCAa

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) AcBADBcaDBBDCbCdaaBb

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) CBBDCcDCDCbDdbcACCDd

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
VİRGÜL 1 1 0 100
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 1 0 100
KİŞİLEŞTİRME 1 1 0 100
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 1 0 100
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 0 1 0
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
METNİN KONUSU 1 1 0 100
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 1 2 33
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 2 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 2 0 100
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 2 1 67

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Kader İnancı 10 9 1 90

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 2 1 67
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 3 2 60
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 12 8 60

Matematik 20 12 8 60

Bilimsel Gösterim 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 2 1 67
Üslü Denklemler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 0 1 0
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 1 1 50
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 1 1 50
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 2 2 50
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 14 6 70

Fen 20 14 6 70

Mevsimlerin Oluşumu 9 5 4 56
İklim ve Hava Hareketleri 11 9 2 82



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEHRİBAN ALTIN 357 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
128,480 245,410 27 72 89 897 23978

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 30 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 4,39 3,83 7,55

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 2,01 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,97 4,94 6,35

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 1,48 1,93 3,10

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 3,68 3,87 4,37

Fen 20 8 12 4,00 20 8,21 7,26 10,04

Toplam: 90 26 64 4,67 5 25,73 24,02 34,79

Sözel (TÜR) AabBCcbbDadCBdBAcddb

Cevap Anh. A ADABCDCCDBACBCBADBBC

Sözel (TAR) bBaabcacba

Cevap Anh. A ABCBDBDADC

Sözel (DİN) abACCccaCB

Cevap Anh. A BDACCDADCB

Sözel (İNG) cdcbacbbad

Cevap Anh. A ABBCBAACCA

Sayısal (MAT) abdAaCACcdcacdcdbcca

Cevap Anh. A CDBACCACBCBDDBAADBBD

Sayısal (FEN) abCacbDAcCACbBbcdcdC

Cevap Anh. A BCCCDDDABCACDBCDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

DÜZYAZI BİLGİSİ 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 0 1 0
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
METNİN KONUSU 1 1 0 100
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 0 1 0
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 9 10

Tarih 10 1 9 10

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 1 2 33
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 0 3 0
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 0 2 0
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Kader İnancı 10 5 5 50

Sözel (İNG) 10 0 10 0

İngilizce 10 0 10 0

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 0 5 0
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 0 2 0
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 0 3 0

Sayısal (MAT) 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 1 3 25
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 0 3 0
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 1 0 100
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 1 1 50
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Üslü Denklemler 2 0 2 0
Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 0 1 0
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 0 1 0
Üslü Sayının Üssü 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

Mevsimlerin Oluşumu 9 3 6 33
İklim ve Hava Hareketleri 11 5 6 45



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYHMUS AYDIN 358 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
162,880 245,410 20 58 71 759 21203

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 30 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 4,39 3,83 7,55

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,01 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,97 4,94 6,35

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,48 1,93 3,10

Matematik 20 5 15 0,00 0 3,68 3,87 4,37

Fen 20 9 11 5,33 27 8,21 7,26 10,04

Toplam: 90 37 53 19,33 21 25,73 24,02 34,79

Sözel (TÜR) ddAcabCcdBCbBAcBacbc

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR) BabcDCBccb

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) BCDADCbADB

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) bcAdBBcadb

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) dBdAbBaabcabbdCcbdaC

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) CBabdADCDbcbaCBcCdbc

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 1 0 100
KİŞİLEŞTİRME 1 1 0 100
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 1 0 100
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 0 1 0
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 1 0 100
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
METNİN KONUSU 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 1 2 33
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 0 2 0
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 1 1 50
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 2 1 67

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Kader İnancı 10 9 1 90

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 0 3 0
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 1 4 20
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 1 2 33
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 0 1 0
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 0 2 0
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 2 2 50
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 9 11 45

Fen 20 9 11 45

Mevsimlerin Oluşumu 9 3 6 33
İklim ve Hava Hareketleri 11 6 5 55



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYHMUS DURAK 359 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
311,520 245,410 3 7 8 169 6685

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 30 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 4,39 3,83 7,55

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,01 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,97 4,94 6,35

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,48 1,93 3,10

Matematik 20 14 6 12,00 60 3,68 3,87 4,37

Fen 20 14 6 12,00 60 8,21 7,26 10,04

Toplam: 90 57 33 46,00 51 25,73 24,02 34,79

Sözel (TÜR) dBdaCbacCBCcBADBabCB

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR) BacaDddAac

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) BCDADCCADB

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) AdcCBadCAa

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) ABBADBDcDaBDCAadCCab

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) CcBDCcDCDCaDCCadCbDB

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
VİRGÜL 1 1 0 100
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 1 0 100
KİŞİLEŞTİRME 1 1 0 100
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 1 0 100
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 1 0 100
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
METNİN KONUSU 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 1 0 100
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 1 2 33
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 0 2 0
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 1 1 50
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 1 2 33

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Kader İnancı 10 10 0 100

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 2 1 67
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 3 2 60
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 14 6 70

Matematik 20 14 6 70

Bilimsel Gösterim 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 2 1 67
Üslü Denklemler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 1 1 50
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 2 2 50
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 14 6 70

Fen 20 14 6 70

Mevsimlerin Oluşumu 9 6 3 67
İklim ve Hava Hareketleri 11 8 3 73



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYHMUS KAHRAMAN 269 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
136,893 245,410 25 66 81 853 23339

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 30 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 4,39 3,83 7,55

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,01 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,97 4,94 6,35

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,48 1,93 3,10

Matematik 20 2 18 -4,00 -20 3,68 3,87 4,37

Fen 20 12 8 9,33 47 8,21 7,26 10,04

Toplam: 90 31 59 11,33 13 25,73 24,02 34,79

Sözel (TÜR) bBbcdbdDaBdcacadBbaB

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR) BdbcDdadbd

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) aCaAcCbADB

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) ABcaBdbacC

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) bcddccbDacdbacCdbadb

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) CaBcCdbCaCDDbCBACdDc

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 0 1 0
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 0 1 0
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
METNİN KONUSU 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 1 2 33
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 0 2 0
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 1 1 50
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 0 3 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Kader İnancı 10 6 4 60

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 2 1 67
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 2 3 40
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 2 18 10

Matematik 20 2 18 10

Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 0 3 0
Üslü Denklemler 2 0 2 0
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 0 1 0
Üslü Sayının Üssü 1 0 1 0
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 1 1 50
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 0 2 0
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 1 3 25
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 12 8 60

Fen 20 12 8 60

Mevsimlerin Oluşumu 9 6 3 67
İklim ve Hava Hareketleri 11 6 5 55



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYHMUŞÇAPAT 339 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
90,393 245,410 30 88 113 1016 26046

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 30 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 4,39 3,83 7,55

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 2,01 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 5,97 4,94 6,35

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,48 1,93 3,10

Matematik 20 5 15 0,00 0 3,68 3,87 4,37

Fen 20 4 16 -1,33 -7 8,21 7,26 10,04

Toplam: 90 22 67 -0,33 -0 25,73 24,02 34,79

Sözel (TÜR) cbbddbCbacAacdcbacBC

Cevap Anh. A ADABCDCCDBACBCBADBBC

Sözel (TAR) dddBadccad

Cevap Anh. A ABCBDBDADC

Sözel (DİN) cDbCdccDC 

Cevap Anh. A BDACCDADCB

Sözel (İNG) AadCdAcbCd

Cevap Anh. A ABBCBAACCA

Sayısal (MAT) abdcdCAdaCccbdAdbBcc

Cevap Anh. A CDBACCACBCBDDBAADBBD

Sayısal (FEN) dadbbccbBdbCDcdbdaaC

Cevap Anh. A BCCCDDDABCACDBCDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 16 20

Türkçe 20 4 16 20

DÜZYAZI BİLGİSİ 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
VİRGÜL 1 1 0 100
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 1 0 100
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 1 0
NESNEL YARGI 1 0 1 0
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
METNİN KONUSU 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 0 1 0
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 1 0 100
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 1 9 10

Tarih 10 1 9 10

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 0 3 0
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 1 2 33
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 0 2 0
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 4 5 40

Din K.ve A.B. 10 4 5 40

Kader İnancı 10 4 5 40

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 2 3 40
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 1 1 50
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 1 2 33

Sayısal (MAT) 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 1 3 25
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 0 3 0
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 1 0 100
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 1 1 50
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 0 1 0
Üslü Sayının Üssü 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

Mevsimlerin Oluşumu 9 1 8 11
İklim ve Hava Hareketleri 11 3 8 27



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYHMUZ ATAY 356 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
162,453 245,410 21 59 72 760 21238

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 30 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 4,39 3,83 7,55

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,01 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,97 4,94 6,35

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,48 1,93 3,10

Matematik 20 8 12 4,00 20 3,68 3,87 4,37

Fen 20 10 10 6,67 33 8,21 7,26 10,04

Toplam: 90 32 58 12,67 14 25,73 24,02 34,79

Sözel (TÜR) dcbaabaCcacCBbdbcccC

Cevap Anh. A ADABCDCCDBACBCBADBBC

Sözel (TAR) dBdcadcAbC

Cevap Anh. A ABCBDBDADC

Sözel (DİN) ccACCcADbc

Cevap Anh. A BDACCDADCB

Sözel (İNG) dacdacAaCb

Cevap Anh. A ABBCBAACCA

Sayısal (MAT) d*cAaaAaBbcbacAAaBBD

Cevap Anh. A CDBACCACBCBDDBAADBBD

Sayısal (FEN) BaaCaDbbcCbCbBbDCDaC

Cevap Anh. A BCCCDDDABCACDBCDCDBC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 16 20

Türkçe 20 4 16 20

DÜZYAZI BİLGİSİ 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 0 1 0
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
METNİN KONUSU 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 0 1 0
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 1 2 33
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 1 2 33
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 0 2 0
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Kader İnancı 10 5 5 50

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 0 5 0
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 0 2 0
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 2 1 67

Sayısal (MAT) 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40

İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 0 4 0
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 0 3 0
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 1 1 50
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Bilimsel Gösterim 1 1 0 100
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 10 10 50

Fen 20 10 10 50

Mevsimlerin Oluşumu 9 3 6 33
İklim ve Hava Hareketleri 11 7 4 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA KARABOĞA 360 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
223,437 245,410 13 38 43 503 14912

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 30 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 4,39 3,83 7,55

Tarih 10 2 6 0,00 0 2,01 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,97 4,94 6,35

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,48 1,93 3,10

Matematik 20 11 8 8,33 42 3,68 3,87 4,37

Fen 20 13 7 10,67 53 8,21 7,26 10,04

Toplam: 90 40 47 24,33 27 25,73 24,02 34,79

Sözel (TÜR) dBdbCCdabaCbcdaBcbda

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR) d c DddccA

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) BCDAcCbbDB

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) dcbCaacCba

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) AcB DBDaDBcDCAdAaaad

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) CBBDCdbdDbbDCCBdCCbB

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
VİRGÜL 1 1 0 100
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 1 0
NESNEL YARGI 1 1 0 100
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 0 1 0
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 1 0 100
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
METNİN KONUSU 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 6 20

Tarih 10 2 6 20

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 0 1 0
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 1 1 50
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 0 3 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Kader İnancı 10 7 3 70

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 0 3 0
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 2 3 40
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 11 8 55

Matematik 20 11 8 55

Bilimsel Gösterim 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 2 1 67
Üslü Denklemler 2 1 0 50
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 2 0 100
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 1 3 25
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 13 7 65

Fen 20 13 7 65

Mevsimlerin Oluşumu 9 6 3 67
İklim ve Hava Hareketleri 11 7 4 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SONGÜL EMEN 345 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
262,243 245,410 10 25 29 338 10922

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 30 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 4,39 3,83 7,55

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,01 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,97 4,94 6,35

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,48 1,93 3,10

Matematik 20 9 11 5,33 27 3,68 3,87 4,37

Fen 20 13 6 11,00 55 8,21 7,26 10,04

Toplam: 90 51 38 38,33 43 25,73 24,02 34,79

Sözel (TÜR) ABAaCbabaaCbBdDBBAbB

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR) BaccDCBdcA

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) cCDADCbADB

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) AdcCBadCAa

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) AcBbDcbaDBBDCbdAadab

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) CBBDCcDCDCbDC* ACdbd

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
VİRGÜL 1 1 0 100
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 1 0
NESNEL YARGI 1 1 0 100
KİŞİLEŞTİRME 1 1 0 100
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 1 0 100
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
METNİN KONUSU 1 1 0 100
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 1 2 33
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 1 1 50
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 2 1 67

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader İnancı 10 8 2 80

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 2 1 67
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 3 2 60
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 9 11 45

Matematik 20 9 11 45

Bilimsel Gösterim 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 2 1 67
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 0 1 0
Üslü Sayının Üssü 1 0 1 0
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 2 0 100
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 1 3 25
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 13 6 65

Fen 20 13 6 65

Mevsimlerin Oluşumu 9 5 4 56
İklim ve Hava Hareketleri 11 8 2 73



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞÜKRÜ ÇAĞRI 362 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
152,057 245,410 23 62 75 795 22129

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 30 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 4,39 3,83 7,55

Tarih 10 5 4 3,67 37 2,01 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,97 4,94 6,35

İngilizce 10 6 3 5,00 50 1,48 1,93 3,10

Matematik 20 5 15 0,00 0 3,68 3,87 4,37

Fen 20 8 12 4,00 20 8,21 7,26 10,04

Toplam: 90 37 51 20,00 22 25,73 24,02 34,79

Sözel (TÜR) Ac*BbcaabBdbBaBbcacb

Cevap Anh. A ADABCDCCDBACBCBADBBC

Sözel (TAR) ccC aBDADa

Cevap Anh. A ABCBDBDADC

Sözel (DİN) BDbCCDADCa

Cevap Anh. A BDACCDADCB

Sözel (İNG) ABBCcAAda 

Cevap Anh. A ABBCBAACCA

Sayısal (MAT) CDBdabAaadcbccAdaacb

Cevap Anh. A CDBACCACBCBDDBAADBBD

Sayısal (FEN) abCbDcccaCAbDBdabDBa

Cevap Anh. A BCCCDDDABCACDBCDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

DÜZYAZI BİLGİSİ 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 1 0 100
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 0 1 0
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
METNİN KONUSU 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 0 1 0
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 4 50

Tarih 10 5 4 50

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 1 2 33
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 1 1 33
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader İnancı 10 8 2 80

Sözel (İNG) 10 6 3 60

İngilizce 10 6 3 60

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 3 2 60
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 2 0 100
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 1 1 33

Sayısal (MAT) 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 1 3 25
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 2 1 67
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 1 1 50
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 0 1 0
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 0 1 0
Üslü Sayının Üssü 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

Mevsimlerin Oluşumu 9 2 7 22
İklim ve Hava Hareketleri 11 6 5 55



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SÜLEYMAN ORAL 353 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
282,467 245,410 6 18 20 263 9067

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 30 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 4,39 3,83 7,55

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,01 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,97 4,94 6,35

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,48 1,93 3,10

Matematik 20 10 10 6,67 33 3,68 3,87 4,37

Fen 20 13 7 10,67 53 8,21 7,26 10,04

Toplam: 90 54 36 42,00 47 25,73 24,02 34,79

Sözel (TÜR) dabdCDCbDBACBCBADBca

Cevap Anh. A ADABCDCCDBACBCBADBBC

Sözel (TAR) ABdBbcDcDa

Cevap Anh. A ABCBDBDADC

Sözel (DİN) BDAdCcADCB

Cevap Anh. A BDACCDADCB

Sözel (İNG) daBCdcACaA

Cevap Anh. A ABBCBAACCA

Sayısal (MAT) dDcdaCACabcDDBAccBBa

Cevap Anh. A CDBACCACBCBDDBAADBBD

Sayısal (FEN) BCadcbDcBCcCDBCDCDBb

Cevap Anh. A BCCCDDDABCACDBCDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

DÜZYAZI BİLGİSİ 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
VİRGÜL 1 1 0 100
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 1 0 100
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 1 0 100
ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 1 0 100
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
METNİN KONUSU 1 1 0 100
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 1 0 100
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 2 1 67
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 1 2 33
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader İnancı 10 8 2 80

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 3 2 60
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 0 2 0
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 2 1 67

Sayısal (MAT) 20 10 10 50

Matematik 20 10 10 50

İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 1 3 25
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 1 2 33
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 1 0 100
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 2 0 100
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Üslü Denklemler 2 2 0 100
Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 13 7 65

Fen 20 13 7 65

Mevsimlerin Oluşumu 9 4 5 44
İklim ve Hava Hareketleri 11 9 2 82



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SULTAN OĞUZ 347 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
306,353 245,410 4 10 11 190 7085

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 30 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 4,39 3,83 7,55

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,01 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,97 4,94 6,35

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,48 1,93 3,10

Matematik 20 11 7 8,67 43 3,68 3,87 4,37

Fen 20 15 5 13,33 67 8,21 7,26 10,04

Toplam: 90 57 31 46,67 52 25,73 24,02 34,79

Sözel (TÜR) AbABabdbcBACBCBdDBcC

Cevap Anh. A ADABCDCCDBACBCBADBBC

Sözel (TAR) dBCBDcDcDa

Cevap Anh. A ABCBDBDADC

Sözel (DİN) BDAbCcADCB

Cevap Anh. A BDACCDADCB

Sözel (İNG) AadCdcACaA

Cevap Anh. A ABBCBAACCA

Sayısal (MAT) dDcA  ACBbcbaBAAaBBD

Cevap Anh. A CDBACCACBCBDDBAADBBD

Sayısal (FEN) BCCCabaABCACDBbDCDBb

Cevap Anh. A BCCCDDDABCACDBCDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60

DÜZYAZI BİLGİSİ 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 1 0 100
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 1 0 100
ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 1 0 100
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
METNİN KONUSU 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 1 0 100
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 2 1 67
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 1 2 33
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 2 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader İnancı 10 8 2 80

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 3 2 60
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 0 2 0
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 2 1 67

Sayısal (MAT) 20 11 7 55

Matematik 20 11 7 55

İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 1 2 25
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 1 2 33
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 0 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 1 1 50
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Üslü Denklemler 2 2 0 100
Bilimsel Gösterim 1 1 0 100
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 15 5 75

Fen 20 15 5 75

Mevsimlerin Oluşumu 9 6 3 67
İklim ve Hava Hareketleri 11 9 2 82



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TÜLİN ÇİÇEK 363 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
167,773 245,410 19 57 68 731 20762

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 30 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 4,39 3,83 7,55

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,01 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,97 4,94 6,35

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,48 1,93 3,10

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 3,68 3,87 4,37

Fen 20 11 9 8,00 40 8,21 7,26 10,04

Toplam: 90 39 51 22,00 24 25,73 24,02 34,79

Sözel (TÜR) bcAadbbbaBbbBdDdBcdB

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR) BaDaDCBdcA

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) BCcADdCADB

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) AddbBaAdAd

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) AcabacbaDdBDdbdcadda

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) CBBDCcDbDCbcCbcACbbd

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 1 0 100
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 0 1 0
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
METNİN KONUSU 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 1 2 33
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 2 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 1 1 50
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 2 1 67

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader İnancı 10 8 2 80

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 2 1 67
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 2 3 40
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

Bilimsel Gösterim 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 1 2 33
Üslü Denklemler 2 0 2 0
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 0 1 0
Üslü Sayının Üssü 1 0 1 0
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 1 1 50
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 0 4 0
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 11 9 55

Fen 20 11 9 55

Mevsimlerin Oluşumu 9 4 5 44
İklim ve Hava Hareketleri 11 7 4 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TÜRKİYE ÇELİK 365 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
245,450 245,410 11 29 33 407 12587

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 30 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 10 5,67 28 4,39 3,83 7,55

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,01 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,97 4,94 6,35

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,48 1,93 3,10

Matematik 20 9 11 5,33 27 3,68 3,87 4,37

Fen 20 13 7 10,67 53 8,21 7,26 10,04

Toplam: 90 48 41 34,33 38 25,73 24,02 34,79

Sözel (TÜR) AaAcCbCbcabCc BbDBcC

Cevap Anh. A ADABCDCCDBACBCBADBBC

Sözel (TAR) dBCBDdDAad

Cevap Anh. A ABCBDBDADC

Sözel (DİN) BDAbCcADCB

Cevap Anh. A BDACCDADCB

Sözel (İNG) AcdbcbAdaA

Cevap Anh. A ABBCBAACCA

Sayısal (MAT) dDcAaadCBbcbaBdAaBBD

Cevap Anh. A CDBACCACBCBDDBAADBBD

Sayısal (FEN) dCbCDbaAaCdCDBbDCDBC

Cevap Anh. A BCCCDDDABCACDBCDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 10 45

Türkçe 20 9 10 45

DÜZYAZI BİLGİSİ 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
VİRGÜL 1 1 0 100
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 1 0
NESNEL YARGI 1 0 0 0
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
METNİN KONUSU 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 1 0 100
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 2 1 67
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 1 2 33
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader İnancı 10 8 2 80

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 1 4 20
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 0 2 0
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 2 1 67

Sayısal (MAT) 20 9 11 45

Matematik 20 9 11 45

İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 1 3 25
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 1 2 33
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 0 2 0
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Bilimsel Gösterim 1 1 0 100
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 13 7 65

Fen 20 13 7 65

Mevsimlerin Oluşumu 9 4 5 44
İklim ve Hava Hareketleri 11 9 2 82



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BULUT 463 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
140,493 245,410 24 64 78 834 23040

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 30 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 4,39 3,83 7,55

Tarih 10 0 10 -3,33 -33 2,01 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 0 10 -3,33 -33 5,97 4,94 6,35

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,48 1,93 3,10

Matematik 20 7 13 2,67 13 3,68 3,87 4,37

Fen 20 5 15 0,00 0 8,21 7,26 10,04

Toplam: 90 25 65 3,33 4 25,73 24,02 34,79

Sözel (TÜR) caADCdCb*BaDdbDBcACa

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR) ddacabacab

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) daabbabdaa

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) daACdadaAb

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) cdBAccbcbBBcCc*bC*cC

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) CacaCcaCcdbaaadAaaDc

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 1 0 100
VİRGÜL 1 1 0 100
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
NESNEL YARGI 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 1 0 100
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
METNİN KONUSU 1 1 0 100
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 1 0 100
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 0 10 0

Tarih 10 0 10 0

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 0 3 0
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 0 2 0
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 0 2 0
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 0 3 0

Sözel (DİN) 10 0 10 0

Din K.ve A.B. 10 0 10 0

Kader İnancı 10 0 10 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 1 2 33
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 1 4 20
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 7 13 35

Matematik 20 7 13 35

Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 1 2 33
Üslü Denklemler 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 0 1 0
Üslü Sayının Üssü 1 0 1 0
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 0 2 0
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 2 2 50
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

Mevsimlerin Oluşumu 9 3 6 33
İklim ve Hava Hareketleri 11 2 9 18



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ÖZMEN 373 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
239,760 245,410 12 31 35 432 13176

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 30 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 4,39 3,83 7,55

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,01 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,97 4,94 6,35

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,48 1,93 3,10

Matematik 20 10 10 6,67 33 3,68 3,87 4,37

Fen 20 12 8 9,33 47 8,21 7,26 10,04

Toplam: 90 47 43 32,67 36 25,73 24,02 34,79

Sözel (TÜR) bBccCbaDCcCbBcaBcdaB

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR) caacDCBccb

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) abDADCCADB

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) AaAbBBdCcC

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) AaBbDcbaDBBDCAdcaCdd

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) aBBDCcDaDCDaCbdACbDc

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
VİRGÜL 1 1 0 100
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 1 0
NESNEL YARGI 1 1 0 100
KİŞİLEŞTİRME 1 1 0 100
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 0 1 0
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 1 0 100
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
METNİN KONUSU 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 0 3 0
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 0 2 0
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 1 1 50
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 2 1 67

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader İnancı 10 8 2 80

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 2 1 67
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 2 3 40
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 10 10 50

Matematik 20 10 10 50

Bilimsel Gösterim 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 2 1 67
Üslü Denklemler 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 0 1 0
Üslü Sayının Üssü 1 0 1 0
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 1 1 50
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 2 2 50
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 12 8 60

Fen 20 12 8 60

Mevsimlerin Oluşumu 9 5 4 56
İklim ve Hava Hareketleri 11 7 4 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZELAL KAHRAMAN 284 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
110,647 245,410 28 77 98 956 25089

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 30 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 4,39 3,83 7,55

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,01 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 5,97 4,94 6,35

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,48 1,93 3,10

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 3,68 3,87 4,37

Fen 20 8 12 4,00 20 8,21 7,26 10,04

Toplam: 90 26 63 5,00 6 25,73 24,02 34,79

Sözel (TÜR) AdbDbaCbdadDabaBcbdd

Cevap Anh. B ABADCCCDCBCDBADBBACB

Sözel (TAR) BaccDbddab

Cevap Anh. B BCDBDCBADA

Sözel (DİN) BCDAbd AbB

Cevap Anh. B BCDADCCADB

Sözel (İNG) dadbcadbAC

Cevap Anh. B ABACBBACAC

Sayısal (MAT) dccdaccbadcaCdaACbcd

Cevap Anh. B ABBADBDDDBBDCACACCBC

Sayısal (FEN) baBbCAcdcbbcaCcACCDc

Cevap Anh. B CBBDCADCDCDDCCBACCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
DÜZYAZI BİLGİSİ 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 1 0 100
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 1 0
NESNEL YARGI 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 0 1 0
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 0 1 0
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 1 0 100
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
METNİN KONUSU 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 1 2 33
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 0 2 0
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 1 1 50
AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 0 3 0

Sözel (DİN) 10 6 3 60

Din K.ve A.B. 10 6 3 60

Kader İnancı 10 6 3 60

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 2 1 67
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 0 5 0
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 3 17 15

Matematik 20 3 17 15

Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 0 3 0
Üslü Denklemler 2 0 2 0
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 0 1 0
Üslü Sayının Üssü 1 0 1 0
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 1 1 50
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 0 1 0
İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 1 3 25
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

Mevsimlerin Oluşumu 9 3 6 33
İklim ve Hava Hareketleri 11 5 6 45



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DAĞ 6 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
109,797 245,410 29 78 99 960 25142

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 30 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 13 1,67 8 4,39 3,83 7,55

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,01 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 5,97 4,94 6,35

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,48 1,93 3,10

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 3,68 3,87 4,37

Fen 20 7 13 2,67 13 8,21 7,26 10,04

Toplam: 90 25 64 3,67 4 25,73 24,02 34,79

Sözel (TÜR) Acc ababbaAdcCdADBcd

Cevap Anh. A ADABCDCCDBACBCBADBBC

Sözel (TAR) bdaBcdacDa

Cevap Anh. A ABCBDBDADC

Sözel (DİN) BcAadbcDad

Cevap Anh. A BDACCDADCB

Sözel (İNG) cddbaAAdCA

Cevap Anh. A ABBCBAACCA

Sayısal (MAT) dbddbadCaaabcBAdcadc

Cevap Anh. A CDBACCACBCBDDBAADBBD

Sayısal (FEN) cadCabcdBCdaDaCDbbBb

Cevap Anh. A BCCCDDDABCACDBCDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 13 30

Türkçe 20 6 13 30

DÜZYAZI BİLGİSİ 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 0 1 0
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
VİRGÜL 1 0 1 0
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 0 1 0
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 1 0 100
ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 1 0
NESNEL YARGI 1 1 0 100
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
METNİN KONUSU 1 1 0 100
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 1 0 100
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 0 3 0
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 1 2 33
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Kader İnancı 10 3 7 30

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 0 5 0
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 1 1 50
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 3 0 100

Sayısal (MAT) 20 3 17 15

Matematik 20 3 17 15

İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 1 3 25
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 0 3 0
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 0 2 0
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 0 2 0
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Üslü Denklemler 2 2 0 100
Bilimsel Gösterim 1 0 1 0
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 0 1 0
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 0 1 0
Üslü Sayının Üssü 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

Mevsimlerin Oluşumu 9 2 7 22
İklim ve Hava Hareketleri 11 5 6 45



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1. DENEME SINAVI 2018-2019

MARDİN / KIZILTEPE / Anafartalar Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN ALAN 375 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
380,813 245,410 1 1 1 59 2406

Puanı Hesaplanan: 90 116 1060 26662

Katılımlar: 30 90 116 1061 26696

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 4,39 3,83 7,55

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,01 2,19 3,87

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,97 4,94 6,35

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,48 1,93 3,10

Matematik 20 15 5 13,33 67 3,68 3,87 4,37

Fen 20 17 3 16,00 80 8,21 7,26 10,04

Toplam: 90 68 22 60,67 67 25,73 24,02 34,79

Sözel (TÜR) cDABCDCbcBACcCBADBBC

Cevap Anh. A ADABCDCCDBACBCBADBBC

Sözel (TAR) dBCBcccADa

Cevap Anh. A ABCBDBDADC

Sözel (DİN) BDACCDADCB

Cevap Anh. A BDACCDADCB

Sözel (İNG) daBCdcACaA

Cevap Anh. A ABBCBAACCA

Sayısal (MAT) dDBACaACBbcDDBAAaBBD

Cevap Anh. A CDBACCACBCBDDBAADBBD

Sayısal (FEN) BCCCaDDAaCcCDBCDCDBC

Cevap Anh. A BCCCDDDABCACDBCDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

DÜZYAZI BİLGİSİ 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 1 0 100
PARÇANIN ANLAM YÖNÜ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
VİRGÜL 1 1 0 100
ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
KİŞİLEŞTİRME 1 1 0 100
GERÇEK-MECAZ ANLAM 1 1 0 100
ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 1 0
NESNEL YARGI 1 1 0 100
AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
METNİN KONUSU 1 1 0 100
BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM 1 1 0 100
PARÇANIN TAMAMLANMASI 1 1 0 100
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 1 0 100
METNİN ANA DÜŞÜNCESİ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 3 2 1 67
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 3 1 2 33
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Kader İnancı 10 10 0 100

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 5 3 2 60
TEEN LIFE (diyalog sorusu ) 2 0 2 0
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 3 2 1 67

Sayısal (MAT) 20 15 5 75

Matematik 20 15 5 75

İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK) 4 2 2 50
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB) 3 2 1 67
İki Doğal Sayının Aralarında Asal Olması 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Negatif Kuvvet 1 0 1 0
Pozitif Tam Sayıların Üslü Biçimde Gösterimi 2 2 0 100
Üslü Sayılarla Bölme İşlemi 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Üslü Denklemler 2 2 0 100
Bilimsel Gösterim 1 1 0 100
Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi 1 1 0 100
Ondalık Gösterimleri 10'Un Kuvveti İle Çözümleme 1 1 0 100
Üslü Sayının Üssü 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 17 3 85

Fen 20 17 3 85

Mevsimlerin Oluşumu 9 7 2 78
İklim ve Hava Hareketleri 11 10 1 91
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